
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ AROMAT TYT 1 20 20 371 46209

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,5810,07 21,06 2,53 1,72 2,10 2,01 1,53 1,62 2,62 1,12 2,34 2,73 1,44 2,37 0,01 0,01 0,00 9,58 3,25 8,77 1,40 0,53 1,26 1,56 1,52 1,18 2,05 0,88 1,83 1,71 0,79 1,52 49,7822,86 44,05 267,510

Okul Ortalaması 8,25 8,20 6,20 0,80 1,50 0,42 0,35 0,95 0,11 0,80 0,80 0,60 1,50 0,95 1,26 0,00 0,00 0,00 0,95 0,75 0,76 0,00 0,00 0,00 0,05 0,55 -0,09 0,00 0,10 -0,02 0,00 0,00 0,00 12,7013,80 9,24 169,120

KATILIMLAR

1 147 KEMAL KIR 12E 20 17 15,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 26 22 20,50 201,863 36986

2 119 SALİH ALARÇİN 12E 14 9 11,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 24 16 20,00 200,863 37148

3 231 DOĞUKAN BAYIR 12E 12 6 10,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 20 9 17,75 194,240 38124

4 160 ARDA SELİM YAMAK 12E 11 5 9,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 18 11 15,25 186,788 39093

5 130 NECMİHAN HIDIROĞLU 12E 10 7 8,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 17 15 13,25 180,933 39773

6 181 MERT ARDA YÜRÜMEZ 12A 9 5 7,75 1 0 1,00 3 2 2,50 13 7 11,25 174,968 40506

7 226 M K AKKAYA 12B 9 7 7,25 1 0 1,00 3 1 2,75 13 8 11,00 174,278 40586

8 201 İSA GÜNEŞ 12E 9 7 7,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 14 13 10,75 173,523 40674

9 164 BARIŞ ŞAH N 12D 7 17 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 15 20 10,00 171,843 40851

10 184 FURKAN KARA 12E 9 9 6,75 1 1 0,75 2 1 1,75 12 11 9,25 169,058 41135

11 95 V*LKAN GÜNDÜZ 12C 13 15 9,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 16 28 9,00 167,968 41254

12 196 KAAN BEKTAŞ 12E 7 4 6,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 9 11 6,25 160,095 42122

13 156 MEHMET KANBO 12E 7 8 5,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 10 16 6,00 159,470 42190

14 173 RAMAZAN CAN KILIÇ 12E 5 9 2,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 9 15 5,25 157,448 42392

15 259 KERİM CAN ŞAHİN 12A 5 4 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 7 7 5,25 157,355 42401

16 92 İKRAM CAN GENÇKAYA 12E 6 7 4,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 9 15 5,25 157,303 42405

17 159 BAYRAM BAL 12A 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 6 4 5,00 156,905 42459

18 148 KAZIM İLKER YILMAZ 12A 3 3 2,25 3 3 2,25 148,503 43398

19 243 ŞÜKRÜK ARA 12C 4 11 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 6 20 1,00 144,838 43831

20 151 YASİN KERTMEN 12A 3 12 0,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 7 25 0,75 144,255 43868

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ AROMAT TYT 1 20 20 371 46209

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,5810,07 21,06 2,53 1,72 2,10 2,01 1,53 1,62 2,62 1,12 2,34 2,73 1,44 2,37 0,01 0,01 0,00 9,58 3,25 8,77 1,40 0,53 1,26 1,56 1,52 1,18 2,05 0,88 1,83 1,71 0,79 1,52 49,7822,86 44,05 267,510

Okul Ortalaması 8,25 8,20 6,20 0,80 1,50 0,42 0,35 0,95 0,11 0,80 0,80 0,60 1,50 0,95 1,26 0,00 0,00 0,00 0,95 0,75 0,76 0,00 0,00 0,00 0,05 0,55 -0,09 0,00 0,10 -0,02 0,00 0,00 0,00 12,7013,80 9,24 169,120

KATILIMLAR
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ AROMAT TYT 1 20 20 371 46209

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,5810,07 21,06 2,53 1,72 2,10 2,01 1,53 1,62 2,62 1,12 2,34 2,73 1,44 2,37 0,01 0,01 0,00 9,58 3,25 8,77 1,40 0,53 1,26 1,56 1,52 1,18 2,05 0,88 1,83 1,71 0,79 1,52 49,7822,86 44,05 267,510

Okul Ortalaması 8,25 8,20 6,20 0,80 1,50 0,42 0,35 0,95 0,11 0,80 0,80 0,60 1,50 0,95 1,26 0,00 0,00 0,00 0,95 0,75 0,76 0,00 0,00 0,00 0,05 0,55 -0,09 0,00 0,10 -0,02 0,00 0,00 0,00 12,7013,80 9,24 169,120

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 181 MERT ARDA YÜRÜMEZ 12A 9 5 7,75 1 0 1,00 3 2 2,50 13 7 11,25 174,968 40506

2 259 KERİM CAN ŞAHİN 12A 5 4 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 7 7 5,25 157,355 42401

3 159 BAYRAM BAL 12A 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 6 4 5,00 156,905 42459

4 148 KAZIM İLKER YILMAZ 12A 3 3 2,25 3 3 2,25 148,503 43398

5 151 YASİN KERTMEN 12A 3 12 0,00 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 7 25 0,75 144,255 43868

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ AROMAT TYT 1 20 20 371 46209

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,5810,07 21,06 2,53 1,72 2,10 2,01 1,53 1,62 2,62 1,12 2,34 2,73 1,44 2,37 0,01 0,01 0,00 9,58 3,25 8,77 1,40 0,53 1,26 1,56 1,52 1,18 2,05 0,88 1,83 1,71 0,79 1,52 49,7822,86 44,05 267,510

Okul Ortalaması 8,25 8,20 6,20 0,80 1,50 0,42 0,35 0,95 0,11 0,80 0,80 0,60 1,50 0,95 1,26 0,00 0,00 0,00 0,95 0,75 0,76 0,00 0,00 0,00 0,05 0,55 -0,09 0,00 0,10 -0,02 0,00 0,00 0,00 12,7013,80 9,24 169,120

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 226 M K AKKAYA 12B 9 7 7,25 1 0 1,00 3 1 2,75 13 8 11,00 174,278 40586

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ AROMAT TYT 1 20 20 371 46209

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,5810,07 21,06 2,53 1,72 2,10 2,01 1,53 1,62 2,62 1,12 2,34 2,73 1,44 2,37 0,01 0,01 0,00 9,58 3,25 8,77 1,40 0,53 1,26 1,56 1,52 1,18 2,05 0,88 1,83 1,71 0,79 1,52 49,7822,86 44,05 267,510

Okul Ortalaması 8,25 8,20 6,20 0,80 1,50 0,42 0,35 0,95 0,11 0,80 0,80 0,60 1,50 0,95 1,26 0,00 0,00 0,00 0,95 0,75 0,76 0,00 0,00 0,00 0,05 0,55 -0,09 0,00 0,10 -0,02 0,00 0,00 0,00 12,7013,80 9,24 169,120

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 95 V*LKAN GÜNDÜZ 12C 13 15 9,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 16 28 9,00 167,968 41254

2 243 ŞÜKRÜK ARA 12C 4 11 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 6 20 1,00 144,838 43831

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ AROMAT TYT 1 20 20 371 46209

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,5810,07 21,06 2,53 1,72 2,10 2,01 1,53 1,62 2,62 1,12 2,34 2,73 1,44 2,37 0,01 0,01 0,00 9,58 3,25 8,77 1,40 0,53 1,26 1,56 1,52 1,18 2,05 0,88 1,83 1,71 0,79 1,52 49,7822,86 44,05 267,510

Okul Ortalaması 8,25 8,20 6,20 0,80 1,50 0,42 0,35 0,95 0,11 0,80 0,80 0,60 1,50 0,95 1,26 0,00 0,00 0,00 0,95 0,75 0,76 0,00 0,00 0,00 0,05 0,55 -0,09 0,00 0,10 -0,02 0,00 0,00 0,00 12,7013,80 9,24 169,120

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 164 BARIŞ ŞAH N 12D 7 17 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 15 20 10,00 171,843 40851

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ AROMAT TYT 1 20 20 371 46209

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,5810,07 21,06 2,53 1,72 2,10 2,01 1,53 1,62 2,62 1,12 2,34 2,73 1,44 2,37 0,01 0,01 0,00 9,58 3,25 8,77 1,40 0,53 1,26 1,56 1,52 1,18 2,05 0,88 1,83 1,71 0,79 1,52 49,7822,86 44,05 267,510

Okul Ortalaması 8,25 8,20 6,20 0,80 1,50 0,42 0,35 0,95 0,11 0,80 0,80 0,60 1,50 0,95 1,26 0,00 0,00 0,00 0,95 0,75 0,76 0,00 0,00 0,00 0,05 0,55 -0,09 0,00 0,10 -0,02 0,00 0,00 0,00 12,7013,80 9,24 169,120

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 147 KEMAL KIR 12E 20 17 15,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 26 22 20,50 201,863 36986

2 119 SALİH ALARÇİN 12E 14 9 11,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 24 16 20,00 200,863 37148

3 231 DOĞUKAN BAYIR 12E 12 6 10,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 20 9 17,75 194,240 38124

4 160 ARDA SELİM YAMAK 12E 11 5 9,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 18 11 15,25 186,788 39093

5 130 NECMİHAN HIDIROĞLU 12E 10 7 8,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 17 15 13,25 180,933 39773

6 201 İSA GÜNEŞ 12E 9 7 7,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 14 13 10,75 173,523 40674

7 184 FURKAN KARA 12E 9 9 6,75 1 1 0,75 2 1 1,75 12 11 9,25 169,058 41135

8 196 KAAN BEKTAŞ 12E 7 4 6,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 9 11 6,25 160,095 42122

9 156 MEHMET KANBO 12E 7 8 5,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 10 16 6,00 159,470 42190

10 173 RAMAZAN CAN KILIÇ 12E 5 9 2,75 4 1 3,75 0 5 -1,25 9 15 5,25 157,448 42392

11 92 İKRAM CAN GENÇKAYA 12E 6 7 4,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 9 15 5,25 157,303 42405

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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AROMAT TYT 1

156,905 91,88
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  159
BAYRAM BAL 120 6 4 110 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(42459.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 17 17 363 42459 % 91,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 2 36 1,50 % 4
Cevap Anahtarı A ABBADBCBADDEABCADACBEDACAAEBDECAEDBEECDE

Cevaplarınız e eAD                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 2 17 0,50 % 3
Cevap Anahtarı A ECEBBDBEACDBACEDAECCBDACD

Cevaplarınız           aBe            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8
Cevap Anahtarı A BCEBDBADAEEBDCCADADEDDCABEDDEBDBACCECCBA

Cevaplarınız     D          A     D                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A BCAEABDADEABCADCBEBC

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 3 0 13
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

148,503 93,92
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  148
KAZIM İLKER YILMAZ 120 3 3 114 2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(43398.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 18 18 364 43398 % 93,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 3 34 2,25 % 6
Cevap Anahtarı B ABBACBDBDADEBACADCABDEACAADBEECEADBEDEEC

Cevaplarınız   eA de   D  A                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CEEBBBDECADBCAEDEACCCDABD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CBEDBABDEAEBCDCDADADDEECABDDBEBDACECCCAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CBAEBADADCABEACDBCBE

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 6 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

157,355 91,76
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  259
KERİM CAN ŞAHİN 120 7 7 106 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(42401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 15 15 360 42401 % 91,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 4 31 4,00 % 10
Cevap Anahtarı A ABBADBCBADDEABCADACBEDACAAEBDECAEDBEECDE

Cevaplarınız A BAbd        Ccb      C                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5
Cevap Anahtarı A ECEBBDBEACDBACEDAECCBDACD

Cevaplarınız                    C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0
Cevap Anahtarı A BCEBDBADAEEBDCCADADEDDCABEDDEBDBACCECCBA

Cevaplarınız     c                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3
Cevap Anahtarı A BCAEABDADEABCADCBEBC

Cevaplarınız    d B e            

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 1 2 17
PARAGRAF YORUMU 19 1 0 5
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

174,968 87,66
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  181
MERT ARDA YÜRÜMEZ 120 13 7 100 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(40506.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 6 338 40506 % 87,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 5 26 7,75 % 19
Cevap Anahtarı B ABBACBDBDADEBACADCABDEACAADBEECEADBEDEEC

Cevaplarınız A BA  D   D  AbA  e   AdA     a    c    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5
Cevap Anahtarı B CEEBBBDECADBCAEDEACCCDABD

Cevaplarınız                   C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6
Cevap Anahtarı B CBEDBABDEAEBCDCDADADDEECABDDBEBDACECCCAB

Cevaplarınız d  c   D    CD                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CBAEBADADCABEACDBCBE

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 6 1 2 17
PARAGRAF YORUMU 19 2 3 11
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 2 2 9
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

144,255 94,93
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  151
YASİN KERTMEN 120 7 25 88 0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(43868.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 20 20 368 43868 % 94,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 5 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 12 25 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B ABBACBDBDADEBACADCABDEACAADBEECEADBEDEEC

Cevaplarınız ecaACdeecA cd adb                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 10 7 0,50 % 3
Cevap Anahtarı B CEEBBBDECADBCAEDEACCCDABD

Cevaplarınız bcad B aCb d b a d C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1
Cevap Anahtarı B CBEDBABDEAEBCDCDADADDEECABDDBEBDACECCCAB

Cevaplarınız Cdb                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0
Cevap Anahtarı B CBAEBADADCABEACDBCBE

Cevaplarınız    c                

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
DİN VE İSLAM 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 2 4
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

174,278 87,83
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12B  -  226
M K AKKAYA 120 13 8 99 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(40586.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 7 339 40586 % 87,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 7 24 7,25 % 18
Cevap Anahtarı A ABBADBCBADDEABCADACBEDACAAEBDECAEDBEECDE

Cevaplarınız bBBAbd Be a dBCADeC                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5
Cevap Anahtarı A ECEBBDBEACDBACEDAECCBDACD

Cevaplarınız                   C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7
Cevap Anahtarı A BCEBDBADAEEBDCCADADEDDCABEDDEBDBACCECCBA

Cevaplarınız     c  D    DC                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A BCAEABDADEABCADCBEBC

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 2 1 9
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

144,838 94,85
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12C  -  243
ŞÜKRÜK ARA 120 6 20 94 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(43831.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 19 367 43831 % 94,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 11 25 1,25 % 3
Cevap Anahtarı A ABBADBCBADDEABCADACBEDACAAEBDECAEDBEECDE

Cevaplarınız A ac   BAb c     e ac  a    b   b     bE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 6 12 0,50 % 3
Cevap Anahtarı A ECEBBDBEACDBACEDAECCBDACD

Cevaplarınız  C aaea  b    a   C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0
Cevap Anahtarı A BCEBDBADAEEBDCCADADEDDCABEDDEBDBACCECCBA

Cevaplarınız     b                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0
Cevap Anahtarı A BCAEABDADEABCADCBEBC

Cevaplarınız c d                 

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 19 1 4 5
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

167,968 89,28
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12C  -  95
V*LKAN GÜNDÜZ 120 16 28 76 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(41254.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 11 11 351 41254 % 89,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 15 12 9,25 % 23
Cevap Anahtarı B ABBACBDBDADEBACADCABDEACAADBEECEADBEDEEC

Cevaplarınız ABee BbB  eb ACbDCA  aAdAc  Ecbd c aDd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 10 7 0,50 % 3
Cevap Anahtarı B CEEBBBDECADBCAEDEACCCDABD

Cevaplarınız acEac a a b   a EAbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0
Cevap Anahtarı B CBEDBABDEAEBCDCDADADDEECABDDBEBDACECCCAB

Cevaplarınız e                      b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0
Cevap Anahtarı B CBAEBADADCABEACDBCBE

Cevaplarınız        e            

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67
PARAGRAF YORUMU 19 4 9 21
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 2 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

171,843 88,40
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  164
BARIŞ ŞAH N 120 15 20 85 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(40851.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 9 9 344 40851 % 88,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 17 16 2,75 % 7
Cevap Anahtarı B ABBACBDBDADEBACADCABDEACAADBEECEADBEDEEC

Cevaplarınız beBcC c      daee b   ACeA e c aAb  bEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36
Cevap Anahtarı B CEEBBBDECADBCAEDEACCCDABD

Cevaplarınız bEE    dCe     DEACC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CBEDBABDEAEBCDCDADADDEECABDDBEBDACECCCAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CBAEBADADCABEACDBCBE

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 19 5 8 26
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 2 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

186,788 84,60
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  160
ARDA SELİM YAMAK 120 18 11 91 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(39093.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 4 4 327 39093 % 84,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 5 24 9,75 % 24
Cevap Anahtarı B ABBACBDBDADEBACADCABDEACAADBEECEADBEDEEC

Cevaplarınız ABBACBDBDbe  d  eCAe                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29
Cevap Anahtarı B CEEBBBDECADBCAEDEACCCDABD

Cevaplarınız CEba      DBbA DEbb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0
Cevap Anahtarı B CBEDBABDEAEBCDCDADADDEECABDDBEBDACECCCAB

Cevaplarınız d                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CBAEBADADCABEACDBCBE

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 2 2 33
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

194,240 82,50
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  231
DOĞUKAN BAYIR 120 20 9 91 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(38124.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 3 3 322 38124 % 82,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 6 22 10,50 % 26
Cevap Anahtarı B ABBACBDBDADEBACADCABDEACAADBEECEADBEDEEC

Cevaplarınız ABBACBDBe c edCAeCAe                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 3 9 7,25 % 36
Cevap Anahtarı B CEEBBBDECADBCAEDEACCCDABD

Cevaplarınız         e DBbAEDEAbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CBEDBABDEAEBCDCDADADDEECABDDBEBDACECCCAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CBAEBADADCABEACDBCBE

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 1 1 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

169,058 89,02
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  184
FURKAN KARA 120 12 11 97 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(41135.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 10 10 348 41135 % 89,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 9 22 6,75 % 17
Cevap Anahtarı B ABBACBDBDADEBACADCABDEACAADBEECEADBEDEEC

Cevaplarınız ABceeBaBDAea ACAced                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 1 18 0,75 % 4
Cevap Anahtarı B CEEBBBDECADBCAEDEACCCDABD

Cevaplarınız  cE                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4
Cevap Anahtarı B CBEDBABDEAEBCDCDADADDEECABDDBEBDACECCCAB

Cevaplarınız C Ea                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CBAEBADADCABEACDBCBE

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 6 2 3 33
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 2 1 9
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

157,303 91,77
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  92
İKRAM CAN GENÇKAYA 120 9 15 96 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(42405.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 16 16 361 42405 % 91,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 7 27 4,25 % 11
Cevap Anahtarı A ABBADBCBADDEABCADACBEDACAAEBDECAEDBEECDE

Cevaplarınız A      aA   da           A e      BdEbaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5
Cevap Anahtarı A ECEBBDBEACDBACEDAECCBDACD

Cevaplarınız E d c d c    a DbadC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A BCEBDBADAEEBDCCADADEDDCABEDDEBDBACCECCBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A BCAEABDADEABCADCBEBC

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 19 4 4 21
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

173,523 88,02
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  201
İSA GÜNEŞ 120 14 13 93 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(40674.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 8 8 341 40674 % 88,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 7 24 7,25 % 18
Cevap Anahtarı B ABBACBDBDADEBACADCABDEACAADBEECEADBEDEEC

Cevaplarınız ABB eBbB    adC  aA     AAce            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18
Cevap Anahtarı B CEEBBBDECADBCAEDEACCCDABD

Cevaplarınız CcEac   e      DEbdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CBEDBABDEAEBCDCDADADDEECABDDBEBDACECCCAB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CBAEBADADCABEACDBCBE

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 2 1 33
PARAGRAF YORUMU 19 2 1 11
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

160,095 91,16
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  196
KAAN BEKTAŞ 120 9 11 100 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(42122.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 12 12 357 42122 % 91,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 4 29 6,00 % 15
Cevap Anahtarı B ABBACBDBDADEBACADCABDEACAADBEECEADBEDEEC

Cevaplarınız ABeAeBe      ACAc                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 6 13 -0,50 % 0
Cevap Anahtarı B CEEBBBDECADBCAEDEACCCDABD

Cevaplarınız Cbd  a    a e  e         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2
Cevap Anahtarı B CBEDBABDEAEBCDCDADADDEECABDDBEBDACECCCAB

Cevaplarınız    D   c                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CBAEBADADCABEACDBCBE

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 6 2 1 33
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
DİN VE İSLAM 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 1 4
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

201,863 80,04
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  147
KEMAL KIR 120 26 22 72 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(36986.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 316 36986 % 80,04

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 17 3 15,75 % 39
Cevap Anahtarı A ABBADBCBADDEABCADACBEDACAAEBDECAEDBEECDE

Cevaplarınız eceeDaCa  cbAeCbeeCBEDACAAaBaaaA DBEECcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24
Cevap Anahtarı A ECEBBDBEACDBACEDAECCBDACD

Cevaplarınız E   cD   d BAbdD Ed      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A BCEBDBADAEEBDCCADADEDDCABEDDEBDBACCECCBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0
Cevap Anahtarı A BCAEABDADEABCADCBEBC

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
PARAGRAF YORUMU 19 14 4 74
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 0 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

159,470 91,30
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  156
MEHMET KANBO 120 10 16 94 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(42190.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 13 13 358 42190 % 91,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 8 25 5,00 % 13
Cevap Anahtarı B ABBACBDBDADEBACADCABDEACAADBEECEADBEDEEC

Cevaplarınız AcBACeDaedec d  D                    E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 7 11 0,25 % 1
Cevap Anahtarı B CEEBBBDECADBCAEDEACCCDABD

Cevaplarınız dcdc Baae         C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2
Cevap Anahtarı B CBEDBABDEAEBCDCDADADDEECABDDBEBDACECCCAB

Cevaplarınız         b            E                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CBAEBADADCABEACDBCBE

Cevaplarınız

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 1 0 17
PARAGRAF YORUMU 19 1 0 5
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 1 0 50
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 1 4
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

180,933 86,07
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  130
NECMİHAN HIDIROĞLU 120 17 15 88 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(39773.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 5 5 334 39773 % 86,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 7 23 8,25 % 21
Cevap Anahtarı B ABBACBDBDADEBACADCABDEACAADBEECEADBEDEEC

Cevaplarınız ABBeC c      ACAb eB    AA e a d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28
Cevap Anahtarı B CEEBBBDECADBCAEDEACCCDABD

Cevaplarınız CEba      DBbA DEbbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0
Cevap Anahtarı B CBEDBABDEAEBCDCDADADDEECABDDBEBDACECCCAB

Cevaplarınız d                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0
Cevap Anahtarı B CBAEBADADCABEACDBCBE

Cevaplarınız    d                

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50
PARAGRAF YORUMU 19 2 3 11
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 2 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 0 1 0
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

157,448 91,74
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  173
RAMAZAN CAN KILIÇ 120 9 15 96 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(42392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 14 14 359 42392 % 91,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 9 26 2,75 % 7
Cevap Anahtarı B ABBACBDBDADEBACADCABDEACAADBEECEADBEDEEC

Cevaplarınız ABBcCde   a  d cedc   A                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0
Cevap Anahtarı B CEEBBBDECADBCAEDEACCCDABD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9
Cevap Anahtarı B CBEDBABDEAEBCDCDADADDEECABDDBEBDACECCCAB

Cevaplarınız CBEDa                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0
Cevap Anahtarı B CBAEBADADCABEACDBCBE

Cevaplarınız bcbce               

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 6 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 19 1 0 5
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 2 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 4 1 17
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

200,863 80,39
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  119
SALİH ALARÇİN 120 24 16 80 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz
(37148.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 317 37148 % 80,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 20 20 371 46209

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 9 17 11,75 % 29
Cevap Anahtarı A ABBADBCBADDEABCADACBEDACAAEBDECAEDBEECDE

Cevaplarınız AB AD b     A CAbceBd ACAAEBede  c      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38
Cevap Anahtarı A ECEBBDBEACDBACEDAECCBDACD

Cevaplarınız cCE cD Ee DBAa DbE e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3
Cevap Anahtarı A BCEBDBADAEEBDCCADADEDDCABEDDEBDBACCECCBA

Cevaplarınız  C                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0
Cevap Anahtarı A BCAEABDADEABCADCBEBC

Cevaplarınız    d                

S D Y B%
Türkçe 0 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50
PARAGRAF YORUMU 19 6 4 32
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

S D Y B%
Tarih-1 0 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 0 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe 0 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 2 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

S D Y B%
Matematik-1 0 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 23 1 0 4
KÜMELER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0
Geometri 0 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%
Fizik 0 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya 0 0 0 0
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji 0 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
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