
OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi VAF AYT1. 13 48 55 10598

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,10 6,76 7,41 5,29 2,23 4,73 2,06 2,06 1,55 3,37 3,66 2,45 3,47 3,55 2,58 2,70 0,95 2,46 1,65 1,10 1,37 1,14 1,17 0,85 0,04 0,04 0,03 28,8221,52 23,43 202,7 206,1 202,1

Okul Ortalaması 2,25 4,08 1,23 2,00 1,83 1,54 1,50 1,25 1,19 1,50 2,75 0,81 1,00 2,17 0,46 1,25 0,67 1,08 0,33 0,58 0,19 0,17 0,67 0,00 0,00 0,08 -0,02 10,0014,08 6,48 147,0 142,9 158,2

KATILIMLAR

1 152 KAAN DEMİRAL 12D 1 6 -0,50 4 3 3,25 1 1 0,75 1 3 0,25 2 4 1,00 6 0 6,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 17 22 11,50 176,3 3720 155,6 8232

2 188 ÖMER ARSLAN MERAL 12D 4 3 3,25 2 4 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 10 11 7,25 161,6 4382

3 130 NECMİHAN HIDIROĞLU 12E 3 3 2,25 2 1 1,75 1 2 0,50 2 4 1,00 2 5 0,75 3 3 2,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 14 20 9,00 161,0 4404 161,3 7739

4 231 DOĞUKAN BAYIR 12E 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 2 4 1,00 13 13 9,75 155,7 4617 183,1 5819

5 0 SABİREÇAKIR 12D 3 11 0,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 13 27 6,25 153,1 4727 145,9 9035

6 259 KERİM CAN ŞAHİN 12A 1 3 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 9 12 6,00 148,0 4927 142,9 6664 154,9 8298

7 221 MUHAMMET SAAKİ PATAN 12D 3 1 2,75 5 2 4,50 1 2 0,50 9 5 7,75 147,3 4944 176,9 6386

8 173 RAMAZAN CAN KILIÇ 12E 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 9 8 7,00 147,2 4947 168,5 7124

9 203 SEVDENURDEMİR 12E 3 3 2,25 2 0 2,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 7 7 5,25 138,0 5300 169,0 7079

10 148 KAZIM İLKER YILMAZ 12A 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 7 3,25 137,8 5305 144,1 9165

11 243 ŞÜKRÜ KARA 12C 2 6 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 6 16 2,00 130,2 5561 146,1 9018

12 138 BEDİR AN GÜLDAL 12E 3 5 1,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 4 10 1,50 127,6 5663 146,7 8979

13 124 YASİN ZIVALI 12D 0 5 -1,25 1 1 0,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 11 1,25 126,8 5695 145,9 9035
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi VAF AYT1. 13 48 55 10598

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,13 4,98 9,89 3,11 4,11 2,09 3,56 2,64 2,90 5,81 2,91 5,08 23,61 14,64 19,96 202,7 206,1 202,1

Okul Ortalaması 0,00 1,33 -0,33 0,25 1,75 -0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 3,08 -0,52 147,0 142,9 158,2

KATILIMLAR

1 259 KERİM CAN ŞAHİN 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 148,0 4927 142,9 6664 154,9 8298

2 152 KAAN DEMİRAL 12D 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 5 -1,25 176,3 3720 155,6 8232

3 173 RAMAZAN CAN KILIÇ 12E 0 1 -0,25 0 1 -0,25 147,2 4947 168,5 7124

4 221 MUHAMMET SAAKİ PATAN12D 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 147,3 4944 176,9 6386

5 148 KAZIM İLKER YILMAZ 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25 137,8 5305 144,1 9165

6 243 ŞÜKRÜ KARA 12C 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 130,2 5561 146,1 9018

7 138 BEDİR AN GÜLDAL 12E 0 1 -0,25 0 1 -0,25 127,6 5663 146,7 8979
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi VAF AYT1. 13 48 55 10598

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,10 6,76 7,41 5,29 2,23 4,73 2,06 2,06 1,55 11,13 4,98 9,89 27,58 16,03 23,58 202,7 206,1 202,1

Okul Ortalaması 2,25 4,08 1,23 2,00 1,83 1,54 1,50 1,25 1,19 0,00 1,33 -0,33 5,75 8,49 3,63 147,0 142,9 158,2

KATILIMLAR

1 231 DOĞUKAN BAYIR 12E 3 4 2,00 5 2 4,50 3 3 2,25 11 9 8,75 155,7 4617 183,1 5819

2 221 MUHAMMET SAAKİ PATAN12D 3 1 2,75 5 2 4,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 9 7 7,25 147,3 4944 176,9 6386

3 203 SEVDENURDEMİR 12E 3 3 2,25 2 0 2,00 2 1 1,75 7 4 6,00 138,0 5300 169,0 7079

4 173 RAMAZAN CAN KILIÇ 12E 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 7 5 5,75 147,2 4947 168,5 7124

5 130 NECMİHAN HIDIROĞLU 12E 3 3 2,25 2 1 1,75 1 2 0,50 6 6 4,50 161,0 4404 161,3 7739

6 152 KAAN DEMİRAL 12D 1 6 -0,50 4 3 3,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 6 11 3,25 176,3 3720 155,6 8232

7 259 KERİM CAN ŞAHİN 12A 1 3 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 5 7 3,25 148,0 4927 142,9 6664 154,9 8298

8 138 BEDİR AN GÜLDAL 12E 3 5 1,75 0 1 -0,25 3 6 1,50 127,6 5663 146,7 8979

9 243 ŞÜKRÜ KARA 12C 2 6 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 11 1,25 130,2 5561 146,1 9018

10 0 SABİREÇAKIR 12D 3 11 0,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 6 18 1,50 153,1 4727 145,9 9035

11 124 YASİN ZIVALI 12D 0 5 -1,25 1 1 0,75 2 0 2,00 3 6 1,50 126,8 5695 145,9 9035

12 148 KAZIM İLKER YILMAZ 12A 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 137,8 5305 144,1 9165

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ VAF AYT1.

GİRESUN / TİREBOLU / Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAZIM İLKER YILMAZ 148 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
137,847 202,660 2 10 38 44 5305

Puanı Hesaplanan: 13 41 47 5950

EA
144,090 202,090 2 12 45 51 9165

Puanı Hesaplanan: 12 45 52 9970

Katılımlar: 2 13 48 55 10598

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 1 1 0,75 3 0,50 1,23 7,41

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,50 1,54 4,73

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,25 1,19 1,55

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 3 1,25 3 2,25 3,96 13,69

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 0,38 0,81 2,45

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 1,62 0,46 2,58

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,50 1,08 2,46

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 -0,12 0,19 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,85

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,03

Sosyal-2 40 3 4 2,00 5 2,38 2,52 9,74

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 -0,25 -0,33 9,89

Toplam: 280 54 34 45,98 16 47,98 48,75 71,37

Edebiyat-Sosyal-1 C d                      c          e  C

Cevap Anahtarı A CBECDDBCCBEBCBDACECDAADBABBEBDCAACADBBAC

Sosyal-2 e   d    c e  DB E                            

Cevap Anahtarı A DBDDCBCDEAACCCDBAEBEAACCEACACBEEDBCEBDBABABCBB

Matematik                                c        

Cevap Anahtarı A CEDCADEBDACECADBAECBEDEBECACDEEDDCBDCEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 3 5

Edebiyat 24 1 1 4

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1960 sonrası deneme yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 1 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 1 17

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 3 4 7

Tarih-2 11 0 3 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada Orta Doğu ve Afganistan   da meydana gelen siyasi gelişmeleri ve nedenlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 3 1 27

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kültürün farklı anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Dilin birden çok işlevi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ VAF AYT1.

GİRESUN / TİREBOLU / Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KERİM CAN ŞAHİN 259 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
147,952 202,660 1 6 30 35 4927

Puanı Hesaplanan: 13 41 47 5950

SAY
142,908 206,140 1 1 22 26 6664

Puanı Hesaplanan: 1 27 32 7983

EA
154,880 202,090 1 7 38 44 8298

Puanı Hesaplanan: 12 45 52 9970

Katılımlar: 2 13 48 55 10598

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 1 3 0,25 1 0,50 1,23 7,41

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 0,50 1,54 4,73

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,25 1,19 1,55

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 7 3,25 8 2,25 3,96 13,69

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 0,38 0,81 2,45

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 1,62 0,46 2,58

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,50 1,08 2,46

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,19 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,85

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,03

Sosyal-2 40 4 5 2,75 7 2,38 2,52 9,74

Fizik 14 1 0 1,00 7 1,00 -0,19 2,09

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,00 2,90

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 0,00 5,08

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 1,00 -0,19 10,07

Toplam: 280 59 38 49,98 18 47,98 48,75 71,37

Edebiyat-Sosyal-1  cE    ad               AaBd   c    e AC

Cevap Anahtarı A CBECDDBCCBEBCBDACECDAADBABBEBDCAACADBBAC

Sosyal-2 DcD e      a  D   e        A   d              

Cevap Anahtarı A DBDDCBCDEAACCCDBAEBEAACCEACACBEEDBCEBDBABABCBB

Fen Bilimleri            C                            

Cevap Anahtarı A CAECCECDEBCCEBDCECEEABCEDACEBDEEECBCDCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 7 13

Edebiyat 24 1 3 4

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1960 sonrası deneme yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 2 3 20

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 1 33

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 4 5 9

Tarih-2 11 2 2 18

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Küreselleşen dünyada Orta Doğu ve Afganistan   da meydana gelen siyasi gelişmeleri ve nedenlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 2 9

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 1 0 17

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 0 1 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kültürün farklı anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 1 0
Dilin birden çok işlevi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 0 3

Fizik 14 1 0 7

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Kütle çekim kuvvetini açıklar. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ VAF AYT1.

GİRESUN / TİREBOLU / Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRÜ KARA 243 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
130,182 202,660 1 11 39 45 5561

Puanı Hesaplanan: 13 41 47 5950

EA
146,125 202,090 1 9 42 48 9018

Puanı Hesaplanan: 12 45 52 9970

Katılımlar: 1 13 48 55 10598

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 2 6 0,50 2 0,50 1,23 7,41

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 0,50 1,54 4,73

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,75 1,19 1,55

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 9 1,75 4 1,75 3,96 13,69

Tarih-2 11 1 4 0,00 0 0,00 0,81 2,45

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 0,75 0,46 2,58

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,00 1,08 2,46

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,19 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 0,00 0,85

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,03

Sosyal-2 40 2 7 0,25 1 0,25 2,52 9,74

Matematik-2 40 0 2 -0,50 -1 -0,50 -0,33 9,89

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,25 -0,19 2,09

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,00 2,90

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 0,00 5,08

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 -0,25 -0,19 10,07

Toplam: 280 55 45 44,23 16 44,23 48,75 71,37

Edebiyat-Sosyal-1 Ca ace      Cde           Bde       e  C

Cevap Anahtarı A CBECDDBCCBEBCBDACECDAADBABBEBDCAACADBBAC

Sosyal-2 ac D     cc   bB                   ca         

Cevap Anahtarı A DBDDCBCDEAACCCDBAEBEAACCEACACBEEDBCEBDBABABCBB

Matematik ab                                      

Cevap Anahtarı A CEDCADEBDACECADBAECBEDEBECACDEEDDCBDCEBC

Fen Bilimleri b                                       

Cevap Anahtarı A CAECCECDEBCCEBDCECEEABCEDACEBDEEECBCDCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 9 10

Edebiyat 24 2 6 8

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1960 sonrası deneme yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 2 10

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 1 17

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 2 7 4

Tarih-2 11 1 4 9

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada Orta Doğu ve Afganistan   da meydana gelen siyasi gelişmeleri ve nedenlerini açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 11 1 1 9

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kültürün farklı anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Dilin birden çok işlevi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 0

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 0 2 0

Matematik-2 40 0 2 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ VAF AYT1.

GİRESUN / TİREBOLU / Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN DEMİRAL 152 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
176,337 202,660 1 1 22 25 3720

Puanı Hesaplanan: 13 41 47 5950

EA
155,632 202,090 2 6 36 42 8232

Puanı Hesaplanan: 12 45 52 9970

Katılımlar: 5 13 48 55 10598

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 1 6 -0,50 -2 0,31 1,23 7,41

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,06 1,54 4,73

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,19 1,19 1,55

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 10 3,50 9 3,56 3,96 13,69

Tarih-2 11 1 3 0,25 2 1,62 0,81 2,45

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 0,56 0,46 2,58

Felsefe 6 6 0 6,00 100 2,19 1,08 2,46

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,44 0,19 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 -0,75 -13 0,12 0,00 0,85

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,03

Sosyal-2 40 11 12 8,00 20 4,94 2,52 9,74

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 -0,38 -0,33 9,89

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 -0,75 -0,19 2,09

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,00 2,90

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 0,00 5,08

Fen Bilimleri 40 0 4 -1,00 -3 -0,75 -0,19 10,07

Toplam: 280 66 53 53,23 19 49,33 48,75 71,37

Edebiyat-Sosyal-1 Ed   e d  a  d  b       AdB BE e e  A e 

Cevap Anahtarı B ECBCDDBBCCCBDEBEACDCAABDABBDBEACACDAACBB

Sosyal-2 c Cbc      d D cc c  ACCCAEEAdB  bad c        

Cevap Anahtarı B DDCDBBDCAEACCDCABBEAEACCCAEEACBEBDCEDBABBABBBC

Matematik  b                                      

Cevap Anahtarı B CACEDDDBEAECCAADBBCEEDBECECADDEECBDCDECB

Fen Bilimleri ebcd                                    

Cevap Anahtarı B CEACCECDECBCBEDECEACECBEADCEBEDEBCECCDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 10 15

Edebiyat 24 1 6 4

Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1960 sonrası deneme yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 10 4 3 40

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 1 1 17

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 11 12 24

Tarih-2 11 1 3 9

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Küreselleşen dünyada Orta Doğu ve Afganistan   da meydana gelen siyasi gelişmeleri ve nedenlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 4 18

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 6 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 2 2 33

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Kültürün farklı anlamlarını ayırt eder. 1 1 0 100
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0
Dilin birden çok işlevi olduğunu fark eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 0

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. 1 0 0 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0

1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ VAF AYT1.

GİRESUN / TİREBOLU / Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET SAAKİ PATAN 221 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
147,347 202,660 4 7 32 37 4944

Puanı Hesaplanan: 13 41 47 5950

EA
176,905 202,090 1 2 25 30 6386

Puanı Hesaplanan: 12 45 52 9970

Katılımlar: 5 13 48 55 10598

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 3 1 2,75 11 0,31 1,23 7,41

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 2,06 1,54 4,73

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 1,19 1,19 1,55

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 5 7,75 19 3,56 3,96 13,69

Matematik-2 40 0 2 -0,50 -1 -0,38 -0,33 9,89

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 -0,75 -0,19 2,09

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 0,00 2,90

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 0,00 5,08

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 -0,75 -0,19 10,07

Toplam: 280 58 35 49,73 18 49,33 48,75 71,37

Edebiyat-Sosyal-1 ECB    e                dBBDB c  C  Ab c

Cevap Anahtarı B ECBCDDBBCCCBDEBEACDCAABDABBDBEACACDAACBB

Matematik  be                                     

Cevap Anahtarı B CACEDDDBEAECCAADBBCEEDBECECADDEECBDCDECB

Fen Bilimleri b d                                     

Cevap Anahtarı B CEACCECDECBCBEDECEACECBEADCEBEDEBCECCDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 5 23

Edebiyat 24 3 1 13

Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1960 sonrası deneme yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 2 50

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 1 2 17

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik 40 0 2 0

Matematik-2 40 0 2 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0

1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 1 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 1 0 0 0
Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Türevlenebilen iki fonksiyonun toplamı, farkı, çarpımı ve bölümünün türevine ait kurallar yardımıyla işlemler yapar. 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 1 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiği ile x ekseni arasında kalan sınırlı bölgenin alanını Riemann toplamı yardımıyla yaklaşık olarak hesaplar.1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Değişken değiştirme yoluyla integral alma işlemleri yapar. 1 0 0 0
İki kat açı formüllerini oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0
Trigonometrik denklemlerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 0 2 0

Fizik 14 0 2 0

Net kuvvetin yönünü belirleyerek büyüklüğünü hesaplar. 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Yapılan iş ile enerji arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Kütle çekim kuvvetini açıklar. 1 0 0 0
Atış hareketlerini yatay ve düşey boyutta analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü parçacıkların düzgün elektrik alanıdaki davranışını açıklar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Atomun uyarılma yollarını açıklar. 1 0 0 0
Elektromanyetik dalgaların ortak özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Nükleer fisyon ve füzyon olaylarını açıklar. 1 0 0 0
Tork ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Siyah cisim ışımasını açıklar. 1 0 0 0
Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. 1 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Çözünürlüğün sıcaklık ve basınçla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Gaz davranışlarını kinetik teori ile açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişimlerde dengeyi açıklar. 1 0 0 0
Dengeyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Hess Yasasını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ VAF AYT1.

GİRESUN / TİREBOLU / Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ARSLAN MERAL 188 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,612 202,660 2 2 26 30 4382

Puanı Hesaplanan: 13 41 47 5950

Katılımlar: 5 13 48 55 10598

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 1,62 0,81 2,45

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 0,56 0,46 2,58

Felsefe 6 3 2 2,50 42 2,19 1,08 2,46

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,44 0,19 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,12 0,00 0,85

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,03

Sosyal-2 40 10 11 7,25 18 4,94 2,52 9,74

Toplam: 280 59 37 50,23 18 49,33 48,75 71,37

Sosyal-2 D C BBe ba    acc  AdACeaAE e     d D         

Cevap Anahtarı B DDCDBBDCAEACCDCABBEAEACCCAEEACBEBDCEDBABBABBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sosyal-2 46 10 11 22

Tarih-2 11 4 3 36

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada Orta Doğu ve Afganistan   da meydana gelen siyasi gelişmeleri ve nedenlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 4 18

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 2 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 1 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 1 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kültürün farklı anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0
Dilin birden çok işlevi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 17

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. 1 1 0 100
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ VAF AYT1.

GİRESUN / TİREBOLU / Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SABİREÇAKIR 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
153,082 202,660 3 5 29 33 4727

Puanı Hesaplanan: 13 41 47 5950

EA
145,902 202,090 3 10 43 49 9035

Puanı Hesaplanan: 12 45 52 9970

Katılımlar: 5 13 48 55 10598

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 3 11 0,25 1 0,31 1,23 7,41

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 2,06 1,54 4,73

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,19 1,19 1,55

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 18 1,50 4 3,56 3,96 13,69

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 1,62 0,81 2,45

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 0,56 0,46 2,58

Felsefe 6 1 1 0,75 13 2,19 1,08 2,46

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,44 0,19 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,12 0,00 0,85

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,03

Sosyal-2 40 7 9 4,75 12 4,94 2,52 9,74

Toplam: 280 62 53 49,23 18 49,33 48,75 71,37

Edebiyat-Sosyal-1 e  e D b adBbe Abd   d e  B e dbea  dcAC

Cevap Anahtarı A CBECDDBCCBEBCBDACECDAADBABBEBDCAACADBBAC

Sosyal-2 DBca     AA b       e  C  a b   eB c  Bc      

Cevap Anahtarı A DBDDCBCDEAACCCDBAEBEAACCEACACBEEDBCEBDBABABCBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 18 15

Edebiyat 24 3 11 13

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1960 sonrası deneme yazarlarını tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Tarih-1 10 1 5 10

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 2 33

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 7 9 15

Tarih-2 11 4 2 36

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada Orta Doğu ve Afganistan   da meydana gelen siyasi gelişmeleri ve nedenlerini açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 11 0 2 0

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 1 1 17

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 2 17

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Kültürün farklı anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Dilin birden çok işlevi olduğunu fark eder. 1 0 1 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 17

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ VAF AYT1.

GİRESUN / TİREBOLU / Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ZIVALI 124 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
126,782 202,660 5 13 41 47 5695

Puanı Hesaplanan: 13 41 47 5950

EA
145,902 202,090 3 10 43 49 9035

Puanı Hesaplanan: 12 45 52 9970

Katılımlar: 5 13 48 55 10598

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 0 5 -1,25 -5 0,31 1,23 7,41

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 2,06 1,54 4,73

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 1,19 1,19 1,55

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 6 1,50 4 3,56 3,96 13,69

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 1,62 0,81 2,45

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 0,56 0,46 2,58

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 2,19 1,08 2,46

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,44 0,19 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,12 0,00 0,85

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,03

Sosyal-2 40 1 5 -0,25 -1 4,94 2,52 9,74

Toplam: 280 53 37 44,23 16 49,33 48,75 71,37

Edebiyat-Sosyal-1 aca      dd               c      C  B A 

Cevap Anahtarı A CBECDDBCCBEBCBDACECDAADBABBEBDCAACADBBAC

Sosyal-2 e        d     a    A d  d                    

Cevap Anahtarı A DBDDCBCDEAACCCDBAEBEAACCEACACBEEDBCEBDBABABCBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 6 8

Edebiyat 24 0 5 0

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 0 1 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1960 sonrası deneme yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 1 10

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 0 33

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 1 5 2

Tarih-2 11 0 2 0

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada Orta Doğu ve Afganistan   da meydana gelen siyasi gelişmeleri ve nedenlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 1 9

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 1 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kültürün farklı anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Dilin birden çok işlevi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ VAF AYT1.

GİRESUN / TİREBOLU / Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİR AN GÜLDAL 138 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
127,552 202,660 5 12 40 46 5663

Puanı Hesaplanan: 13 41 47 5950

EA
146,655 202,090 5 8 41 47 8979

Puanı Hesaplanan: 12 45 52 9970

Katılımlar: 5 13 48 55 10598

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 3 5 1,75 7 2,40 1,23 7,41

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,75 1,54 4,73

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,25 1,19 1,55

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 5 1,75 4 5,40 3,96 13,69

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 0,50 0,81 2,45

Coğrafya-2 11 0 3 -0,75 -7 -0,15 0,46 2,58

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,65 1,08 2,46

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,19 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,85

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,02 0,03

Sosyal-2 40 1 5 -0,25 -1 1,10 2,52 9,74

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 -0,25 -0,33 9,89

Toplam: 280 53 37 44,23 16 49,38 48,75 71,37

Edebiyat-Sosyal-1 EC  a  cCa     d   a                    

Cevap Anahtarı B ECBCDDBBCCCBDEBEACDCAABDABBDBEACACDAACBB

Sosyal-2 e Ca        a d    b                          

Cevap Anahtarı B DDCDBBDCAEACCDCABBEAEACCCAEEACBEBDCEDBABBABBBC

Matematik  e                                      

Cevap Anahtarı B CACEDDDBEAECCAADBBCEEDBECECADDEECBDCDECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 5 8

Edebiyat 24 3 5 13

Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1960 sonrası deneme yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 10 0 0 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 1 5 2

Tarih-2 11 1 2 9

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Küreselleşen dünyada Orta Doğu ve Afganistan   da meydana gelen siyasi gelişmeleri ve nedenlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 3 0

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kültürün farklı anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0
Dilin birden çok işlevi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. 1 0 0 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0

1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ VAF AYT1.

GİRESUN / TİREBOLU / Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN BAYIR 231 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,687 202,660 2 4 28 32 4617

Puanı Hesaplanan: 13 41 47 5950

EA
183,095 202,090 1 1 23 28 5819

Puanı Hesaplanan: 12 45 52 9970

Katılımlar: 5 13 48 55 10598

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 3 4 2,00 8 2,40 1,23 7,41

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,75 1,54 4,73

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,25 1,19 1,55

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 9 8,75 22 5,40 3,96 13,69

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 0,50 0,81 2,45

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 -0,15 0,46 2,58

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,65 1,08 2,46

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,19 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,85

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,02 0,03

Sosyal-2 40 2 4 1,00 3 1,10 2,52 9,74

Toplam: 280 62 39 52,73 19 49,38 48,75 71,37

Edebiyat-Sosyal-1 deE      cd    A E      ABB B  cAaADecAd

Cevap Anahtarı A CBECDDBCCBEBCBDACECDAADBABBEBDCAACADBBAC

Sosyal-2 Dda bB   b                                    

Cevap Anahtarı A DBDDCBCDEAACCCDBAEBEAACCEACACBEEDBCEBDBABABCBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 9 28

Edebiyat 24 3 4 13

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1960 sonrası deneme yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 5 2 50

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 2 4 4

Tarih-2 11 2 4 18

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada Orta Doğu ve Afganistan   da meydana gelen siyasi gelişmeleri ve nedenlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kültürün farklı anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Dilin birden çok işlevi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ VAF AYT1.

GİRESUN / TİREBOLU / Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NECMİHAN HIDIROĞLU 130 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,007 202,660 1 3 27 31 4404

Puanı Hesaplanan: 13 41 47 5950

EA
161,292 202,090 4 5 35 41 7739

Puanı Hesaplanan: 12 45 52 9970

Katılımlar: 5 13 48 55 10598

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 3 3 2,25 9 2,40 1,23 7,41

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 1,75 1,54 4,73

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 1,25 1,19 1,55

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 6 4,50 11 5,40 3,96 13,69

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 0,50 0,81 2,45

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 -0,15 0,46 2,58

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,65 1,08 2,46

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,15 0,19 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,85

Felsefe (Seçmeli) 6 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,02 0,03

Sosyal-2 40 8 14 4,50 11 1,10 2,52 9,74

Toplam: 280 63 46 51,98 19 49,38 48,75 71,37

Edebiyat-Sosyal-1 bBE      Bd      b       B cB      De  d

Cevap Anahtarı A CBECDDBCCBEBCBDACECDAADBABBEBDCAACADBBAC

Sosyal-2 e   CBae b C d adbe  AbCEAdeC  a          d   

Cevap Anahtarı A DBDDCBCDEAACCCDBAEBEAACCEACACBEEDBCEBDBABABCBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 6 15

Edebiyat 24 3 3 13

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1960 sonrası deneme yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 2 1 20

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 2 17

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 8 14 17

Tarih-2 11 2 4 18

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada Orta Doğu ve Afganistan   da meydana gelen siyasi gelişmeleri ve nedenlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 5 18

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 3 50

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 1 0 100
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 1 1 17

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Kültürün farklı anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 1 0
Dilin birden çok işlevi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 1 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ VAF AYT1.

GİRESUN / TİREBOLU / Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN CAN KILIÇ 173 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
147,217 202,660 3 8 33 38 4947

Puanı Hesaplanan: 13 41 47 5950

EA
168,457 202,090 3 4 32 37 7124

Puanı Hesaplanan: 12 45 52 9970

Katılımlar: 5 13 48 55 10598

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 4 1 3,75 16 2,40 1,23 7,41

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 1,75 1,54 4,73

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,25 1,19 1,55

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 6,00 15 5,40 3,96 13,69

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 0,50 0,81 2,45

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 -0,15 0,46 2,58

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,65 1,08 2,46

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,19 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,85

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,02 0,03

Sosyal-2 40 2 4 1,00 3 1,10 2,52 9,74

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 -0,25 -0,33 9,89

Toplam: 280 58 35 49,73 18 49,38 48,75 71,37

Edebiyat-Sosyal-1 C E      Bd    A        c   d    C  B Ad

Cevap Anahtarı A CBECDDBCCBEBCBDACECDAADBABBEBDCAACADBBAC

Sosyal-2 b       Eb     a    b C                       

Cevap Anahtarı A DBDDCBCDEAACCCDBAEBEAACCEACACBEEDBCEBDBABABCBB

Matematik  b                                      

Cevap Anahtarı A CEDCADEBDACECADBAECBEDEBECACDEEDDCBDCEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 18

Edebiyat 24 4 1 17

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1960 sonrası deneme yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 2 10

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 1 33

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 2 4 4

Tarih-2 11 1 2 9

Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada Orta Doğu ve Afganistan   da meydana gelen siyasi gelişmeleri ve nedenlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 2 0

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 1 0 17

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kültürün farklı anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Dilin birden çok işlevi olduğunu fark eder. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

1 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ VAF AYT1.

GİRESUN / TİREBOLU / Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDENURDEMİR 203 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
138,012 202,660 4 9 37 43 5300

Puanı Hesaplanan: 13 41 47 5950

EA
168,987 202,090 2 3 31 36 7079

Puanı Hesaplanan: 12 45 52 9970

Katılımlar: 5 13 48 55 10598

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Edebiyat 24 3 3 2,25 9 2,40 1,23 7,41

Tarih-1 10 2 0 2,00 20 1,75 1,54 4,73

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,25 1,19 1,55

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 6,00 15 5,40 3,96 13,69

Tarih-2 11 0 2 -0,50 -5 0,50 0,81 2,45

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 -0,15 0,46 2,58

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,65 1,08 2,46

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,15 0,19 1,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,85

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,02 0,03

Sosyal-2 40 0 3 -0,75 -2 1,10 2,52 9,74

Toplam: 280 56 33 48,23 17 49,38 48,75 71,37

Edebiyat-Sosyal-1 EdB D  d     d           B       C  AdB 

Cevap Anahtarı B ECBCDDBBCCCBDEBEACDCAABDABBDBEACACDAACBB

Sosyal-2    e    b          b                          

Cevap Anahtarı B DDCDBBDCAEACCDCABBEAEACCCAEEACBEBDCEDBABBABBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 18

Edebiyat 24 3 3 13

Paragrafın Konusu ve Başlığı 1 1 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100
Şiir türlerini belirler. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Metinler arası karşılaştırmalar yapar. 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Geleneksel Türk tiyatrosu türlerini ayırt eder ve özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 tiyatrosunun genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1960 sonrası deneme yazarlarını tanır. 1 0 0 0
Fecriati şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0

Tarih-1 10 2 0 20

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Asya merkezli Türk Devletlerinin çevrelerindeki devletlerle ilişkilerinin çok boyutlu yapısını analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
1774-1914 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 1 33

Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100
Bölgesel ve küresel ölçekteki örgütleri etki alanları açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 0 3 0

Tarih-2 11 0 2 0

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti   nin yönetim ve toplum yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kanıtlardan yola çıkarak yazının icadından önceki zamanlarda yaşayan insanların hayatı hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
İlk Çağ   da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı   nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye   nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Küreselleşen dünyada Orta Doğu ve Afganistan   da meydana gelen siyasi gelişmeleri ve nedenlerini açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 1 0

Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   nin maden ve enerji kaynaklarının etkin kullanımını ülke ekonomisine katkısı açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çevresel örgüt ve anlaşmaların çevre yönetimi ve korunmasına etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Öğrenmeyi örneklendirerek açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Toplumsal bütünleşmenin önemini ifade eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kültürün farklı anlamlarını ayırt eder. 1 0 0 0
Kavramı, içlem ve kaplama göre değerlendirir. 1 0 0 0
Mantık değişmezlerini, önermeleri ve çıkarımları sembolleştirir. 1 0 0 0
Dilin birden çok işlevi olduğunu fark eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Dinî yorumlarla ilgili bazı kavramları değerlendirir. 1 0 0 0
Allah   ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Kültürümüzde etkin olan bazı tasavvufi yorumları tanır. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Algılamanın uyarıcıları anlamlandırma süreci olduğunu kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Kültürün işlevlerinin toplumdaki yerini ve önemini analiz eder. 1 0 0 0
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