
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 37 261 1939 250843

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,2011,98 19,20 2,57 1,37 2,23 1,63 1,47 1,27 2,24 1,47 1,87 3,47 0,93 3,23 0,01 0,01 0,01 4,81 3,75 3,87 0,95 0,39 0,86 0,70 1,75 0,26 1,65 0,82 1,45 1,12 1,01 0,87 41,3524,95 35,12 241,230

Okul Ortalaması 7,65 11,14 4,86 1,22 1,41 0,86 0,41 1,32 0,07 0,22 0,57 0,07 1,95 1,03 1,69 0,00 0,00 0,00 0,70 1,22 0,40 0,00 0,00 0,00 0,24 0,51 0,11 0,14 0,30 0,06 0,03 0,08 0,01 12,5617,58 8,13 139,660

KATILIMLAR

1 231 DOĞUKAN BAYIR 12E 24 9 21,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 30 13 26,75 219,958 164782

2 152 KAAN DEMİRAL 12D 19 16 15,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 28 23 22,25 207,315 184796

3 0 SALİH ALARÇİN 12E 15 13 11,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 26 20 21,00 203,893 189745

4 130 NECMİHAN HIDIROĞLU 12E 14 8 12,00 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 21 13 17,75 194,015 202525

5 10 EFE KOCA 12D 5 16 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 6 5 4,75 1 0 1,00 23 23 17,25 194,005 202542

6 0 İSA GÜNEŞ 12E 14 12 11,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 21 19 16,25 189,685 207487

7 166 YUNUS EMRE AFAT 12D 12 9 9,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 18 15 14,25 183,768 213629

8 0 SEFA KALOĞLU 12A 8 3 7,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 16 8 14,00 183,338 214045

9 221 MUHAMMET SAAKİ PATAN12D 5 11 2,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 6 6 4,50 1 0 1,00 19 22 13,50 182,518 214844

10 92 İKRAM CAN GENÇKAYA 12E 10 8 8,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 18 17 13,75 182,505 214863

11 153 MEHMET AKDOĞAN 12D 13 13 9,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 0 1,00 17 16 13,00 180,033 217202

12 124 YASİN ZIVALI 12D 11 9 8,75 1 1 0,75 3 0 3,00 15 10 12,50 178,613 218457

13 259 KERİM CAN ŞAHİN 12A 9 3 8,25 1 0 1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 13 6 11,50 175,658 221007

14 203 SEVDENURDEMİR 12E 9 13 5,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 15 15 11,25 175,228 221358

15 123 KORKMAZ CEBECİ 12E 10 10 7,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 14 12 11,00 174,245 222249

16 95 VOLKAN GÜNDÜZ 12C 7 6 5,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 12 11 9,25 169,220 226236

17 173 RAMAZAN CAN KILIÇ 12E 9 12 6,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 14 19 9,25 169,155 226280

18 160 ARDA SELİM YAMAK 12E 12 12 9,00 12 12 9,00 168,010 227111

19 181 ARCA YÜRÜME Z 12A 11 15 7,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 15 25 8,75 167,553 227473

20 387 HASAN CAN ÖZTÜRK 12E 8 17 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 13 21 7,75 164,918 229275

21 173 SAMET AKHİSARLIOĞLU12D 9 15 5,25 3 2 2,50 12 17 7,75 164,723 229402

22 226 METE KAAN AKKAYA 12B 5 6 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 8 11 5,25 157,400 234039

23 134 SABİREÇAKIR 12D 5 18 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 12 30 4,50 155,485 235102

24 169 FATİH KORKMAZ 12D 5 6 3,50 5 6 3,50 152,115 236864

25 156 MEHMET KANBO 12E 6 16 2,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 8 22 2,50 149,290 238263

26 0 BAYRAM BAL   1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 147,188 239227

27 0 BARIŞ ŞATIR 12A 5 9 2,75 0 4 -1,00 5 13 1,75 146,928 239380

28 97 KAAN GÖK 12F 3 9 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 5 16 1,00 144,933 240247

29 184 FURKAN KARA 12E 4 14 0,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 7 25 0,75 144,220 240510
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 37 261 1939 250843

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,2011,98 19,20 2,57 1,37 2,23 1,63 1,47 1,27 2,24 1,47 1,87 3,47 0,93 3,23 0,01 0,01 0,01 4,81 3,75 3,87 0,95 0,39 0,86 0,70 1,75 0,26 1,65 0,82 1,45 1,12 1,01 0,87 41,3524,95 35,12 241,230

Okul Ortalaması 7,65 11,14 4,86 1,22 1,41 0,86 0,41 1,32 0,07 0,22 0,57 0,07 1,95 1,03 1,69 0,00 0,00 0,00 0,70 1,22 0,40 0,00 0,00 0,00 0,24 0,51 0,11 0,14 0,30 0,06 0,03 0,08 0,01 12,5617,58 8,13 139,660

KATILIMLAR

30 243 ŞÜKRÜ KARA 12C 1 10 -1,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 4 17 -0,25 141,470 241364

31 188 ÖMER ARSLAN MERAL 12D 2 14 -1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 8 25 1,75

32 196 KAAN BEKTAŞ 12E 2 11 -0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 6 20 1,00

33 138 BEDİRHAN GÜLDAL İ 12E 2 14 -1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 6 21 0,75

34 145 HÜSEYİN TOSUN 12A 0 0 0,00

35 114 DOĞUKAN ŞAHİN 12A 1 7 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 4 19 -0,75

36 151 YASİN KERTMEN 12A 1 13 -2,25 1 2 0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 11 -1,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 6 43 -4,75

37 0 C** *M  Y 12D 6 34 -2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 6 44 -5,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 37 261 1939 250843

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,2011,98 19,20 2,57 1,37 2,23 1,63 1,47 1,27 2,24 1,47 1,87 3,47 0,93 3,23 0,01 0,01 0,01 4,81 3,75 3,87 0,95 0,39 0,86 0,70 1,75 0,26 1,65 0,82 1,45 1,12 1,01 0,87 41,3524,95 35,12 241,230

Okul Ortalaması 7,65 11,14 4,86 1,22 1,41 0,86 0,41 1,32 0,07 0,22 0,57 0,07 1,95 1,03 1,69 0,00 0,00 0,00 0,70 1,22 0,40 0,00 0,00 0,00 0,24 0,51 0,11 0,14 0,30 0,06 0,03 0,08 0,01 12,5617,58 8,13 139,660

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 BAYRAM BAL   1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 147,188 239227

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 37 261 1939 250843

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,2011,98 19,20 2,57 1,37 2,23 1,63 1,47 1,27 2,24 1,47 1,87 3,47 0,93 3,23 0,01 0,01 0,01 4,81 3,75 3,87 0,95 0,39 0,86 0,70 1,75 0,26 1,65 0,82 1,45 1,12 1,01 0,87 41,3524,95 35,12 241,230

Okul Ortalaması 7,65 11,14 4,86 1,22 1,41 0,86 0,41 1,32 0,07 0,22 0,57 0,07 1,95 1,03 1,69 0,00 0,00 0,00 0,70 1,22 0,40 0,00 0,00 0,00 0,24 0,51 0,11 0,14 0,30 0,06 0,03 0,08 0,01 12,5617,58 8,13 139,660

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 SEFA KALOĞLU 12A 8 3 7,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 1 1,75 1 2 0,50 16 8 14,00 183,338 214045

2 259 KERİM CAN ŞAHİN 12A 9 3 8,25 1 0 1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 13 6 11,50 175,658 221007

3 181 ARCA YÜRÜME Z 12A 11 15 7,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 15 25 8,75 167,553 227473

4 0 BARIŞ ŞATIR 12A 5 9 2,75 0 4 -1,00 5 13 1,75 146,928 239380

5 145 HÜSEYİN TOSUN 12A 0 0 0,00

6 114 DOĞUKAN ŞAHİN 12A 1 7 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 4 19 -0,75

7 151 YASİN KERTMEN 12A 1 13 -2,25 1 2 0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 11 -1,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 6 43 -4,75

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 37 261 1939 250843

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,2011,98 19,20 2,57 1,37 2,23 1,63 1,47 1,27 2,24 1,47 1,87 3,47 0,93 3,23 0,01 0,01 0,01 4,81 3,75 3,87 0,95 0,39 0,86 0,70 1,75 0,26 1,65 0,82 1,45 1,12 1,01 0,87 41,3524,95 35,12 241,230

Okul Ortalaması 7,65 11,14 4,86 1,22 1,41 0,86 0,41 1,32 0,07 0,22 0,57 0,07 1,95 1,03 1,69 0,00 0,00 0,00 0,70 1,22 0,40 0,00 0,00 0,00 0,24 0,51 0,11 0,14 0,30 0,06 0,03 0,08 0,01 12,5617,58 8,13 139,660

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 226 METE KAAN AKKAYA 12B 5 6 3,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 8 11 5,25 157,400 234039

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 37 261 1939 250843

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,2011,98 19,20 2,57 1,37 2,23 1,63 1,47 1,27 2,24 1,47 1,87 3,47 0,93 3,23 0,01 0,01 0,01 4,81 3,75 3,87 0,95 0,39 0,86 0,70 1,75 0,26 1,65 0,82 1,45 1,12 1,01 0,87 41,3524,95 35,12 241,230

Okul Ortalaması 7,65 11,14 4,86 1,22 1,41 0,86 0,41 1,32 0,07 0,22 0,57 0,07 1,95 1,03 1,69 0,00 0,00 0,00 0,70 1,22 0,40 0,00 0,00 0,00 0,24 0,51 0,11 0,14 0,30 0,06 0,03 0,08 0,01 12,5617,58 8,13 139,660

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 95 VOLKAN GÜNDÜZ 12C 7 6 5,50 1 2 0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 12 11 9,25 169,220 226236

2 243 ŞÜKRÜ KARA 12C 1 10 -1,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 4 17 -0,25 141,470 241364

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 37 261 1939 250843

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,2011,98 19,20 2,57 1,37 2,23 1,63 1,47 1,27 2,24 1,47 1,87 3,47 0,93 3,23 0,01 0,01 0,01 4,81 3,75 3,87 0,95 0,39 0,86 0,70 1,75 0,26 1,65 0,82 1,45 1,12 1,01 0,87 41,3524,95 35,12 241,230

Okul Ortalaması 7,65 11,14 4,86 1,22 1,41 0,86 0,41 1,32 0,07 0,22 0,57 0,07 1,95 1,03 1,69 0,00 0,00 0,00 0,70 1,22 0,40 0,00 0,00 0,00 0,24 0,51 0,11 0,14 0,30 0,06 0,03 0,08 0,01 12,5617,58 8,13 139,660

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 152 KAAN DEMİRAL 12D 19 16 15,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 28 23 22,25 207,315 184796

2 10 EFE KOCA 12D 5 16 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 1 1 0,75 5 0 5,00 6 5 4,75 1 0 1,00 23 23 17,25 194,005 202542

3 166 YUNUS EMRE AFAT 12D 12 9 9,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 18 15 14,25 183,768 213629

4 221 MUHAMMET SAAKİ PATAN12D 5 11 2,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 6 6 4,50 1 0 1,00 19 22 13,50 182,518 214844

5 153 MEHMET AKDOĞAN 12D 13 13 9,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 0 1,00 17 16 13,00 180,033 217202

6 124 YASİN ZIVALI 12D 11 9 8,75 1 1 0,75 3 0 3,00 15 10 12,50 178,613 218457

7 173 SAMET AKHİSARLIOĞLU12D 9 15 5,25 3 2 2,50 12 17 7,75 164,723 229402

8 134 SABİREÇAKIR 12D 5 18 0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 12 30 4,50 155,485 235102

9 169 FATİH KORKMAZ 12D 5 6 3,50 5 6 3,50 152,115 236864

10 188 ÖMER ARSLAN MERAL 12D 2 14 -1,50 2 1 1,75 1 3 0,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 8 25 1,75

11 0 C** *M  Y 12D 6 34 -2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 6 44 -5,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 37 261 1939 250843

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,2011,98 19,20 2,57 1,37 2,23 1,63 1,47 1,27 2,24 1,47 1,87 3,47 0,93 3,23 0,01 0,01 0,01 4,81 3,75 3,87 0,95 0,39 0,86 0,70 1,75 0,26 1,65 0,82 1,45 1,12 1,01 0,87 41,3524,95 35,12 241,230

Okul Ortalaması 7,65 11,14 4,86 1,22 1,41 0,86 0,41 1,32 0,07 0,22 0,57 0,07 1,95 1,03 1,69 0,00 0,00 0,00 0,70 1,22 0,40 0,00 0,00 0,00 0,24 0,51 0,11 0,14 0,30 0,06 0,03 0,08 0,01 12,5617,58 8,13 139,660

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 231 DOĞUKAN BAYIR 12E 24 9 21,75 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 30 13 26,75 219,958 164782

2 0 SALİH ALARÇİN 12E 15 13 11,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 26 20 21,00 203,893 189745

3 130 NECMİHAN HIDIROĞLU 12E 14 8 12,00 2 0 2,00 1 1 0,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 21 13 17,75 194,015 202525

4 0 İSA GÜNEŞ 12E 14 12 11,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 21 19 16,25 189,685 207487

5 92 İKRAM CAN GENÇKAYA 12E 10 8 8,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 18 17 13,75 182,505 214863

6 203 SEVDENURDEMİR 12E 9 13 5,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 15 15 11,25 175,228 221358

7 123 KORKMAZ CEBECİ 12E 10 10 7,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 14 12 11,00 174,245 222249

8 173 RAMAZAN CAN KILIÇ 12E 9 12 6,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 14 19 9,25 169,155 226280

9 160 ARDA SELİM YAMAK 12E 12 12 9,00 12 12 9,00 168,010 227111

10 387 HASAN CAN ÖZTÜRK 12E 8 17 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 13 21 7,75 164,918 229275

11 156 MEHMET KANBO 12E 6 16 2,00 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 8 22 2,50 149,290 238263

12 184 FURKAN KARA 12E 4 14 0,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 7 25 0,75 144,220 240510

13 196 KAAN BEKTAŞ 12E 2 11 -0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 6 20 1,00

14 138 BEDİRHAN GÜLDAL İ 12E 2 14 -1,50 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 6 21 0,75
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME 37 261 1939 250843

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,2011,98 19,20 2,57 1,37 2,23 1,63 1,47 1,27 2,24 1,47 1,87 3,47 0,93 3,23 0,01 0,01 0,01 4,81 3,75 3,87 0,95 0,39 0,86 0,70 1,75 0,26 1,65 0,82 1,45 1,12 1,01 0,87 41,3524,95 35,12 241,230

Okul Ortalaması 7,65 11,14 4,86 1,22 1,41 0,86 0,41 1,32 0,07 0,22 0,57 0,07 1,95 1,03 1,69 0,00 0,00 0,00 0,70 1,22 0,40 0,00 0,00 0,00 0,24 0,51 0,11 0,14 0,30 0,06 0,03 0,08 0,01 12,5617,58 8,13 139,660

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 97 KAAN GÖK 12F 3 9 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 5 16 1,00 144,933 240247

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

147,188 95,37
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

    -  0
BAYRAM BAL 120 2 1 117 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(239227.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 26 240 1875 239227 % 95,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız Bc                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız B                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 1 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

167,553 90,68
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  181
ARCA YÜRÜME Z 120 15 25 80 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(227473.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 19 228 1778 227473 % 90,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 15 14 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcaAEeA  d da C e BaBbD  Ae    e ea BCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız D  b   d  a    c A d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız    e  a b d                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız       A  C a        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 6 7 29

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 2 1 67

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

146,928 95,43
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  0
BARIŞ ŞATIR 120 5 13 102 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(239380.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 27 242 1877 239380 % 95,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 9 26 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cbBbbacAcaEbDC                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız ccba                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 3 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

0,000 96,83
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  114
DOĞUKAN ŞAHİN 120 4 19 97 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242890.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 31 249 1900 242890 % 96,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız ceBbe  c e d                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız Ceac  ad acbaC           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız abB b               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

0,000 96,83
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  145
HÜSEYİN TOSUN 120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242890.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 31 249 1900 242890 % 96,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 0 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

175,658 88,11
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  259
KERİM CAN ŞAHİN 120 13 6 101 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(221007.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 13 218 1724 221007 % 88,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcCAEeA       C DCB   c                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız          E     A AEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız a      c                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 1 1 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

183,338 85,33
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  0
SEFA KALOĞLU 120 16 8 96 14 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(214045.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 8 206 1664 214045 % 85,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BECdE A bC Aa    C                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DE CBb   b C   A A a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız  e    c           B                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 2 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

0,000 96,83
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  151
YASİN KERTMEN 120 6 43 71 -4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242890.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 31 249 1900 242890 % 96,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 13 26 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız dcdb eccbCbebad                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız aa  BdacaEb   adCA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 11 18 -1,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 11 28 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız cdbeec b d ab cD                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 5 2 -1,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 10 10 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız d a dcbe a cda      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 5 0 4 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 3 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 2 10

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 3 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 2 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

157,400 93,30
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12B  -  226
METE KAAN AKKAYA 120 8 11 101 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(234039.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 22 234 1839 234039 % 93,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız ECB eEb bd   bCd                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız          ac    ceA A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız      B                    a             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

141,470 96,22
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12C  -  243
ŞÜKRÜ KARA 120 4 17 99 -0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(241364.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 30 247 1894 241364 % 96,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 10 29 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız bbc  bdeA bcce                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız  ca            dadeA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız D                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız Eb                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

169,220 90,19
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12C  -  95
VOLKAN GÜNDÜZ 120 12 11 97 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(226236.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 16 225 1770 226236 % 90,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcaAE      AC   Da   abb A              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız c cC     E     AdAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız a                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 1 3 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

0,000 96,83
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  0
C** *M  Y 120 6 44 70 -5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242890.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 31 249 1900 242890 % 96,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 34 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BaCdaecdaacebcaeDCaacbededaBecadeedbabCd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 10 10 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız abcdaceebd               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 2 19 10

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

194,005 80,74
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  10
EFE KOCA 120 23 23 74 17 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(202542.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 198 1586 202542 % 80,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 16 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız ebacEbAd bAda dbaCd eDb  b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız Db CB CB   C c ACAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 5 19 4,75 % 16

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız cAC   a         cCB b E    Ac           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız B                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 1 4 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 5 2 1 40

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 2 20

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

152,115 94,43
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  169
FATİH KORKMAZ 120 5 6 109 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(236864.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 24 237 1860 236864 % 94,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız dcC EAc  a Ae Ce                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

207,315 73,67
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  152
KAAN DEMİRAL 120 28 23 69 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(184796.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 181 1430 184796 % 73,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcbAEed  b Ab d DdBEaDDCebdBBEbACCEbBCbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DacC     b C c dCAEB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız                   a                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız B  e   C            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

180,033 86,59
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  153
MEHMET AKDOĞAN 120 17 16 87 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(217202.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 11 213 1695 217202 % 86,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 13 14 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cCd AE  Ad  DbC  cDD  dCccEcc   A CbCd b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız      b         EcAaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız   B                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 5 9 24

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

182,518 85,65
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  221
MUHAMMET SAAKİ PATAN 120 19 22 79 13 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(214844.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 9 207 1670 214844 % 85,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 11 24 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız dCecAEbAdaad bCd e                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız aeBb aE  B     EeACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız  a aEcA      cCB b E    Ac              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız            C        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 5 1 2 20

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 2 20

KÜMELER 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

0,000 96,83
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  188
ÖMER ARSLAN MERAL 120 8 25 87 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242890.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 31 249 1900 242890 % 96,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 14 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız b decaAdAe bc bda ec                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD  eeEd aeccabEdAaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 4 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

155,485 93,72
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  134
SABİREÇAKIR 120 12 30 78 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(235102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 23 235 1845 235102 % 93,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 18 17 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız caB dEb da  bbC  cb    Cdc  c adbb  a  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDad e b d   C  dA       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız   b E  C   d  C                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız   d        b d c    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 1 7 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 1 1 20

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 2 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

164,723 91,45
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  173
SAMET AKHİSARLIOĞLU 120 12 17 91 7 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(229402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 21 231 1795 229402 % 91,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 15 16 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcC E A c c d dA Cd  DD    c Ecd  cbcdea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız                AaAEc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 3 10 14

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

178,613 87,09
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  124
YASİN ZIVALI 120 15 10 95 12 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(218457.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 12 215 1706 218457 % 87,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 9 20 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız Bcb EcA e  A  ddDCdEBca BA B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız e  C           A AE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 5 3 24

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

183,768 85,16
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  166
YUNUS EMRE AFAT 120 18 15 87 14 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(213629.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 205 1659 213629 % 85,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 9 19 9,75 % 24

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcCAEb  Dd db C bC            DA  ECdedB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DcdCe  a E     AeAdB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 5 3 24

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

DİN VE İSLAM 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

168,010 90,54
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  160
ARDA SELİM YAMAK 120 12 12 96 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(227111.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 18 227 1777 227111 % 90,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 12 16 9,00 % 23

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız ecC E    b AbaC cCeEBDDeBA ddc A  d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 0 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 7 6 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

0,000 96,83
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  138
BEDİRHAN GÜLDAL İ 120 6 21 93 0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242890.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 31 249 1900 242890 % 96,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 14 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız de   b   d a bCe e D  b dac  a  d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız   aE  b Ca d  bEeA c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 1 7 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

219,958 65,69
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  231
DOĞUKAN BAYIR 120 30 13 77 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(164782.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 154 1275 164782 % 65,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 9 7 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız ECBAAEAdAaa DCCBEBDbCcACBBEaAaCCcb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız dDBd  E  a     EcA A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 3 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 11 4 52

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

144,220 95,88
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  184
FURKAN KARA 120 7 25 88 0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(240510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 29 245 1890 240510 % 95,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 14 22 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız dab be dba Abb  DC dBead                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız cabCdd dcE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız ac                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız d  C     b          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 1 4 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 5 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 2 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

164,918 91,40
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  387
HASAN CAN ÖZTÜRK 120 13 21 86 7 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(229275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 20 230 1794 229275 % 91,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 17 15 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcCcEdA ab cb CbeCd eDebcb Baa          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız aEcCB          AaA e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 2 8 10

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

182,505 85,66
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  92
İKRAM CAN GENÇKAYA 120 18 17 85 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(214863.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 10 208 1671 214863 % 85,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 8 22 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BEe E A  b  a  dc Bbe D B  B   A    Ba  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız DaeCBb d b    bACAE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız        c                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız    a   C          c 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 6 3 29

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

189,685 82,72
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  0
İSA GÜNEŞ 120 21 19 80 16 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(207487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 6 201 1623 207487 % 82,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 12 14 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız ECe AEA AC   b abeaD cb B E A  ddbCEaB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD ae bb d b   EdACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız            C        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 2 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 7 7 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

0,000 96,83
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  196
KAAN BEKTAŞ 120 6 20 94 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(242890.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 31 249 1900 242890 % 96,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 11 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız caee b   b   C  a  b a    c  e   D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız Ce d  bd  c     c  A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız   d C    d   e  C   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 5 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 2 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

174,245 88,60
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  123
KORKMAZ CEBECİ 120 14 12 94 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222249.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 15 220 1732 222249 % 88,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 10 20 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcbdEb   C da  d Cd BDaC b   E A  E     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız D  Ce          A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız                  C           c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 6 3 29

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

149,290 94,98
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  156
MEHMET KANBO 120 8 22 90 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(238263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 25 239 1870 238263 % 94,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 16 18 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BabecAcEbbc bdC be cBDcad               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız e   Bbbd b    E  e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 2 4 10

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

194,015 80,74
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  130
NECMİHAN HIDIROĞLU 120 21 13 86 17 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(202525.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 197 1585 202525 % 80,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 8 18 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BECAEAAEDCAACECADCBEBDDCBACBBEDACCECBCCB

Cevaplarınız BcbdEeA    Ab CAbCBEBDDd  CBa           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A DEACBACBDEDCCBEACAEBECDEA

Cevaplarınız D  C   e E     ACAEd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BACDBADEDAEDACBDECBDECEEACBAADEBADEECCCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BEECAAACECAEEBCDAEBC

Cevaplarınız c   e           e   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 21 6 2 29

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

169,155 90,21
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  173
RAMAZAN CAN KILIÇ 120 14 19 87 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(226280.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 17 226 1771 226280 % 90,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 12 19 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız Ebe cEb bb  cCCdEeDa  AC       Cbb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CDec  d  d   C  cAaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız       e                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 3 3 14

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 1 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

203,893 75,64
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  0
SALİH ALARÇİN 120 26 20 74 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(189745.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 185 1481 189745 % 75,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız ceB AEA Aa   bbBEacDCeb Bda A   b CEaBB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız dD de E  B  eCaEeAa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız     EBA      EC                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 1 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 21 10 7 48

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 5 1 0 20

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 0 20

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

175,228 88,25
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  203
SEVDENURDEMİR 120 15 15 90 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(221358.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 14 219 1726 221358 % 88,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 14 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 13 18 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız cbeAAE   b  Da dE eed dC aacA  C D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 1 13 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız CD             EdACA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız     c                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 2 8 10

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

DİN VE İSLAM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0



ULTİ TÜRKİYE GENELİ TYT DENEME

144,933 95,78
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12F  -  97
KAAN GÖK 120 5 16 99 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(240247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 28 243 1885 240247 % 95,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 37 261 1939 250843

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ECBAAEAAACEEDCCBEBDDCBACBBEDACCCADCECBBC

Cevaplarınız  aed    Ab cbCCdac                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDBEADEACBBEDCCEBACAEAECD

Cevaplarınız  Dea   b d               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DBADEBACDACBDECBDECEEACBAADDAEDEECCCEEBA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B EEBACAAAEEBCECBECDAC

Cevaplarınız dbd C               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 3 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 21 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (9.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

DİN VE İSLAM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 5 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 2 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0
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