
OKUL TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 9 9 760 93614

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,17 1,45 0,81 2,46 2,56 1,82 2,35 1,41 2,00 1,05 1,08 0,78 1,58 0,89 1,36 1,54 1,13 1,26 0,71 0,29 0,64 0,64 0,27 0,58 0,65 0,36 0,56 0,01 0,01 0,00 12,16 9,45 9,81 188,270 209,440 191,840

Okul Ortalaması 1,00 3,67 0,08 1,44 2,89 0,72 2,44 2,56 1,81 0,44 1,44 0,08 2,44 3,00 1,69 2,89 3,44 2,03 0,78 0,44 0,67 0,78 0,67 0,61 0,89 1,33 0,56 0,22 0,11 0,19 13,32 19,55 8,44 168,540 172,500 171,420

KATILIMLAR

1 152 KAAN DEMİRAL 12D 1 5 -0,25 2 5 0,75 5 5 3,75 1 3 0,25 4 6 2,50 5 6 3,50 4 2 3,50 2 4 1,00 0 6 -1,50 24 42 13,50 186,296 44501 172,108 66912 176,945 57342

2 231 DOĞUKAN BAYIR 12E 1 5 -0,25 3 2 2,50 6 3 5,25 2 3 1,25 5 4 4,00 2 5 0,75 1 2 0,50 20 24 14,00 185,646 45122 172,813 65865 191,100 44785

3 10 EFE KOCA 12D 1 4 0,00 1 2 0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 3 3,25 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 15 13 11,75 179,098 51168 172,813 65865 172,840 61145

4 203 SEVDE DEMİR 12E 1 5 -0,25 2 2 1,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 13 14 9,50 171,688 57761 172,813 65865 180,918 53655

5 164 BARIŞ ŞAHİN 12D 1 3 0,25 1 0 1,00 3 3 2,25 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 12 11 9,25 169,618 59554 172,813 65865 166,968 66693

6 173 RAMAZAN CAN KILIÇ 12E 3 3 2,25 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 11 15 7,25 164,696 63718 172,813 65865 173,320 60707

7 166 YUNUS EMRE AFAT 12D 0 5 -1,25 1 1 0,75 5 4 4,00 3 6 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 11 17 6,75 162,876 65236 172,813 65865 161,570 71534

8 130 NECMİHAN HIDIROĞLU 12E 1 4 0,00 1 2 0,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 5 4 4,00 1 0 1,00 11 21 5,75 159,591 68223 172,813 65865 163,743 69527

9 138 BEDİRHAN GÜLDAL S 12E 0 4 -1,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 19 -1,75 137,353 86682 170,698 68500 155,398 76448
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 9 9 760 93614

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,17 1,45 0,81 2,46 2,56 1,82 2,35 1,41 2,00 1,05 1,08 0,78 1,58 0,89 1,36 1,54 1,13 1,26 0,71 0,29 0,64 0,64 0,27 0,58 0,65 0,36 0,56 0,01 0,01 0,00 12,16 9,45 9,81 188,270 209,440 191,840

Okul Ortalaması 1,00 3,67 0,08 1,44 2,89 0,72 2,44 2,56 1,81 0,44 1,44 0,08 2,44 3,00 1,69 2,89 3,44 2,03 0,78 0,44 0,67 0,78 0,67 0,61 0,89 1,33 0,56 0,22 0,11 0,19 13,32 19,55 8,44 168,540 172,500 171,420

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 152 KAAN DEMİRAL 12D 1 5 -0,25 2 5 0,75 5 5 3,75 1 3 0,25 4 6 2,50 5 6 3,50 4 2 3,50 2 4 1,00 0 6 -1,50 24 42 13,50 186,296 44501 172,108 66912 176,945 57342

2 10 EFE KOCA 12D 1 4 0,00 1 2 0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 3 3,25 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 15 13 11,75 179,098 51168 172,813 65865 172,840 61145

3 164 BARIŞ ŞAHİN 12D 1 3 0,25 1 0 1,00 3 3 2,25 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 12 11 9,25 169,618 59554 172,813 65865 166,968 66693

4 166 YUNUS EMRE AFAT 12D 0 5 -1,25 1 1 0,75 5 4 4,00 3 6 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 11 17 6,75 162,876 65236 172,813 65865 161,570 71534

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ 9 9 760 93614

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,17 1,45 0,81 2,46 2,56 1,82 2,35 1,41 2,00 1,05 1,08 0,78 1,58 0,89 1,36 1,54 1,13 1,26 0,71 0,29 0,64 0,64 0,27 0,58 0,65 0,36 0,56 0,01 0,01 0,00 12,16 9,45 9,81 188,270 209,440 191,840

Okul Ortalaması 1,00 3,67 0,08 1,44 2,89 0,72 2,44 2,56 1,81 0,44 1,44 0,08 2,44 3,00 1,69 2,89 3,44 2,03 0,78 0,44 0,67 0,78 0,67 0,61 0,89 1,33 0,56 0,22 0,11 0,19 13,32 19,55 8,44 168,540 172,500 171,420

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 231 DOĞUKAN BAYIR 12E 1 5 -0,25 3 2 2,50 6 3 5,25 2 3 1,25 5 4 4,00 2 5 0,75 1 2 0,50 20 24 14,00 185,646 45122 172,813 65865 191,100 44785

2 203 SEVDE DEMİR 12E 1 5 -0,25 2 2 1,50 5 2 4,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 13 14 9,50 171,688 57761 172,813 65865 180,918 53655

3 173 RAMAZAN CAN KILIÇ 12E 3 3 2,25 2 3 1,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 11 15 7,25 164,696 63718 172,813 65865 173,320 60707

4 130 NECMİHAN HIDIROĞLU 12E 1 4 0,00 1 2 0,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 5 4 4,00 1 0 1,00 11 21 5,75 159,591 68223 172,813 65865 163,743 69527

5 138 BEDİRHAN GÜLDAL S 12E 0 4 -1,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 19 -1,75 137,353 86682 170,698 68500 155,398 76448

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

GİRESUN / TİREBOLU / TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ŞAHİN 164 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
169,618 188,270 3 5 5 560 59554

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

SAY
172,813 209,440 1 1 1 596 65865

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

EA
166,968 191,840 3 6 6 598 66693

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

Katılımlar: 4 9 9 760 93614

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 3 0,25 4 0,00 0,08 0,81

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 0,25 0,72 1,82

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,81 1,81 2,00

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,78

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 3 1,25 3 2,06 2,69 5,41

Tarih-2 11 3 3 2,25 20 2,31 1,69 1,36

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 2,88 2,03 1,26

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 1,25 0,67 0,64

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,25 0,61 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,56 0,56 0,56

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,19 0,00

Sosyal-2 40 10 8 8,00 20 8,25 5,75 4,40

Toplam: 280 56 38 47,05 17 48,05 46,13 66,84

Edebiyat-Sosyal-1  aedD E                                 

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2      AbdaABdb D A b DA  da     B   CC         

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 1 25
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
ROMAN 3 0 0 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

MİLLİ MÜCADELE 4 2 1 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 1 33
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

GİRESUN / TİREBOLU / TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KOCA 10 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,098 188,270 2 3 3 490 51168

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

SAY
172,813 209,440 1 1 1 596 65865

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

EA
172,840 191,840 2 5 5 556 61145

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

Katılımlar: 4 9 9 760 93614

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,00 0,08 0,81

Edebiyat 18 1 2 0,50 3 0,25 0,72 1,82

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 1,81 1,81 2,00

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,00 0,08 0,78

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 8 3,00 8 2,06 2,69 5,41

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 2,31 1,69 1,36

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 2,88 2,03 1,26

Felsefe 6 2 0 2,00 33 1,25 0,67 0,64

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 1,25 0,61 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,56 0,56 0,56

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,19 0,00

Sosyal-2 40 10 5 8,75 22 8,25 5,75 4,40

Toplam: 280 59 40 49,55 18 48,05 46,13 66,84

Edebiyat-Sosyal-1  ceeeEb b        E      AA  a  C   c    

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 E     bd   Ab Ddd  CD AD        AA C          

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 0 1 0
HİKÂYE 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
ROMAN 3 1 0 33
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 1 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 0 50
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

MİLLİ MÜCADELE 4 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 1 33
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 2 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

GİRESUN / TİREBOLU / TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN DEMİRAL 152 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,296 188,270 1 1 1 434 44501

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

SAY
172,108 209,440 4 8 8 612 66912

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

EA
176,945 191,840 1 3 3 514 57342

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

Katılımlar: 4 9 9 760 93614

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,00 0,08 0,81

Edebiyat 18 2 5 0,75 4 0,25 0,72 1,82

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,81 1,81 2,00

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 0,00 0,08 0,78

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 18 4,50 11 2,06 2,69 5,41

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 2,31 1,69 1,36

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 2,88 2,03 1,26

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,25 0,67 0,64

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 1,25 0,61 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 6 -1,50 -25 0,56 0,56 0,56

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,19 0,00

Sosyal-2 40 15 24 9,00 23 8,25 5,75 4,40

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 -0,06 -0,11 5,10

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,29

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,06 -0,11 6,39

Toplam: 280 68 70 51,05 18 48,05 46,13 66,84

Edebiyat-Sosyal-1 bedDca Cc e       eb B eACAccBdacAb  Eac

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2 abAce daCABdbCbBdeDAeAADceAEbcacAAdbbbdb      

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Matematik              a                          

Cevap Anahtarı A ADCCBADCDECDDDCCBBACCDCBDDEDCDCABABEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 1 10
HİKÂYE 1 0 1 0
TİYATRO 1 0 0 0
ROMAN 3 0 1 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 1 1 25
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

MİLLİ MÜCADELE 4 3 1 75
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 2 33
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

GİRESUN / TİREBOLU / TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE AFAT 166 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,876 188,270 4 7 7 632 65236

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

SAY
172,813 209,440 1 1 1 596 65865

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

EA
161,570 191,840 4 8 8 639 71534

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

Katılımlar: 4 9 9 760 93614

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,81

Edebiyat 18 0 5 -1,25 -7 0,25 0,72 1,82

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 1,81 1,81 2,00

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 0,08 0,78

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 6 -0,50 -1 2,06 2,69 5,41

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 2,31 1,69 1,36

Coğrafya-2 11 3 6 1,50 14 2,88 2,03 1,26

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,25 0,67 0,64

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 1,25 0,61 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,56 0,56 0,56

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,19 0,00

Sosyal-2 40 10 11 7,25 18 8,25 5,75 4,40

Toplam: 280 55 44 44,55 16 48,05 46,13 66,84

Edebiyat-Sosyal-1        a  a   e  b  c   A  b            

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 ceeCCA d ABbaeDeA Abb           A  aC         

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 0 2 0
HİKÂYE 1 0 1 0
TİYATRO 1 0 0 0
ROMAN 3 0 2 0
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 0 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

MİLLİ MÜCADELE 4 3 0 75
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 1 0 50
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

GİRESUN / TİREBOLU / TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDİRHAN GÜLDAL S 138 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
137,353 188,270 5 9 9 743 86682

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

SAY
170,698 209,440 5 9 9 620 68500

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

EA
155,398 191,840 5 9 9 675 76448

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

Katılımlar: 5 9 9 760 93614

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 0 4 -1,00 -17 0,15 0,08 0,81

Edebiyat 18 1 5 -0,25 -1 1,10 0,72 1,82

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 1,80 1,81 2,00

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,15 0,08 0,78

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 11 -1,75 -4 3,20 2,69 5,41

Tarih-2 11 1 3 0,25 2 1,20 1,69 1,36

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 1,35 2,03 1,26

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,20 0,67 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,10 0,61 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 -0,50 -8 0,55 0,56 0,56

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,35 0,19 0,00

Sosyal-2 40 2 8 0,00 0 3,75 5,75 4,40

Matematik-2 30 0 3 -0,75 -3 -0,15 -0,11 5,10

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,29

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 -0,15 -0,11 6,39

Toplam: 280 47 49 35,30 13 44,60 46,13 66,84

Edebiyat-Sosyal-1 c a ea b d  e a    C   a   c    e       

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 d b bA     e a  b  C              e a         

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Matematik e          a b                          

Cevap Anahtarı B ADBCCDEADCDDCDBACCCBCCDDEBDDDCCAABBBBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 0 3 0
HİKÂYE 1 0 1 0
TİYATRO 1 0 0 0
ROMAN 3 1 0 33
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

MİLLİ MÜCADELE 4 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 0 33
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

SAYILAR 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 2 0 0 0
TÜREV 4 0 0 0
İNTEGRAL 3 0 0 0
TRİGONOMETRİ 3 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 3 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

GİRESUN / TİREBOLU / TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN BAYIR 231 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
185,646 188,270 1 2 2 444 45122

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

SAY
172,813 209,440 1 1 1 596 65865

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

EA
191,100 191,840 1 1 1 412 44785

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

Katılımlar: 5 9 9 760 93614

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,15 0,08 0,81

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 1,10 0,72 1,82

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,80 1,81 2,00

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,15 0,08 0,78

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 13 8,75 22 3,20 2,69 5,41

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 1,20 1,69 1,36

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 1,35 2,03 1,26

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,20 0,67 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,10 0,61 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,55 0,56 0,56

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,35 0,19 0,00

Sosyal-2 40 8 11 5,25 13 3,75 5,75 4,40

Toplam: 280 64 51 51,80 19 44,60 46,13 66,84

Edebiyat-Sosyal-1 cceeDcE         eE   c BAcAACBbb ACcaBb 

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2 Ec CbA daABdCec e d D               bcB       

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
ROMAN 3 1 0 33
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 0 3 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

MİLLİ MÜCADELE 4 3 1 75
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 1 0 33
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

GİRESUN / TİREBOLU / TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NECMİHAN HIDIROĞLU 130 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
159,591 188,270 4 8 8 655 68223

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

SAY
172,813 209,440 1 1 1 596 65865

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

EA
163,743 191,840 4 7 7 625 69527

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

Katılımlar: 5 9 9 760 93614

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,15 0,08 0,81

Edebiyat 18 1 2 0,50 3 1,10 0,72 1,82

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 1,80 1,81 2,00

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 0,15 0,08 0,78

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 15 0,25 1 3,20 2,69 5,41

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 1,20 1,69 1,36

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 1,35 2,03 1,26

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,20 0,67 0,64

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,10 0,61 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,55 0,56 0,56

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,35 0,19 0,00

Sosyal-2 40 7 6 5,50 14 3,75 5,75 4,40

Toplam: 280 55 48 43,55 16 44,60 46,13 66,84

Edebiyat-Sosyal-1 dbecD ac         E      dccAa d e Cc  ce

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2    Ce  d   Aa edA cCDA             C          

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
TİYATRO 1 0 0 0
ROMAN 3 1 0 33
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 0 2 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 2 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 0 3 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

MİLLİ MÜCADELE 4 1 0 25
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 2 1 67
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

GİRESUN / TİREBOLU / TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN CAN KILIÇ 173 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,696 188,270 3 6 6 621 63718

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

SAY
172,813 209,440 1 1 1 596 65865

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

EA
173,320 191,840 3 4 4 552 60707

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

Katılımlar: 5 9 9 760 93614

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,15 0,08 0,81

Edebiyat 18 2 3 1,25 7 1,10 0,72 1,82

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,80 1,81 2,00

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 0,15 0,08 0,78

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 11 3,25 8 3,20 2,69 5,41

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 1,20 1,69 1,36

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 1,35 2,03 1,26

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,20 0,67 0,64

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,10 0,61 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,55 0,56 0,56

Felsefe (Seçmeli) 6 2 1 1,75 29 0,35 0,19 0,00

Sosyal-2 40 5 4 4,00 10 3,75 5,75 4,40

Toplam: 280 55 42 45,05 16 44,60 46,13 66,84

Edebiyat-Sosyal-1 beADeE Ccc    e    E    dC c   a  e a   

Cevap Anahtarı A ECADBEECEDBBAECADCAECBEDACAAABCCAACECEBB

Sosyal-2        d        c D    D        cA        CE d

Cevap Anahtarı A CCAEDAABCABADCCBACDABAADECAECDBBAACEDCBACACEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 1 2 10
HİKÂYE 1 0 1 0
TİYATRO 1 0 0 0
ROMAN 3 1 0 33
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 1 0 50
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

MİLLİ MÜCADELE 4 0 0 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT TÜRKİYE GENELİ

GİRESUN / TİREBOLU / TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE DEMİR 203 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
171,688 188,270 2 4 4 547 57761

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

SAY
172,813 209,440 1 1 1 596 65865

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

EA
180,918 191,840 2 2 2 488 53655

Puanı Hesaplanan: 9 9 759 92602

Katılımlar: 5 9 9 760 93614

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 6 1 5 -0,25 -4 0,15 0,08 0,81

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 1,10 0,72 1,82

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,80 1,81 2,00

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,15 0,08 0,78

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 10 5,50 14 3,20 2,69 5,41

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 1,20 1,69 1,36

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 1,35 2,03 1,26

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,20 0,67 0,64

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,10 0,61 0,58

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,55 0,56 0,56

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,35 0,19 0,00

Sosyal-2 40 5 4 4,00 10 3,75 5,75 4,40

Toplam: 280 57 41 47,30 17 44,60 46,13 66,84

Edebiyat-Sosyal-1 cceeDcE         eE   c  AcAACBb     a   

Cevap Anahtarı B AECBDEEEDCBABECAAEDCEDCBAAAACBCCAACEBBEC

Sosyal-2  c     d AB         D           c  Cb B       

Cevap Anahtarı B EDACCAABCABACBDCABACDAADEECCADBBAADCCEBACADCCE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

ŞİİR 10 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
TİYATRO 1 0 0 0
ROMAN 3 1 0 33
ÖĞRETİCİ METİNLER 2 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 2 2 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 2 1 1 50
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 4 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

MİLLİ MÜCADELE 4 2 0 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 3 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
BİREY VE TOPLUM 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 2 0 1 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
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