
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 66 66 94 31622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,7212,88 17,50 2,90 1,15 2,61 1,76 1,76 1,32 2,28 1,31 1,95 3,45 0,69 3,27 0,02 0,02 0,02 7,41 3,49 6,53 0,80 0,56 0,66 1,41 1,70 0,99 1,40 1,02 1,14 0,98 0,88 0,76 43,1325,46 36,75 245,980

Okul Ortalaması 6,42 11,48 3,55 1,30 1,79 0,86 0,73 1,64 0,32 0,44 1,08 0,17 1,55 0,73 1,36 0,00 0,00 0,00 1,42 3,00 0,67 0,17 0,58 0,02 0,42 1,33 0,09 0,27 0,80 0,07 0,18 0,59 0,03 12,9023,02 7,14 139,890

KATILIMLAR

1 2532 SEDAT AYDIN 11D 17 14 13,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 37 19 32,25 237,710 17258

2 147 KEMAL KIR 12E 24 13 20,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 0 1,00 33 24 27,00 220,883 20578

3 221 MUHAMMET SAAKİ PATAN12D 21 16 17,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 31 20 26,00 218,310 21080

4 226 AKKAYA 12B 11 4 10,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 23 5 21,75 206,385 23118

5 130 NECMİHAN HIDIROĞLU 12E 15 8 13,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 22 9 19,75 199,955 24167

6 152 KAAN DEMİRAL   14 18 9,50 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 26 28 19,00 198,125 24424

7 231 DOĞUKAN BAYIR 12E 14 22 8,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 9 21 3,75 2 8 0,00 3 4 2,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 37 74 18,50 196,865 24605

8 119 SALİH ALARÇİN 12E 10 13 6,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 22 21 16,75 191,778 25291

9 164 BARIŞ ŞAHİN 12D 13 19 8,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 22 28 15,00 186,198 26022

10 199 YUSUF SAĞIR 11D 11 16 7,00 3 2 2,50 5 0 5,00 19 18 14,50 184,880 26192

11 201 İSA GÜNEŞ 12E 11 10 8,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 0 1,00 18 14 14,50 184,685 26230

12 137 SAMET AKHİSARLIOĞLU12D 16 10 13,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 18 14 14,50 184,035 26309

13 173 RAMAZAN CAN KILIÇ 12E 16 8 14,00 0 1 -0,25 16 9 13,75 181,705 26603

14 95 VOLKAN GÜNDÜZ 12C 6 8 4,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 16 12 13,00 180,730 26719

15 2504 MAHMUT DEMİRCİ 11A 6 5 4,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 16 13 12,75 179,858 26815

16 188 ÖMER ARSLAN MERAL 12D 7 10 4,50 1 0 1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 15 11 12,25 178,410 26978

17 139 UFUK ZIVALI 12 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 1 11,75 177,128 27122

18 2509 ONUR EMRE TEJİN 11A 6 6 4,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 0 7 -1,75 3 4 2,00 1 2 0,50 18 27 11,25 175,420 27304

19 153 MEHMET AKDOĞAN 12D 8 11 5,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 1 0,75 14 13 10,75 173,813 27477

20 2534 SÜLEYMAN EKİZ 11E 6 5 4,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 14 16 10,00 171,643 27693

21 2511 EGE KERİM 11E 12 28 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 8 22 2,50 1 9 -1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 32 88 10,00 171,550 27704

22 2503 KEREM SAKAL 11E 2 9 -0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 13 13 9,75 171,548 27706

23 312 YAVUZHAN KEÇECİOĞLU11A 5 9 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 13 14 9,50 170,443 27808

24 2512 SERKAN YERLİKAYA 11E 5 6 3,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 12 13 8,75 167,960 28056

25 124 YASİN ZIVALI 12D 8 9 5,75 3 0 3,00 11 9 8,75 167,678 28083

26 2520 ESAT KANBER 11E 9 11 6,25 3 0 3,00 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 9 -0,25 0 2 -0,50 16 30 8,50 166,838 28172

27 2538 TÜMER MERT AYDIN 11E 11 29 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 26 -2,50 4 6 2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 30 90 7,50 164,213 28406

28 311 ALİ YILMAZ 11A 8 10 5,50 1 0 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 11 14 7,50 163,925 28457

29 92 İKRAM CAN GENÇKAYA 12E 6 11 3,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 11 17 6,75 161,953 28638
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 66 66 94 31622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,7212,88 17,50 2,90 1,15 2,61 1,76 1,76 1,32 2,28 1,31 1,95 3,45 0,69 3,27 0,02 0,02 0,02 7,41 3,49 6,53 0,80 0,56 0,66 1,41 1,70 0,99 1,40 1,02 1,14 0,98 0,88 0,76 43,1325,46 36,75 245,980

Okul Ortalaması 6,42 11,48 3,55 1,30 1,79 0,86 0,73 1,64 0,32 0,44 1,08 0,17 1,55 0,73 1,36 0,00 0,00 0,00 1,42 3,00 0,67 0,17 0,58 0,02 0,42 1,33 0,09 0,27 0,80 0,07 0,18 0,59 0,03 12,9023,02 7,14 139,890

KATILIMLAR

30 161 YASİN EMRE TEMİZ 12A 6 4 5,00 2 2 1,50 1 3 0,25 9 9 6,75 161,735 28661

31 2539 ÖZKAN EFE YAŞAR 11B 3 5 1,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 12 22 6,50 161,473 28685

32 2519 ENES YILDIZ 11A 6 10 3,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 8 1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 15 35 6,25 160,410 28786

33 2513 ERAY KOÇ 11A 5 7 3,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 12 24 6,00 159,748 28852

34 2542 BATUHAN ŞATIR 11A 7 6 5,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 9 13 5,75 158,650 28927

35 2525 METEHAN KÖSE 11A 7 6 5,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 9 13 5,75 158,650 28927

36 148 KAZIM YILMAZ 12A 5 8 3,00 2 2 1,50 1 2 0,50 8 12 5,00 156,710 29098

37 2522 SALİH AKÇA 11B 5 13 1,75 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 4 2,00 11 27 4,25 154,608 29282

38 184 FURKAN KARA 12E 2 8 0,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 7 12 4,00 154,080 29326

39 196 KAAN BEKTAŞ 12E 0 3 -0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 5 3,75 153,423 29388

40 4 NURULLAH YILMAZ 11E 2 8 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 8 17 3,75 153,305 29402

41 2528 MİRAÇ EREN TEMİZ 11A 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 8 3,00 151,083 29608

42 227 GÖRKEM KERİM KÖSE 11B 5 12 2,00 1 0 1,00 6 12 3,00 150,800 29642

43 243 ŞÜR Ü KARA 12C 2 5 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 6 14 2,50 149,453 29741

44 123 KORKMAZ CEBECİ 12E 3 6 1,50 1 0 1,00 4 6 2,50 149,355 29754

45 0 MEHMET KANBO 12E 5 10 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 7 18 2,50 149,225 29765

46 114 DOGUKAN SAHİN 12A 2 3 1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 4 9 1,75 147,123 29928

47 2537 EREN YANIK 11B 9 30 1,50 9 30 1,50 146,335 29983

48 2515 BATUHAN KAYA 11E 1 7 -0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 6 19 1,25 145,833 30011

49 2523 GÜRKAN GÜNDÜZ 11B 2 16 -2,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 4 12 1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 12 44 1,00 145,300 30058

50 181 ARDA YÜRÜMEZ 12A 4 9 1,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 6 20 1,00 144,783 30094

51 151 YASİN KERTMEN 12A 4 10 1,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 7 0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 9 33 0,75 144,090 30134

52 203 SEVDEDEMİR 12E 1 2 0,50 1 2 0,50 143,445 30159

53 2540 ÖMER ASAF AYA LI 11B 4 9 1,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 0 7 -1,75 1 2 0,50 9 37 -0,25 140,968 30290

54 5892 ARDA TONGAZ 11E 2 19 -2,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 6 40 -4,00 130,268 30484

55 2521 EVREN KAHYAOĞLU 11B 2 18 -2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 9 0,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 6 44 -5,00 127,175 30496

56 5893 AZİZ BAKİ URAL 11D 1 5 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 7 16 3,00

57 2507 ERH N ÇALIK 11B 3 12 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 7 19 2,25

58 169 FATİH KORKMAZ 12D 2 11 -0,75 2 3 1,25 4 14 0,50
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 66 66 94 31622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,7212,88 17,50 2,90 1,15 2,61 1,76 1,76 1,32 2,28 1,31 1,95 3,45 0,69 3,27 0,02 0,02 0,02 7,41 3,49 6,53 0,80 0,56 0,66 1,41 1,70 0,99 1,40 1,02 1,14 0,98 0,88 0,76 43,1325,46 36,75 245,980

Okul Ortalaması 6,42 11,48 3,55 1,30 1,79 0,86 0,73 1,64 0,32 0,44 1,08 0,17 1,55 0,73 1,36 0,00 0,00 0,00 1,42 3,00 0,67 0,17 0,58 0,02 0,42 1,33 0,09 0,27 0,80 0,07 0,18 0,59 0,03 12,9023,02 7,14 139,890

KATILIMLAR

59 2524 SEYİT YILM* 11B 5 32 -3,00 3 0 3,00 8 32 0,00

60 308 SONER KARAKOÇ 11E 5 25 -1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 9 -0,25 0 1 -0,25 12 49 -0,25

61 0 SABİREÇAKIR 12D 1 17 -3,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 22 -0,50

62 5894 FAHRİCAN KARA 11E 1 7 -0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 16 -1,00

63 97 KAAN GÖK 12A 0 4 -1,00 0 4 -1,00

64 0 UMUT DEMİR 12A 1 5 -0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 14 -1,50

65 233 BERAT DURDU 11D 5 32 -3,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 9 46 -2,50

66 160 ARDA SELİM YAMAK 12E 5 34 -3,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 26 -2,50 2 8 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 16 98 -8,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 66 66 94 31622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,7212,88 17,50 2,90 1,15 2,61 1,76 1,76 1,32 2,28 1,31 1,95 3,45 0,69 3,27 0,02 0,02 0,02 7,41 3,49 6,53 0,80 0,56 0,66 1,41 1,70 0,99 1,40 1,02 1,14 0,98 0,88 0,76 43,1325,46 36,75 245,980

Okul Ortalaması 6,42 11,48 3,55 1,30 1,79 0,86 0,73 1,64 0,32 0,44 1,08 0,17 1,55 0,73 1,36 0,00 0,00 0,00 1,42 3,00 0,67 0,17 0,58 0,02 0,42 1,33 0,09 0,27 0,80 0,07 0,18 0,59 0,03 12,9023,02 7,14 139,890

SINIF:   

KATILIMLAR

1 152 KAAN DEMİRAL   14 18 9,50 3 1 2,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 26 28 19,00 198,125 24424

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 66 66 94 31622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,7212,88 17,50 2,90 1,15 2,61 1,76 1,76 1,32 2,28 1,31 1,95 3,45 0,69 3,27 0,02 0,02 0,02 7,41 3,49 6,53 0,80 0,56 0,66 1,41 1,70 0,99 1,40 1,02 1,14 0,98 0,88 0,76 43,1325,46 36,75 245,980

Okul Ortalaması 6,42 11,48 3,55 1,30 1,79 0,86 0,73 1,64 0,32 0,44 1,08 0,17 1,55 0,73 1,36 0,00 0,00 0,00 1,42 3,00 0,67 0,17 0,58 0,02 0,42 1,33 0,09 0,27 0,80 0,07 0,18 0,59 0,03 12,9023,02 7,14 139,890

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 2504 MAHMUT DEMİRCİ 11A 6 5 4,75 2 2 1,50 2 1 1,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 16 13 12,75 179,858 26815

2 2509 ONUR EMRE TEJİN 11A 6 6 4,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 0 7 -1,75 3 4 2,00 1 2 0,50 18 27 11,25 175,420 27304

3 312 YAVUZHAN KEÇECİOĞLU11A 5 9 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 13 14 9,50 170,443 27808

4 311 ALİ YILMAZ 11A 8 10 5,50 1 0 1,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 11 14 7,50 163,925 28457

5 2519 ENES YILDIZ 11A 6 10 3,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 8 1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 15 35 6,25 160,410 28786

6 2513 ERAY KOÇ 11A 5 7 3,25 1 2 0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 12 24 6,00 159,748 28852

7 2542 BATUHAN ŞATIR 11A 7 6 5,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 9 13 5,75 158,650 28927

8 2525 METEHAN KÖSE 11A 7 6 5,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 9 13 5,75 158,650 28927

9 2528 MİRAÇ EREN TEMİZ 11A 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 8 3,00 151,083 29608

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 66 66 94 31622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,7212,88 17,50 2,90 1,15 2,61 1,76 1,76 1,32 2,28 1,31 1,95 3,45 0,69 3,27 0,02 0,02 0,02 7,41 3,49 6,53 0,80 0,56 0,66 1,41 1,70 0,99 1,40 1,02 1,14 0,98 0,88 0,76 43,1325,46 36,75 245,980

Okul Ortalaması 6,42 11,48 3,55 1,30 1,79 0,86 0,73 1,64 0,32 0,44 1,08 0,17 1,55 0,73 1,36 0,00 0,00 0,00 1,42 3,00 0,67 0,17 0,58 0,02 0,42 1,33 0,09 0,27 0,80 0,07 0,18 0,59 0,03 12,9023,02 7,14 139,890

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 2539 ÖZKAN EFE YAŞAR 11B 3 5 1,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 12 22 6,50 161,473 28685

2 2522 SALİH AKÇA 11B 5 13 1,75 1 4 0,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 4 2,00 11 27 4,25 154,608 29282

3 227 GÖRKEM KERİM KÖSE 11B 5 12 2,00 1 0 1,00 6 12 3,00 150,800 29642

4 2537 EREN YANIK 11B 9 30 1,50 9 30 1,50 146,335 29983

5 2523 GÜRKAN GÜNDÜZ 11B 2 16 -2,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 4 12 1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 3 0,25 12 44 1,00 145,300 30058

6 2540 ÖMER ASAF AYA LI 11B 4 9 1,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 1 1,75 0 7 -1,75 1 2 0,50 9 37 -0,25 140,968 30290

7 2521 EVREN KAHYAOĞLU 11B 2 18 -2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 9 0,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 6 44 -5,00 127,175 30496

8 2507 ERH N ÇALIK 11B 3 12 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 7 19 2,25

9 2524 SEYİT YILM* 11B 5 32 -3,00 3 0 3,00 8 32 0,00
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 66 66 94 31622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,7212,88 17,50 2,90 1,15 2,61 1,76 1,76 1,32 2,28 1,31 1,95 3,45 0,69 3,27 0,02 0,02 0,02 7,41 3,49 6,53 0,80 0,56 0,66 1,41 1,70 0,99 1,40 1,02 1,14 0,98 0,88 0,76 43,1325,46 36,75 245,980

Okul Ortalaması 6,42 11,48 3,55 1,30 1,79 0,86 0,73 1,64 0,32 0,44 1,08 0,17 1,55 0,73 1,36 0,00 0,00 0,00 1,42 3,00 0,67 0,17 0,58 0,02 0,42 1,33 0,09 0,27 0,80 0,07 0,18 0,59 0,03 12,9023,02 7,14 139,890

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 2532 SEDAT AYDIN 11D 17 14 13,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 37 19 32,25 237,710 17258

2 199 YUSUF SAĞIR 11D 11 16 7,00 3 2 2,50 5 0 5,00 19 18 14,50 184,880 26192

3 5893 AZİZ BAKİ URAL 11D 1 5 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 7 16 3,00

4 233 BERAT DURDU 11D 5 32 -3,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 9 46 -2,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 66 66 94 31622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,7212,88 17,50 2,90 1,15 2,61 1,76 1,76 1,32 2,28 1,31 1,95 3,45 0,69 3,27 0,02 0,02 0,02 7,41 3,49 6,53 0,80 0,56 0,66 1,41 1,70 0,99 1,40 1,02 1,14 0,98 0,88 0,76 43,1325,46 36,75 245,980

Okul Ortalaması 6,42 11,48 3,55 1,30 1,79 0,86 0,73 1,64 0,32 0,44 1,08 0,17 1,55 0,73 1,36 0,00 0,00 0,00 1,42 3,00 0,67 0,17 0,58 0,02 0,42 1,33 0,09 0,27 0,80 0,07 0,18 0,59 0,03 12,9023,02 7,14 139,890

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 2534 SÜLEYMAN EKİZ 11E 6 5 4,75 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 14 16 10,00 171,643 27693

2 2511 EGE KERİM 11E 12 28 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 8 22 2,50 1 9 -1,25 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 32 88 10,00 171,550 27704

3 2503 KEREM SAKAL 11E 2 9 -0,25 2 0 2,00 1 2 0,50 4 0 4,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 13 13 9,75 171,548 27706

4 2512 SERKAN YERLİKAYA 11E 5 6 3,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 12 13 8,75 167,960 28056

5 2520 ESAT KANBER 11E 9 11 6,25 3 0 3,00 1 3 0,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 9 -0,25 0 2 -0,50 16 30 8,50 166,838 28172

6 2538 TÜMER MERT AYDIN 11E 11 29 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 26 -2,50 4 6 2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 2 4 1,00 30 90 7,50 164,213 28406

7 4 NURULLAH YILMAZ 11E 2 8 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 8 17 3,75 153,305 29402

8 2515 BATUHAN KAYA 11E 1 7 -0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 6 19 1,25 145,833 30011

9 5892 ARDA TONGAZ 11E 2 19 -2,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 6 40 -4,00 130,268 30484

10 308 SONER KARAKOÇ 11E 5 25 -1,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 9 -0,25 0 1 -0,25 12 49 -0,25

11 5894 FAHRİCAN KARA 11E 1 7 -0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 16 -1,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 66 66 94 31622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,7212,88 17,50 2,90 1,15 2,61 1,76 1,76 1,32 2,28 1,31 1,95 3,45 0,69 3,27 0,02 0,02 0,02 7,41 3,49 6,53 0,80 0,56 0,66 1,41 1,70 0,99 1,40 1,02 1,14 0,98 0,88 0,76 43,1325,46 36,75 245,980

Okul Ortalaması 6,42 11,48 3,55 1,30 1,79 0,86 0,73 1,64 0,32 0,44 1,08 0,17 1,55 0,73 1,36 0,00 0,00 0,00 1,42 3,00 0,67 0,17 0,58 0,02 0,42 1,33 0,09 0,27 0,80 0,07 0,18 0,59 0,03 12,9023,02 7,14 139,890

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 139 UFUK ZIVALI 12 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 12 1 11,75 177,128 27122

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 66 66 94 31622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,7212,88 17,50 2,90 1,15 2,61 1,76 1,76 1,32 2,28 1,31 1,95 3,45 0,69 3,27 0,02 0,02 0,02 7,41 3,49 6,53 0,80 0,56 0,66 1,41 1,70 0,99 1,40 1,02 1,14 0,98 0,88 0,76 43,1325,46 36,75 245,980

Okul Ortalaması 6,42 11,48 3,55 1,30 1,79 0,86 0,73 1,64 0,32 0,44 1,08 0,17 1,55 0,73 1,36 0,00 0,00 0,00 1,42 3,00 0,67 0,17 0,58 0,02 0,42 1,33 0,09 0,27 0,80 0,07 0,18 0,59 0,03 12,9023,02 7,14 139,890

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 161 YASİN EMRE TEMİZ 12A 6 4 5,00 2 2 1,50 1 3 0,25 9 9 6,75 161,735 28661

2 148 KAZIM YILMAZ 12A 5 8 3,00 2 2 1,50 1 2 0,50 8 12 5,00 156,710 29098

3 114 DOGUKAN SAHİN 12A 2 3 1,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 4 9 1,75 147,123 29928

4 181 ARDA YÜRÜMEZ 12A 4 9 1,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 6 20 1,00 144,783 30094

5 151 YASİN KERTMEN 12A 4 10 1,50 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 7 0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 9 33 0,75 144,090 30134

6 97 KAAN GÖK 12A 0 4 -1,00 0 4 -1,00

7 0 UMUT DEMİR 12A 1 5 -0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 14 -1,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 66 66 94 31622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,7212,88 17,50 2,90 1,15 2,61 1,76 1,76 1,32 2,28 1,31 1,95 3,45 0,69 3,27 0,02 0,02 0,02 7,41 3,49 6,53 0,80 0,56 0,66 1,41 1,70 0,99 1,40 1,02 1,14 0,98 0,88 0,76 43,1325,46 36,75 245,980

Okul Ortalaması 6,42 11,48 3,55 1,30 1,79 0,86 0,73 1,64 0,32 0,44 1,08 0,17 1,55 0,73 1,36 0,00 0,00 0,00 1,42 3,00 0,67 0,17 0,58 0,02 0,42 1,33 0,09 0,27 0,80 0,07 0,18 0,59 0,03 12,9023,02 7,14 139,890

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 226 AKKAYA 12B 11 4 10,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 23 5 21,75 206,385 23118

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 66 66 94 31622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,7212,88 17,50 2,90 1,15 2,61 1,76 1,76 1,32 2,28 1,31 1,95 3,45 0,69 3,27 0,02 0,02 0,02 7,41 3,49 6,53 0,80 0,56 0,66 1,41 1,70 0,99 1,40 1,02 1,14 0,98 0,88 0,76 43,1325,46 36,75 245,980

Okul Ortalaması 6,42 11,48 3,55 1,30 1,79 0,86 0,73 1,64 0,32 0,44 1,08 0,17 1,55 0,73 1,36 0,00 0,00 0,00 1,42 3,00 0,67 0,17 0,58 0,02 0,42 1,33 0,09 0,27 0,80 0,07 0,18 0,59 0,03 12,9023,02 7,14 139,890

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 95 VOLKAN GÜNDÜZ 12C 6 8 4,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 16 12 13,00 180,730 26719

2 243 ŞÜR Ü KARA 12C 2 5 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 6 14 2,50 149,453 29741

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 66 66 94 31622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,7212,88 17,50 2,90 1,15 2,61 1,76 1,76 1,32 2,28 1,31 1,95 3,45 0,69 3,27 0,02 0,02 0,02 7,41 3,49 6,53 0,80 0,56 0,66 1,41 1,70 0,99 1,40 1,02 1,14 0,98 0,88 0,76 43,1325,46 36,75 245,980

Okul Ortalaması 6,42 11,48 3,55 1,30 1,79 0,86 0,73 1,64 0,32 0,44 1,08 0,17 1,55 0,73 1,36 0,00 0,00 0,00 1,42 3,00 0,67 0,17 0,58 0,02 0,42 1,33 0,09 0,27 0,80 0,07 0,18 0,59 0,03 12,9023,02 7,14 139,890

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 221 MUHAMMET SAAKİ PATAN12D 21 16 17,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 31 20 26,00 218,310 21080

2 164 BARIŞ ŞAHİN 12D 13 19 8,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 22 28 15,00 186,198 26022

3 137 SAMET AKHİSARLIOĞLU12D 16 10 13,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 18 14 14,50 184,035 26309

4 188 ÖMER ARSLAN MERAL 12D 7 10 4,50 1 0 1,00 2 1 1,75 5 0 5,00 15 11 12,25 178,410 26978

5 153 MEHMET AKDOĞAN 12D 8 11 5,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 1 0,75 14 13 10,75 173,813 27477

6 124 YASİN ZIVALI 12D 8 9 5,75 3 0 3,00 11 9 8,75 167,678 28083

7 169 FATİH KORKMAZ 12D 2 11 -0,75 2 3 1,25 4 14 0,50

8 0 SABİREÇAKIR 12D 1 17 -3,25 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 5 22 -0,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2 66 66 94 31622

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,7212,88 17,50 2,90 1,15 2,61 1,76 1,76 1,32 2,28 1,31 1,95 3,45 0,69 3,27 0,02 0,02 0,02 7,41 3,49 6,53 0,80 0,56 0,66 1,41 1,70 0,99 1,40 1,02 1,14 0,98 0,88 0,76 43,1325,46 36,75 245,980

Okul Ortalaması 6,42 11,48 3,55 1,30 1,79 0,86 0,73 1,64 0,32 0,44 1,08 0,17 1,55 0,73 1,36 0,00 0,00 0,00 1,42 3,00 0,67 0,17 0,58 0,02 0,42 1,33 0,09 0,27 0,80 0,07 0,18 0,59 0,03 12,9023,02 7,14 139,890

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 147 KEMAL KIR 12E 24 13 20,75 2 3 1,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 0 1,00 33 24 27,00 220,883 20578

2 130 NECMİHAN HIDIROĞLU 12E 15 8 13,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 22 9 19,75 199,955 24167

3 231 DOĞUKAN BAYIR 12E 14 22 8,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 9 21 3,75 2 8 0,00 3 4 2,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 37 74 18,50 196,865 24605

4 119 SALİH ALARÇİN 12E 10 13 6,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 1 1,75 22 21 16,75 191,778 25291

5 201 İSA GÜNEŞ 12E 11 10 8,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 0 1,00 18 14 14,50 184,685 26230

6 173 RAMAZAN CAN KILIÇ 12E 16 8 14,00 0 1 -0,25 16 9 13,75 181,705 26603

7 92 İKRAM CAN GENÇKAYA 12E 6 11 3,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 11 17 6,75 161,953 28638

8 184 FURKAN KARA 12E 2 8 0,00 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 7 12 4,00 154,080 29326

9 196 KAAN BEKTAŞ 12E 0 3 -0,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 5 3,75 153,423 29388

10 123 KORKMAZ CEBECİ 12E 3 6 1,50 1 0 1,00 4 6 2,50 149,355 29754

11 0 MEHMET KANBO 12E 5 10 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 7 18 2,50 149,225 29765

12 203 SEVDEDEMİR 12E 1 2 0,50 1 2 0,50 143,445 30159

13 160 ARDA SELİM YAMAK 12E 5 34 -3,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 26 -2,50 2 8 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 16 98 -8,50
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FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

198,125 77,24
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

    -  152
KAAN DEMİRAL 120 26 28 66 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24424.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 6 20 24424 % 77,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 18 8 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız dbbecaC    A    AbDbcdCADAdEAdeCCbaEadBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız eADD ece E DBCBcAeCC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız      c    C              b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız a  a                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 10 11 45

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

163,925 89,99
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11A  -  311
ALİ YILMAZ 120 11 14 95 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28457.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 28 28 53 28457 % 89,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 10 22 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız ebcacae DcC eACcEAAE                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız D    aEe e       C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız  a                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 2 0 9

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

158,650 91,48
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11A  -  2542
BATUHAN ŞATIR 120 9 13 98 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 34 34 59 28927 % 91,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız cbECBaa C  A e c E              C       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız eb Dde ea                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız  B                       e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 1 1 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

160,410 91,03
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11A  -  2519
ENES YILDIZ 120 15 35 70 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28786.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 32 32 57 28786 % 91,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 10 24 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız ebE c  d  eA  EA  b   C D   e   a d  b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız  A D  b  a eB c   a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 8 19 1,00 % 3

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 4 11 25 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız  c  A e b   d e  a  Cb  D   a  ed b   C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız Dba c Ea d b  e  a c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 3 4 14

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 2 2 20

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

159,748 91,24
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11A  -  2513
ERAY KOÇ 120 12 24 84 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28852.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 33 33 58 28852 % 91,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız bEc  b  c   eA  E A     d      C      d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız D ee  E c  a c     d     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız  c A e     c   a    C                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız bDc c   bBD a b  c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 1 2 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 1 33

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

179,858 84,80
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11A  -  2504
MAHMUT DEMİRCİ 120 16 13 91 12 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26815.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 15 15 35 26815 % 84,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız dAb c C C eA       Ac C                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız eADa C e E     AAaCC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız           C e   B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız a  b e              

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 2 1 9

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 2 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

158,650 91,48
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11A  -  2525
METEHAN KÖSE 120 9 13 98 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 34 34 59 28927 % 91,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 6 27 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız bEBcaaC e C  AC  c E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız Ddeb a e e               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız B            e                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 1 1 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

151,083 93,63
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11A  -  2528
MİRAÇ EREN TEMİZ 120 5 8 107 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 41 41 67 29608 % 93,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız  b                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız D  c aEe e  ac   CA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız  D                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız  a                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

175,420 86,34
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11A  -  2509
ONUR EMRE TEJİN 120 18 27 75 11 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27304.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 18 18 40 27304 % 86,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız Abcd C    C eA  c    Ac C               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız aeeADaECbe  a  aC AA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız                  B                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 13 3 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız baaecbdCaeDdCea E e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 2 1 9

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 2 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

170,443 87,94
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11A  -  312
YAVUZHAN KEÇECİOĞLU 120 13 14 93 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27808.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 23 23 47 27808 % 87,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 9 26 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız aebeBcb   BA   Ac  A   e        d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 4 12 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız cc D Cee E         C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız  B                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız   DC dE             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 2 1 9

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 1 1 50

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

146,335 94,82
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11B  -  2537
EREN YANIK 120 9 30 81 1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 47 47 73 29983 % 94,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 30 1 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız ceaaecCdeaBdeedcAEccadb DAedbCaCebbdeCdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 6 15 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

0,000 96,48
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11B  -  2507
ERH N ÇALIK 120 7 19 94 2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 56 56 82 30509 % 96,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 12 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız Ab  Db  b a  A   c b  adbeb d           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 7 9 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız DbcAadECdad              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 8 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

127,175 96,44
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11B  -  2521
EVREN KAHYAOĞLU 120 6 44 70 -5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30496.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 55 55 81 30496 % 96,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 18 20 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız   c ae b ae  a e  b ae A e b C ae b  e d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 8 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız d   d    ae  b c a e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 9 18 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 9 28 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız A  e D  b  be ae b C d a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız e ad a d b a   d bE 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 2 10 9

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 2 0 67

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 2 0

SAYILAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 4 10

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 2 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

150,800 93,74
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11B  -  227
GÖRKEM KERİM KÖSE 120 6 12 102 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29642.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 42 42 68 29642 % 93,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 12 23 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız  AbaBc c aBd c A d A ed b d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız    D                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 2 5 9

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

145,300 95,05
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11B  -  2523
GÜRKAN GÜNDÜZ 120 12 44 64 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30058.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 49 49 75 30058 % 95,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 16 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız Aac bdeba dacdebbAcb                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 6 11 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız a c  B d e a D B  b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 12 14 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 12 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız a cdBC   aec   bD d be D  ba            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız a Dac bda D a  d Bad

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 1 1 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 4 10

MANTIK 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

OPTİK 2 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

140,968 95,79
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11B  -  2540
ÖMER ASAF AYA LI 120 9 37 74 -0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30290.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 53 53 79 30290 % 95,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız ceaCa b aEBdbDb                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 18 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız aeccbddcaEcadbeAeebd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız A            e             A            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 7 0 -1,75 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 9 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız aeadbdaBeb          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 2 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

161,473 90,71
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11B  -  2539
ÖZKAN EFE YAŞAR 120 12 22 86 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28685.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 31 31 56 28685 % 90,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız BAaCcea  b                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız aebb deB  Db    dBCC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız eaDC  baDcb  bd B  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 1 0 50

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

154,608 92,60
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11B  -  2522
SALİH AKÇA 120 11 27 82 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 37 37 63 29282 % 92,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 13 22 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız Ab ee aeebbdBAbDaAca                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız DcadaabCAe  aca          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız aD AebcA                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 1 1 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

0,000 96,48
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11B  -  2524
SEYİT YILM* 120 8 32 80 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 56 56 82 30509 % 96,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 32 3 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız AcaecbadecbadeCbd eacbdeabcb  AdBeabdeaB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız DA A                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 3 16 14

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

0,000 96,48
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11D  -  5893
AZİZ BAKİ URAL 120 7 16 97 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 56 56 82 30509 % 96,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız   b    c b Ad a                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız Bd Dc b   b    cb        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız  Bc                      a  bc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız D           CbC     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

0,000 96,48
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11D  -  233
BERAT DURDU 120 9 46 65 -2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 56 56 82 30509 % 96,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 32 3 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız AbBecdbacdecaAbDE cda e acbdeabdcabceedd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 14 2 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız bbBbaec bcaacDcce AA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 0 19 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

237,710 54,58
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11D  -  2532
SEDAT AYDIN 120 37 19 64 32 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(17258.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 3 17258 % 54,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız AbcBcbC Dc E AdbbAAEDABeCdDA Ed daaE    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız DdBAD ECccCBaDBBCCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 0 27 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 0 37 3,00 % 8

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız                  B   C     B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız  D  E           c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 10 6 45

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 0 10

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

184,880 82,83
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11D  -  199
YUSUF SAĞIR 120 19 18 83 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 10 27 26192 % 82,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 16 13 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız Bbbece  CEdA c cAEcbBdCb c E   C    aeBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız BbDDd          AABCC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 6 9 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

130,268 96,40
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11E  -  5892
ARDA TONGAZ 120 6 40 74 -4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30484.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 54 54 80 30484 % 96,40

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 19 19 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız d BcaeeCa daecd bce e    b     e     a d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 10 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız e aAb ce d  a ea   c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 5 24 -0,25 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız  b    A     e c      a   e          a  C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız  ea  a      a  C  b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 6 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 3 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

145,833 94,91
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11E  -  2515
BATUHAN KAYA 120 6 19 95 1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30011.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 48 48 74 30011 % 94,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız  ba c e C e    e    e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız  A a  c      a     C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız A  b     c   c  c    A    E            a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız a    c   d         a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 1 33

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

171,550 87,61
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11E  -  2511
EGE KERİM 120 32 88 0 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27704.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 21 21 44 27704 % 87,61

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 28 0 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız AbaBabCacbabaACabAbcDbccCcbABabCBbcbacbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 13 0 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız abcAbccCdcCcDDccCdcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 22 0 2,50 % 8

Geometri 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Matematik 40 9 31 0 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız BabcBCdbbcBbdCabcdbAbbcbcDcBbbbcBabbabbb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 6 0 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 4 16 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız bacBaCabcBabbbabaBab

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 7 15 32

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 3 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

SAYILAR 2 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 2 8 20

MANTIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 4 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 2 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

166,838 89,09
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11E  -  2520
ESAT KANBER 120 16 30 74 8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28172.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 26 26 50 28172 % 89,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 11 20 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız abbeBDeaCEBcCebdAEcA                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız BAD  a BdbDbeadb         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 9 19 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 9 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız bdbAdceBd b e                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız a  b                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 2 2 9

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYILAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

0,000 96,48
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11E  -  5894
FAHRİCAN KARA 120 3 16 101 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 56 56 82 30509 % 96,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız Ab  ad b   c c      e                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız b   c  C  b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız e   c    b                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız a e  C e            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 1 0 50

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

171,548 87,62
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11E  -  2503
KEREM SAKAL 120 13 13 94 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27706.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 22 22 45 27706 % 87,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 9 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız  bb  a  b  A aEe  ce   c                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız  A D ec  E      ABCC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız  c AA                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız D         bD        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 0 4 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

153,305 92,98
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11E  -  4
NURULLAH YILMAZ 120 8 17 95 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 40 40 66 29402 % 92,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız  bb    c a A  b                 Cc  ae  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız BcbDdCeBa ab   A         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız                 B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız a  b                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 2 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

167,960 88,72
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11E  -  2512
SERKAN YERLİKAYA 120 12 13 95 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28056.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 24 24 48 28056 % 88,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız bE B   b     A  Ee  Dd b c              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız D  AcdEac a D  B C A     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız d                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız  a                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 1 4 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

0,000 96,48
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11E  -  308
SONER KARAKOÇ 120 12 49 59 -0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 56 56 82 30509 % 96,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 25 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız bbcaDbedabdbacdecAbcbedAbeDAcb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 14 1 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız DdecbaE edacbDcebCAb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 9 19 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 9 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız cbdAeCbdaac                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız  a                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 4 8 18

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

SAYILAR 2 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

171,643 87,58
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11E  -  2534
SÜLEYMAN EKİZ 120 14 16 90 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 20 20 43 27693 % 87,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 5 29 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız BbdCca  CE A   c       A                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız ad D  d  E cB B c bC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız   b            aB        a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız       a  d    C B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 1 1 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 1 33

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 2 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

164,213 89,83
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

11E  -  2538
TÜMER MERT AYDIN 120 30 90 0 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 27 27 52 28406 % 89,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 29 0 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız adbCBabdCacebDbdebceeACbedcaeCBdeDcEaeBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız ecaDbecBaEebaaceABdC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 26 0 -2,50 % 0

Geometri 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Matematik 40 8 32 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız cabbbaecbadbaebcBdACacecabEbcdbebeAcaECD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 15 0 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız abDebadBabdabEaEcDdc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 6 16 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 2 33

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 2 0

SAYILAR 2 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 2 8 20

MANTIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 3 25

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 2 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

177,128 85,77
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12  -  139
UFUK ZIVALI 120 12 1 107 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27122.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 17 17 39 27122 % 85,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız BbEC                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 0 16 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız                 ABCC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız  BD A A         B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 2 0 67

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

144,783 95,17
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  181
ARDA YÜRÜMEZ 120 6 20 94 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30094.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 50 50 76 30094 % 95,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız  bE  c  d dAb   bEcA       a    d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız ebDDb                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 5 25 -1,25 % 0

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 0 7 33 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız    b   a  d    b         d      c   e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız                  c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 2 2 9

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 2 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

147,123 94,64
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  114
DOGUKAN SAHİN 120 4 9 107 1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29928.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 46 46 72 29928 % 94,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız   c  c   b A   A                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız Bb   ae B bbc            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 1 0 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

0,000 96,48
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  97
KAAN GÖK 120 0 4 116 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 56 56 82 30509 % 96,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız dda c                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

156,710 92,02
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  148
KAZIM YILMAZ 120 8 12 100 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29098.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 36 36 61 29098 % 92,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 8 27 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız BAde cC acdA    cE b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız eADe ac  E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 1 1 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

0,000 96,48
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  0
UMUT DEMİR 120 2 14 104 -1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 56 56 82 30509 % 96,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız  bd     ab d   A                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız  eb                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız  c        d     c b                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 3 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız a Db       b        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 1 0 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

161,735 90,64
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  161
YASİN EMRE TEMİZ 120 9 9 102 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28661.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 30 30 55 28661 % 90,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız  bEacDCEC aA                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız eA DdCdce                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

144,090 95,29
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12A  -  151
YASİN KERTMEN 120 9 33 78 0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30134.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 51 51 77 30134 % 95,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 7 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 10 26 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız cAEecbCa d dCba e                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 10 9 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız cdceA b ca cdd           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 7 21 0,25 % 1

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 7 31 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız ABc bce bad                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız acD b a D b a       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 2 1 67

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

SAYILAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

206,385 73,11
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12B  -  226
AKKAYA 120 23 5 92 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(23118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 17 23118 % 73,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız BbEC       A      b BAC DA Ec   dD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız  A D  d        AABCC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 0 25 5,00 % 17

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız  BD A A         B                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 6 2 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 2 0 67

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 0 33

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

149,453 94,05
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12C  -  243
ŞÜR Ü KARA 120 6 14 100 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29741.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 43 43 69 29741 % 94,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız ba  a e e    A   A                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız Dbcc           c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız B      A           c                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız  a   C     bd      c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 1 0 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 1 0 50

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

180,730 84,49
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12C  -  95
VOLKAN GÜNDÜZ 120 16 12 92 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 14 14 34 26719 % 84,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 2 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 8 26 4,00 % 10

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız   dec     eA     c c eC DA Ee  C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız  cDDACd          BCC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız  B  A           B c                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız a                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 5 4 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

186,198 82,29
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  164
BARIŞ ŞAHİN 120 22 28 70 15 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26022.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 9 26 26022 % 82,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 19 8 8,25 % 21

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız AddBDab D    Adc AeEcbceCADc Ed eacdCaCa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız D ecD ECdd  c  BCCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız                  e                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız  e   bb             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 8 12 36

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 1 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

0,000 96,48
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  169
FATİH KORKMAZ 120 4 14 102 0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 56 56 82 30509 % 96,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 11 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız Adcdc b   aaeAd de                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız                abCcA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

173,813 86,89
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  153
MEHMET AKDOĞAN 120 14 13 93 10 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(27477.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 19 19 41 27477 % 86,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 11 21 5,25 % 13

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız Bbbecc  aaBA  c  EbAe CbDA              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız       c        AABCC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız D   a               

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 5 3 23

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

218,310 66,66
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  221
MUHAMMET SAAKİ PATAN 120 31 20 69 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21080.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 3 15 21080 % 66,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız bbcBDCe   bEeAdcdbAEDbBeCADABaACBCEdeDdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız eAeAD          BbCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız BD     Ae                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 1 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

178,410 85,31
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  188
ÖMER ARSLAN MERAL 120 15 11 94 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26978.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 16 16 36 26978 % 85,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 10 23 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız  b cc e   C  eac   EDbcbC DA E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız     DBE  c     BCCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 6 3 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

0,000 96,48
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  0
SABİREÇAKIR 120 5 22 93 -0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 56 56 82 30509 % 96,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 17 22 -3,25 % 0

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız bdcdc a   a aedcdAdbeb           d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız De A B  c   b  a C e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 1 4 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

184,035 83,20
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  137
SAMET AKHİSARLIOĞLU 120 18 14 88 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26309.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 12 12 29 26309 % 83,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız BAbbcDC d  A  aAAE AeeCeDA EA  C    a Bd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız  b        b   cb B C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 10 5 45

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

167,678 88,81
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  124
YASİN ZIVALI 120 11 9 100 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28083.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 25 25 49 28083 % 88,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 9 23 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız Bb CB   a aA     E bc CbeA E    dc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız                A B C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 4 4 18

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

0,000 96,48
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  160
ARDA SELİM YAMAK 120 16 98 6 -8 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 56 56 82 30509 % 96,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 34 1 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız bbdcceddcbeE AbDbeedcdBdeebccdeCdbbadcdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 13 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız cbcdceaCedbcDed          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 26 0 -2,50 % 0

Geometri 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 34 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız dcAbdCeccddbabcCbeddCdebdcbeddcDebbAcded

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 6 0 -1,50 % 0

TYT Fen 20 3 17 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız acbdbCddEcDbacbddecb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 2 20 9

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 3 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 3 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

SAYILAR 2 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 2 8 20

MANTIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 4 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 1 1 50

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

196,865 77,81
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  231
DOĞUKAN BAYIR 120 37 74 9 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 7 22 24605 % 77,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 22 4 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız BbbCBcC CE e  bAAEbAcbdceAccAbedacbEcCdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız eAbDACeeacDDabe          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 21 0 3,75 % 13

Geometri 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 29 0 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız dcbdeeAcCeddeDCadcAeCdbEaCbAdcaacD*eCcab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 5 0 -0,25 % 0

TYT Fen 20 6 14 0 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız caeCbBEaDbCeacdbcaEa

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 7 15 32

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 3 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 1 67

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

SAYILAR 2 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

PROBLEMLER 10 5 5 50

MANTIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 2 0 100

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

154,080 92,74
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  184
FURKAN KARA 120 7 12 101 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29326.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 38 38 64 29326 % 92,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız bbc    C  a cA         e ba             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız DbB Dd bc                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız  D     A                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 3 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

161,953 90,56
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  92
İKRAM CAN GENÇKAYA 120 11 17 92 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(28638.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 29 29 54 28638 % 90,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 11 23 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız bdBBcda    ccA  E eEDedd                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız  deA        b  caCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız        A                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız   a                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 2 3 9

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

184,685 82,95
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  201
İSA GÜNEŞ 120 18 14 88 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26230.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 11 11 28 26230 % 82,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 10 19 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız BbdaBcd   cA  EAeEDeddC  A EA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız eA ad     b    AABCC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız     A                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 7 3 32

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

153,423 92,94
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  196
KAAN BEKTAŞ 120 5 5 110 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29388.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 39 39 65 29388 % 92,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız  bd   a                                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 2 14 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız B DD e    D    c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız     A                                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

220,883 65,07
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  147
KEMAL KIR 120 33 24 63 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20578.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 13 20578 % 65,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız AdBdDdC   adBACDbAAEbbBACADAeEbCBCcECadB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 11 1 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız edcADBE caeBcDBadCbe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız  D                  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 15 7 68

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

149,355 94,09
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  123
KORKMAZ CEBECİ 120 4 6 110 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29754.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 44 44 70 29754 % 94,09

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız Abec Cb      Abb                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız       E                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

149,225 94,13
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  0
MEHMET KANBO 120 7 18 95 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(29765.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 45 45 71 29765 % 94,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 10 25 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız BbddBeCadEabeb A                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız dAcebCdadc               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 1 0 5

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

199,955 76,42
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  130
NECMİHAN HIDIROĞLU 120 22 9 89 19 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(24167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 5 18 24167 % 76,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız BebCcc     A    AEDAcACADAeEb e C     B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız B  D   eBED      B C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 10 4 45

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

181,705 84,13
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  173
RAMAZAN CAN KILIÇ 120 16 9 95 13 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 13 13 33 26603 % 84,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 8 16 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız bbBacCC     BAC EAbEDbBdCeDA E   C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız b                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 22 9 3 41

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

191,778 79,98
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  119
SALİH ALARÇİN 120 22 21 77 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(25291.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 8 8 25 25291 % 79,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 13 17 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A AEBBDCCCDECEBACDEAAEDABACADABEACBCEECDCB

Cevaplarınız AdcdDda   C  ddbb AbDbBACAeAa           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DABADBECABCBDDBBCCAAADCDE

Cevaplarınız a ebD Ea    a BaCCAA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BDAABCAADEBDCCDCDBEACCADEDEBEAADBEDABCDC

Cevaplarınız B            a C B                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DDDBECECEBDACDDCEBDE

Cevaplarınız Da B                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 22 6 4 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100

DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 1 1 10

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 1 0 50

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



FULL SERİSİ TYT DENEME SINAVI 2

143,445 95,37
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  203
SEVDEDEMİR 120 1 2 117 0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(30159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 52 52 78 30159 % 95,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 13 66 66 94 31622

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BAECBDCECEBACDEAAEDABACADABEACBCCDEEDCBC

Cevaplarınız cb C                                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADDACABBEDDBCBAABCCDADEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDAADABCDCEBDCDBEACCADEDCEAEBDBADABCECD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DDDCEBEBDACDCECEBDED

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 22 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0

DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

PROBLEMLER 10 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

OPTİK 2 0 0 0

ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
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