
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 46 119 352 7049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,21 11,18 7,41 3,42 4,53 2,29 2,60 3,55 1,71 1,14 1,60 0,74 2,40 1,35 2,06 4,93 5,85 3,47 1,27 3,85 0,31 1,24 2,51 0,61 2,02 2,23 1,46 29,23 36,65 20,06 159,370 189,880 116,350 173,770

Okul Ortalaması 3,46 9,15 1,17 1,48 4,33 0,40 1,02 2,41 0,42 0,30 1,07 0,04 0,74 1,28 0,42 1,54 4,30 0,47 0,80 2,54 0,17 0,35 1,37 0,01 0,35 0,78 0,15 10,04 27,23 3,25 85,500 100,480 66,080 111,140

KATILIMLAR

1 36 MUSTAFA YAĞIZ YILMAZ 10E 10 5 8,75 5 5 3,75 4 3 3,25 1 3 0,25 3 0 3,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 28 24 22,00 165,992 2823 226,203 2258 119,383 3175 164,262 3290

2 267 UMUT 10A 12 3 11,25 3 7 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 20 18 15,50 160,992 3032 196,006 3203 110,794 3879 191,241 2260

3 334 RIDVAN KEÇECİ 10A 7 7 5,25 4 4 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 16 17 11,75 140,492 4100 165,244 4226 113,970 3608 149,361 3964

4 301 ÖZKAN DÜZGÜN 10A 4 5 2,75 1 9 -1,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 12 19 7,25 130,852 4666 119,205 5900 130,950 2500 143,029 4285

5 292 VEDAT    AYDIN 10B 10 20 5,00 2 8 0,00 2 8 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 25 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 4 6 2,50 32 88 10,00 129,475 4749 150,793 4785 115,109 3507 126,969 5163

6 306 TUNAHAN TÜFEKCİ 10C 8 22 2,50 6 4 5,00 2 3 1,25 4 11 1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 23 52 10,00 128,962 4787 157,166 4536 108,735 4072 125,401 5263

7 222 ERCAN MANTARCI 10F 7 16 3,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 15 30 7,50 128,295 4822 133,656 5412 117,460 3321 136,833 4629

8 236 BEDİRHAN KORKMAZ 10A 4 6 2,50 4 5 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 11 14 7,50 124,570 5043 139,696 5221 110,480 3908 126,990 5156

9 256 ARDAK* A DE N İ    Z 10F 7 10 4,50 2 6 0,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 4 6 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 16 34 7,50 123,450 5117 140,950 5178 108,913 4055 125,067 5280

10 3 KORAY KIRTAY 10C 8 17 3,75 1 8 -1,00 2 7 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 17 42 6,50 122,310 5194 129,362 5588 114,304 3571 126,185 5192

11 29 A*A  I K       LI  Ç 10C 6 9 3,75 3 6 1,50 1 4 0,00 2 8 0,00 2 5 0,75 1 4 0,00 15 36 6,00 120,655 5308 135,715 5338 104,775 4515 126,185 5192

12 249 YUSUF DİNDAR 10B 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 7 8 5,00 118,537 5428 121,598 5835 112,382 3735 123,186 5356

13 265 HÜSEYİN KILIÇ 10A 3 4 2,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 7 11 4,25 118,010 5460 118,735 5912 110,794 3879 126,676 5176

14 337 ARDA BİRİNCİ 10A 5 25 -1,25 0 10 -2,50 3 5 1,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 10 19 5,25 1 9 -1,25 1 7 -0,75 2 5 0,75 25 86 3,50 117,602 5493 96,050 6481 128,714 2603 124,638 5289

15 293 HACI EFE ÇAK 10A 5 1 4,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 5 7 3,25 116,967 5526 123,636 5783 133,165 4867

16 331 YUNUS EMRE AKIN 10A 3 20 -2,00 3 7 1,25 4 6 2,50 1 2 0,50 4 4 3,00 2 6 0,50 17 45 5,75 115,340 5625 113,050 6109 124,127 2862 105,109 6168

17 282 MESUT CAN BEBEK 10F 5 6 3,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 7 14 3,50 113,862 5707 129,205 5593 122,852 5368

18 302 BEDİRHAN YANIK 10B 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 5 4 4,00 113,777 5711 114,618 6068 112,225 3750 114,618 5788

19 291 BAHADIR ERDEM YIGIN 10E 2 1 1,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 7 9 4,75 113,750 5713 126,519 5673 104,775 4515 112,225 5881

20 255 İSMAİL HAKKI KUGU 10E 4 10 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 9 25 2,75 112,462 5787 113,657 6097 105,715 4416 120,010 5501

21 297 KADİR AR F KANBUR 10B 2 4 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 7 13 3,75 111,725 5825 111,755 6139 113,030 3688 110,167 5969

22 300 BURAK KAYA 10A 3 3 2,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 6 11 3,25 111,492 5840 122,068 5824 115,715 5730

23 261 FURKAN YILDIZ 10F 1 2 0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 5 4 4,00 109,175 5947 125,736 5703 103,500 6207

24 332 YAVUZSELİM ZIVALI 10F 0 7 -1,75 3 7 1,25 4 3 3,25 1 6 -0,50 8 23 2,25 109,045 5955 95,736 6487 119,519 3169 108,442 6063

25 298 EYYÜP ENSAR AKYAVUZ 10E 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 8 1,00 103,115 6202 106,677 6288 103,500 6207

26 253 ERİM A* A 10B 3 9 0,75 3 3 2,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 12 -1,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 7 -0,75 12 42 1,50 101,935 6226 117,951 5937 98,892 6472

27 33 ALİ KERTMEN 10F 1 6 -0,50 0 2 -0,50 2 4 1,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 5 23 -0,75 100,792 6261 102,225 4773 106,363 6127

28 229 YALÇIN YANIK 10F 2 14 -1,50 3 6 1,50 1 3 0,25 5 14 1,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 12 47 0,25 100,520 6268 100,658 6419 100,951 4862 99,070 6469

29 46 HABİL DİNDAR 10B 6 8 4,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 12 -3,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 4 1,00 10 42 -0,50 99,967 6287 116,812 5990 108,871 6023
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 46 119 352 7049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,21 11,18 7,41 3,42 4,53 2,29 2,60 3,55 1,71 1,14 1,60 0,74 2,40 1,35 2,06 4,93 5,85 3,47 1,27 3,85 0,31 1,24 2,51 0,61 2,02 2,23 1,46 29,23 36,65 20,06 159,370 189,880 116,350 173,770

Okul Ortalaması 3,46 9,15 1,17 1,48 4,33 0,40 1,02 2,41 0,42 0,30 1,07 0,04 0,74 1,28 0,42 1,54 4,30 0,47 0,80 2,54 0,17 0,35 1,37 0,01 0,35 0,78 0,15 10,04 27,23 3,25 85,500 100,480 66,080 111,140

KATILIMLAR

30 315 HÜSEYİN YÜCEL 10E 3 9 0,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 6 27 -0,75 98,812 6315 98,892 6449 102,069 6249

31 305 MUHAMMET KILIÇASLAN 10C 2 5 0,75 1 10 -1,50 3 15 -0,75 96,182 6366 105,245 6317 95,716 6554

32 67 FURKAN  TOPKARA 10B 1 1 0,75 1 7 -0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 26 -2,50 94,297 6392 94,127 6506 100,480 6318

33 313 YUNUS EMRE KABAL 10F 1 14 -2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 5 29 -2,25 93,267 6400 108,735 4072 90,501 6710

34 31 FIPAT AHMED 10A 0 15 -3,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 14 0,50 2 6 0,50 1 7 -0,75 0 2 -0,50 10 53 -3,25 86,215 6454 78,600 6605 98,735 5003 77,012 6896

35 299 ERCAN KARADENİZ 10E 6 24 0,00 2 8 0,00 1 4 0,00 5 5 3,75 3 5 1,75 17 46 5,50 134,952 2323 100,010 6337

36 286 ZEYNEP EKMEKCİ 10E 3 12 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 10 26 3,50 127,010 5656 98,422 6489

37 274 MEHMET SEFA KEMAL 10F 3 15 -0,75 3 5 1,75 1 3 0,25 7 23 1,25 107,481 6266 94,775 6583

38 0 DOĞUKAN PEK KAFKEF 10C 2 7 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 6 20 1,00 104,932 6323 101,755 6256

39 316 MUHARREM ŞEN 10E 3 14 -0,50 2 6 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 8 -2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 10 40 0,00 106,050 6299 92,403 5202 83,814 6830

40 0 0 0 0,00 100,010 6337

41 63 ŞAHAN DEMİR 10E 0 1 -0,25 0 1 -0,25 98,265 6498

42 269 SAMET ŞAHİN 10F 3 17 -1,25 1 8 -1,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 3 2,25 1 0 1,00 8 34 -0,50 115,422 3485 86,520 6779

43 310 EREN VURAL 10C 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 11 -1,75 91,285 6679

44 177 YUNUS BLK 10B 0 2 -0,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 13 -2,25 96,520 6534

45 281 DOĞUŞ SAKAL 10F 0 15 -3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 0 6 -1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 3 32 -5,00 83,365 6593 64,306 7005

46 0 A  LEVK  * * N 10B 1 25 -5,25 2 5 0,75 3 7 1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 3 19 -1,75 9 61 -6,25 68,130 6620 52,247 7036
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 46 119 352 7049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,21 11,18 7,41 3,42 4,53 2,29 2,60 3,55 1,71 1,14 1,60 0,74 2,40 1,35 2,06 4,93 5,85 3,47 1,27 3,85 0,31 1,24 2,51 0,61 2,02 2,23 1,46 29,23 36,65 20,06 159,370 189,880 116,350 173,770

Okul Ortalaması 3,46 9,15 1,17 1,48 4,33 0,40 1,02 2,41 0,42 0,30 1,07 0,04 0,74 1,28 0,42 1,54 4,30 0,47 0,80 2,54 0,17 0,35 1,37 0,01 0,35 0,78 0,15 10,04 27,23 3,25 85,500 100,480 66,080 111,140

KATILIMLAR
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 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 46 119 352 7049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,21 11,18 7,41 3,42 4,53 2,29 2,60 3,55 1,71 1,14 1,60 0,74 2,40 1,35 2,06 4,93 5,85 3,47 1,27 3,85 0,31 1,24 2,51 0,61 2,02 2,23 1,46 29,23 36,65 20,06 159,370 189,880 116,350 173,770

Okul Ortalaması 3,46 9,15 1,17 1,48 4,33 0,40 1,02 2,41 0,42 0,30 1,07 0,04 0,74 1,28 0,42 1,54 4,30 0,47 0,80 2,54 0,17 0,35 1,37 0,01 0,35 0,78 0,15 10,04 27,23 3,25 85,500 100,480 66,080 111,140

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 0 0 0,00 100,010 6337
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 46 119 352 7049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,21 11,18 7,41 3,42 4,53 2,29 2,60 3,55 1,71 1,14 1,60 0,74 2,40 1,35 2,06 4,93 5,85 3,47 1,27 3,85 0,31 1,24 2,51 0,61 2,02 2,23 1,46 29,23 36,65 20,06 159,370 189,880 116,350 173,770

Okul Ortalaması 3,46 9,15 1,17 1,48 4,33 0,40 1,02 2,41 0,42 0,30 1,07 0,04 0,74 1,28 0,42 1,54 4,30 0,47 0,80 2,54 0,17 0,35 1,37 0,01 0,35 0,78 0,15 10,04 27,23 3,25 85,500 100,480 66,080 111,140

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 267 UMUT 10A 12 3 11,25 3 7 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 20 18 15,50 160,992 3032 196,006 3203 110,794 3879 191,241 2260

2 334 RIDVAN KEÇECİ 10A 7 7 5,25 4 4 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 16 17 11,75 140,492 4100 165,244 4226 113,970 3608 149,361 3964

3 301 ÖZKAN DÜZGÜN 10A 4 5 2,75 1 9 -1,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 12 19 7,25 130,852 4666 119,205 5900 130,950 2500 143,029 4285

4 236 BEDİRHAN KORKMAZ 10A 4 6 2,50 4 5 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 11 14 7,50 124,570 5043 139,696 5221 110,480 3908 126,990 5156

5 265 HÜSEYİN KILIÇ 10A 3 4 2,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 7 11 4,25 118,010 5460 118,735 5912 110,794 3879 126,676 5176

6 337 ARDA BİRİNCİ 10A 5 25 -1,25 0 10 -2,50 3 5 1,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 10 19 5,25 1 9 -1,25 1 7 -0,75 2 5 0,75 25 86 3,50 117,602 5493 96,050 6481 128,714 2603 124,638 5289

7 293 HACI EFE ÇAK 10A 5 1 4,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 5 7 3,25 116,967 5526 123,636 5783 133,165 4867

8 331 YUNUS EMRE AKIN 10A 3 20 -2,00 3 7 1,25 4 6 2,50 1 2 0,50 4 4 3,00 2 6 0,50 17 45 5,75 115,340 5625 113,050 6109 124,127 2862 105,109 6168

9 300 BURAK KAYA 10A 3 3 2,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 6 11 3,25 111,492 5840 122,068 5824 115,715 5730

10 31 FIPAT AHMED 10A 0 15 -3,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 14 0,50 2 6 0,50 1 7 -0,75 0 2 -0,50 10 53 -3,25 86,215 6454 78,600 6605 98,735 5003 77,012 6896

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 46 119 352 7049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,21 11,18 7,41 3,42 4,53 2,29 2,60 3,55 1,71 1,14 1,60 0,74 2,40 1,35 2,06 4,93 5,85 3,47 1,27 3,85 0,31 1,24 2,51 0,61 2,02 2,23 1,46 29,23 36,65 20,06 159,370 189,880 116,350 173,770

Okul Ortalaması 3,46 9,15 1,17 1,48 4,33 0,40 1,02 2,41 0,42 0,30 1,07 0,04 0,74 1,28 0,42 1,54 4,30 0,47 0,80 2,54 0,17 0,35 1,37 0,01 0,35 0,78 0,15 10,04 27,23 3,25 85,500 100,480 66,080 111,140

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 292 VEDAT    AYDIN 10B 10 20 5,00 2 8 0,00 2 8 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 25 -1,25 2 8 0,00 3 7 1,25 4 6 2,50 32 88 10,00 129,475 4749 150,793 4785 115,109 3507 126,969 5163

2 249 YUSUF DİNDAR 10B 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 7 8 5,00 118,537 5428 121,598 5835 112,382 3735 123,186 5356

3 302 BEDİRHAN YANIK 10B 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 1 1,75 5 4 4,00 113,777 5711 114,618 6068 112,225 3750 114,618 5788

4 297 KADİR AR F KANBUR 10B 2 4 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 7 13 3,75 111,725 5825 111,755 6139 113,030 3688 110,167 5969

5 253 ERİM A* A 10B 3 9 0,75 3 3 2,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 12 -1,00 1 4 0,00 1 2 0,50 1 7 -0,75 12 42 1,50 101,935 6226 117,951 5937 98,892 6472

6 46 HABİL DİNDAR 10B 6 8 4,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 12 -3,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 4 1,00 10 42 -0,50 99,967 6287 116,812 5990 108,871 6023

7 67 FURKAN  TOPKARA 10B 1 1 0,75 1 7 -0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 4 26 -2,50 94,297 6392 94,127 6506 100,480 6318

8 177 YUNUS BLK 10B 0 2 -0,50 1 7 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 13 -2,25 96,520 6534

9 0 A  LEVK  * * N 10B 1 25 -5,25 2 5 0,75 3 7 1,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 3 19 -1,75 9 61 -6,25 68,130 6620 52,247 7036
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 46 119 352 7049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,21 11,18 7,41 3,42 4,53 2,29 2,60 3,55 1,71 1,14 1,60 0,74 2,40 1,35 2,06 4,93 5,85 3,47 1,27 3,85 0,31 1,24 2,51 0,61 2,02 2,23 1,46 29,23 36,65 20,06 159,370 189,880 116,350 173,770

Okul Ortalaması 3,46 9,15 1,17 1,48 4,33 0,40 1,02 2,41 0,42 0,30 1,07 0,04 0,74 1,28 0,42 1,54 4,30 0,47 0,80 2,54 0,17 0,35 1,37 0,01 0,35 0,78 0,15 10,04 27,23 3,25 85,500 100,480 66,080 111,140

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 306 TUNAHAN TÜFEKCİ 10C 8 22 2,50 6 4 5,00 2 3 1,25 4 11 1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 23 52 10,00 128,962 4787 157,166 4536 108,735 4072 125,401 5263

2 3 KORAY KIRTAY 10C 8 17 3,75 1 8 -1,00 2 7 0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 17 42 6,50 122,310 5194 129,362 5588 114,304 3571 126,185 5192

3 29 A*A  I K       LI  Ç 10C 6 9 3,75 3 6 1,50 1 4 0,00 2 8 0,00 2 5 0,75 1 4 0,00 15 36 6,00 120,655 5308 135,715 5338 104,775 4515 126,185 5192

4 305 MUHAMMET KILIÇASLAN 10C 2 5 0,75 1 10 -1,50 3 15 -0,75 96,182 6366 105,245 6317 95,716 6554

5 0 DOĞUKAN PEK KAFKEF 10C 2 7 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 6 20 1,00 104,932 6323 101,755 6256

6 310 EREN VURAL 10C 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 11 -1,75 91,285 6679
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10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 46 119 352 7049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,21 11,18 7,41 3,42 4,53 2,29 2,60 3,55 1,71 1,14 1,60 0,74 2,40 1,35 2,06 4,93 5,85 3,47 1,27 3,85 0,31 1,24 2,51 0,61 2,02 2,23 1,46 29,23 36,65 20,06 159,370 189,880 116,350 173,770

Okul Ortalaması 3,46 9,15 1,17 1,48 4,33 0,40 1,02 2,41 0,42 0,30 1,07 0,04 0,74 1,28 0,42 1,54 4,30 0,47 0,80 2,54 0,17 0,35 1,37 0,01 0,35 0,78 0,15 10,04 27,23 3,25 85,500 100,480 66,080 111,140

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 36 MUSTAFA YAĞIZ YILMAZ 10E 10 5 8,75 5 5 3,75 4 3 3,25 1 3 0,25 3 0 3,00 1 2 0,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 28 24 22,00 165,992 2823 226,203 2258 119,383 3175 164,262 3290

2 291 BAHADIR ERDEM YIGIN 10E 2 1 1,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 7 9 4,75 113,750 5713 126,519 5673 104,775 4515 112,225 5881

3 255 İSMAİL HAKKI KUGU 10E 4 10 1,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 9 25 2,75 112,462 5787 113,657 6097 105,715 4416 120,010 5501

4 298 EYYÜP ENSAR AKYAVUZ 10E 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 8 1,00 103,115 6202 106,677 6288 103,500 6207

5 315 HÜSEYİN YÜCEL 10E 3 9 0,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 6 27 -0,75 98,812 6315 98,892 6449 102,069 6249

6 299 ERCAN KARADENİZ 10E 6 24 0,00 2 8 0,00 1 4 0,00 5 5 3,75 3 5 1,75 17 46 5,50 134,952 2323 100,010 6337

7 286 ZEYNEP EKMEKCİ 10E 3 12 0,00 1 2 0,50 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 10 26 3,50 127,010 5656 98,422 6489

8 316 MUHARREM ŞEN 10E 3 14 -0,50 2 6 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 8 -2,00 2 2 1,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 10 40 0,00 106,050 6299 92,403 5202 83,814 6830

9 63 ŞAHAN DEMİR 10E 0 1 -0,25 0 1 -0,25 98,265 6498
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10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 46 119 352 7049

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,21 11,18 7,41 3,42 4,53 2,29 2,60 3,55 1,71 1,14 1,60 0,74 2,40 1,35 2,06 4,93 5,85 3,47 1,27 3,85 0,31 1,24 2,51 0,61 2,02 2,23 1,46 29,23 36,65 20,06 159,370 189,880 116,350 173,770

Okul Ortalaması 3,46 9,15 1,17 1,48 4,33 0,40 1,02 2,41 0,42 0,30 1,07 0,04 0,74 1,28 0,42 1,54 4,30 0,47 0,80 2,54 0,17 0,35 1,37 0,01 0,35 0,78 0,15 10,04 27,23 3,25 85,500 100,480 66,080 111,140

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 222 ERCAN MANTARCI 10F 7 16 3,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 15 30 7,50 128,295 4822 133,656 5412 117,460 3321 136,833 4629

2 256 ARDAK* A DE N İ    Z 10F 7 10 4,50 2 6 0,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 4 6 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 16 34 7,50 123,450 5117 140,950 5178 108,913 4055 125,067 5280

3 282 MESUT CAN BEBEK 10F 5 6 3,50 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 7 14 3,50 113,862 5707 129,205 5593 122,852 5368

4 261 FURKAN YILDIZ 10F 1 2 0,50 2 0 2,00 2 2 1,50 5 4 4,00 109,175 5947 125,736 5703 103,500 6207

5 332 YAVUZSELİM ZIVALI 10F 0 7 -1,75 3 7 1,25 4 3 3,25 1 6 -0,50 8 23 2,25 109,045 5955 95,736 6487 119,519 3169 108,442 6063

6 33 ALİ KERTMEN 10F 1 6 -0,50 0 2 -0,50 2 4 1,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 5 23 -0,75 100,792 6261 102,225 4773 106,363 6127

7 229 YALÇIN YANIK 10F 2 14 -1,50 3 6 1,50 1 3 0,25 5 14 1,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 12 47 0,25 100,520 6268 100,658 6419 100,951 4862 99,070 6469

8 313 YUNUS EMRE KABAL 10F 1 14 -2,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 3 1,25 5 29 -2,25 93,267 6400 108,735 4072 90,501 6710

9 274 MEHMET SEFA KEMAL 10F 3 15 -0,75 3 5 1,75 1 3 0,25 7 23 1,25 107,481 6266 94,775 6583

10 269 SAMET ŞAHİN 10F 3 17 -1,25 1 8 -1,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 3 2,25 1 0 1,00 8 34 -0,50 115,422 3485 86,520 6779

11 281 DOĞUŞ SAKAL 10F 0 15 -3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 0 6 -1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 3 32 -5,00 83,365 6593 64,306 7005
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11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 91,90
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

  -  0

120 0 0 120 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 35 103 331 6478 % 91,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

117,602 77,93
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  337
ARDA BİRİNCİ 120 25 86 9 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5493.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 14 64 276 5493 % 77,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız abCdeACDcacbdbcbdbdebdcAceaeae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Coğrafya-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 6 21 3 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız bcdbabdedbd D*cd aBEcedc CbdEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 10 19 1 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız cdecBCeAECbdbDCeacbdbDaDbDb ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 21 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız deadCdabadbeacec  Cedbd eD C e

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 2 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 3 25

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 1 50

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 1 5 14

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 2 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

124,570 71,54
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  236
BEDİRHAN KORKMAZ 120 11 14 95 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5043.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 8 51 249 5043 % 71,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız cAaDbbeAC d                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 5 1 2,75 % 28

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız BEccAdAe bCb                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız  EBa   b                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 1 0 100

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

111,492 82,85
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  300
BURAK KAYA 120 6 11 103 3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5840.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 22 78 297 5840 % 82,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız     a d   B      d     A A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız Dcd a   b   b            CbeEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

86,215 91,56
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  31
FIPAT AHMED 120 10 53 57 -3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6454.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 34 102 330 6454 % 91,56

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 15 15 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız cdaceae b  b be  a  a    e b  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız  b a d c  C B    b c d a eE   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız D B  b de  a c a Ead b eabEcb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 1 7 2 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız ebd aaCb Ae  cDcadebb     c   

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 2 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 1 4 14

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 1 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

116,967 78,39
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  293
HACI EFE ÇAK 120 5 7 108 3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5526.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 15 65 279 5526 % 78,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 1 24 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız      A  D            e A A   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız      c ec             a   c c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

118,010 77,46
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  265
HÜSEYİN KILIÇ 120 7 11 102 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5460.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 13 61 273 5460 % 77,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız  cb     d          A AE      c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız                 ab       eEabC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız   BC                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız b e                           

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

130,852 66,19
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  301
ÖZKAN DÜZGÜN 120 12 19 89 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4666.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 4 38 228 4666 % 66,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız  b   A      b      A Bd  bd  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız aEdbcdaeba  b             bCEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 1 25 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız      C  d D D                E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız                       C  e    

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 0 50

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 2 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 0 25

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 1 0 14

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

140,492 58,16
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  334
RIDVAN KEÇECİ 120 16 17 87 11 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4100.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 27 201 4100 % 58,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız eAb DE c caE      d BAE      c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 4 2 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız cdBeAaA E       Ebd  b e eEBb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız    C    D                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 0 50

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 1 0 100

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 0 25

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

160,992 43,01
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  267
UMUT 120 20 18 82 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3032.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 12 141 3032 % 43,01

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 3 15 11,25 % 38

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız  c   A  DE  C aE   A BdABAE  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız aEdbcdBeAa db      E e b  beEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız      C    D                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız   b      d                    

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 2 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 0 25

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

115,340 79,80
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  331
YUNUS EMRE AKIN 120 17 45 58 5 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5625.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 16 69 285 5625 % 79,80

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 20 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız bDecadebDcecdbddbAcd       dbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız cbceBbeDbCBdaCdCdcBbDbe       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız AcDcBaCc                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız bBbddCac                      

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 2 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 91,90
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10B  -  0
A  LEVK  * * N 120 9 61 50 -6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 35 103 331 6478 % 91,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 25 4 -5,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız *  *eb*ebce*acBc*c**b** * dc*c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 0 4 1 -1,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 5 17 8 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız a AdB * c*c*DCadadBda*b *b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 19 8 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız Adb eaC bdc *ab*d* *bD*e*b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 2 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 3 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

113,777 81,02
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10B  -  302
BEDİRHAN YANIK 120 5 4 111 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5711.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 18 71 289 5711 % 81,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız      c               Ac       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız      C         c D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız   cCC                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

101,935 88,32
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10B  -  253
ERİM A* A 120 12 42 66 1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6226.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 26 92 320 6226 % 88,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız  b D a  C e  b ec  d A   c   e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız ecBDA    b  a b  D  a   b   c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız  aB db  b   a e  bc  d  a Ec d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 7 2 -0,75 % 0

TYT Fen 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız a  d  bc A E c    e a Ac edbca

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 2 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 1 2 25



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

94,297 90,68
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10B  -  67
FURKAN  TOPKARA 120 4 26 90 -2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 32 100 328 6392 % 90,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız                       a  B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 2 15 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız ad  eCbdba c    a   b  ccbEc d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız a                           ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız   a  b d  e   b            bDd

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 1 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

99,967 89,19
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10B  -  46
HABİL DİNDAR 120 10 42 68 -0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6287.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 29 95 323 6287 % 89,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 8 16 4,00 % 13

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız E CADb   b e   a b  Da A e  e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 1 11 18 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız c  ba e  da c a   cE     b   a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 12 18 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız c eda  b  a   d a  e c     ab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 2 4 4 1,00 % 10

TYT Fen 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız A  d  bc a e c    e a a A ce B

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 2 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 2 0 50



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

111,725 82,64
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10B  -  297
KADİR AR F KANBUR 120 7 13 100 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5825.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 21 77 296 5825 % 82,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız    bD C  be   a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız a c  E  c     d   B    a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız A  d        b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız  c   Ce    A                  

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

129,475 67,37
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10B  -  292
VEDAT    AYDIN 120 32 88 0 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4749.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 5 40 232 4749 % 67,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 20 0 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız abCcDeCbeaacCadbbAccbBEABAdabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız DbAecdcbceacbbaCecBaaDCbeaAabB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 25 0 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız dcabcaCbbeDbbeacaeDBabacdbcabE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 4 6 0 2,50 % 25

TYT Fen 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız ecDabdDceadbadbDDDadBDCdbbddAc

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 1 50

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 2 0 100

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 3 25

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 1 50

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 1 6 14

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 2 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 1 3 25



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 91,90
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10B  -  177
YUNUS BLK 120 1 13 106 -2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 35 103 331 6478 % 91,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız                           aa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız abdbad  eC         a      bb  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız             e                 

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

118,537 77,00
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10B  -  249
YUSUF DİNDAR 120 7 8 105 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5428.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 12 60 272 5428 % 77,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız          c  C          A  c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız  E      d  AD     e   ac     e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız      CC                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız             a                 

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

120,655 75,30
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10C  -  29
A*A  I K       LI  Ç 120 15 36 69 6 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5308.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 11 59 267 5308 % 75,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 9 15 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız bDdAeAdceadAC a    A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız a bdBdeaACcAcbb               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız b  a e AcCacb a               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız AcDbd a a  Ac be a            

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 2 25

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 3 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 91,90
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10C  -  0
DOĞUKAN PEK KAFKEF 120 6 20 94 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 35 103 331 6478 % 91,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız            ae  d   A A aec  d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız    Dc   a e         ab DebdBce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız b  d     A                 b  

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 1 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 91,90
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10C  -  310
EREN VURAL 120 1 11 108 -1 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 35 103 331 6478 % 91,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız  a    bae              d      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız bE          b   c e   a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız b                             

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

122,310 73,68
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10C  -  3
KORAY KIRTAY 120 17 42 61 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5194.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 10 56 259 5194 % 73,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 17 5 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız dDC  cbccE   EBabeddacdAaAEaec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 6 22 2 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız  adeacBebbBdbe debdEeDabbecCdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 1 1 8 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız ABb  d    d B                 

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 1 1 50

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

96,182 90,31
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10C  -  305
MUHAMMET KILIÇASLAN 120 3 15 102 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6366.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 31 98 326 6366 % 90,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız b  A c   aa  Ed               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız b Db  b a c e b a e c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 3 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

128,962 67,91
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10C  -  306
TUNAHAN TÜFEKCİ 120 23 52 45 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4787.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 42 235 4787 % 67,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 6 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız aAdbcEeAdbcEdAcbeddcabEcadbCEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 7 15 6,25 % 21

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız aEBDcCAdEbCadEb               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız cEadbAceDbaeCda               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız acedbaCEdbaceDb               

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 1 50

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 2 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 1 0 100

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 2 2 50

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

113,750 81,05
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  291
BAHADIR ERDEM YIGIN 120 7 9 104 4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 19 72 290 5713 % 81,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız      c                 A  E   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız a dA    c   e      b     CcbEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 1 28 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız                       C     c 

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 1 0 100

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 1 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 91,90
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  299
ERCAN KARADENİZ 120 17 46 57 5 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 35 103 331 6478 % 91,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız cbadbeaDccBAdEabbdcAbecAdddeac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız abdcaEdDbadcadE               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 5 5 0 3,75 % 38

Kimya 10 3 5 2 1,75 % 18

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 8 10 12 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız baDECaDbdEacBEaDea            

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 2 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 2 0 100

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

103,115 87,98
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  298
EYYÜP ENSAR AKYAVUZ 120 3 8 109 1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6202.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 25 91 319 6202 % 87,98

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız      A             c   b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız b       b        d E   d  c Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

98,812 89,59
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  315
HÜSEYİN YÜCEL 120 6 27 87 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6315.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 30 96 324 6315 % 89,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız  c Daaecac    BA c    d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız ac eb   d a  b  E   d    acaAb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız   c b                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız       ba Ad                c  

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 1 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

112,462 82,10
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  255
İSMAİL HAKKI KUGU 120 9 25 86 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5787.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 20 74 293 5787 % 82,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız a    c eDc dd  b  d    A Ac eB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 10 17 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız a   Bc  Aa  b a   cE     dc ad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız   e BCd                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız cab                           

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 91,90
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  316
MUHARREM ŞEN 120 10 40 70 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 35 103 331 6478 % 91,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız ec  a eb d c A  b  A  dacBc bb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız ab beCeAd   B   Eb  b   c   c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız e c     b e    b c   b    b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız e C  a   A   b e  bE  b c   a 

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 2 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 1 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

165,992 40,05
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  36
MUSTAFA YAĞIZ YILMAZ 120 28 24 68 22 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2823.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 8 127 2823 % 40,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 5 15 8,75 % 29

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız  Da DA  DE Ad  b   A   ABAc  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 13 11 6 10,25 % 34

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız bEdAeEBabCBbDC d  eE Dacb A EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız    a Cd                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Fen 30 4 6 20 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız  ab  eae            c    DE AB

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 1 0 100

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 2 0 50



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 91,90
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  63
ŞAHAN DEMİR 120 0 1 119 -0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 35 103 331 6478 % 91,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız  c                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Düşünme ve akıl yürütmede dili doğru kullanmanın önemini açıklar. 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 91,90
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  286
ZEYNEP EKMEKCİ 120 10 26 84 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 35 103 331 6478 % 91,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız bcbaDadca      e   e AEcc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız            d    Eb  CECaDadBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız e                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız ebCe  b  cd                   

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

100,792 88,82
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10F  -  33
ALİ KERTMEN 120 5 23 92 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6261.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 27 93 321 6261 % 88,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız  cec dae C b d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız A e cbdA                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 0 6 4 -1,50 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız Ae bd cb Ebc c ebc            

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 0 25

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

123,450 72,59
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10F  -  256
ARDAK* A DE N İ    Z 120 16 34 70 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 54 254 5117 % 72,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 10 13 4,50 % 15

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız e b D cdC  E c d  dbB  BD bC a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız ac DAbbd cdb d c D B          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız c  d    e      a              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 5 10 15 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız bECdacdcBA    Da   b        ca

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 0 50

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 91,90
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10F  -  281
DOĞUŞ SAKAL 120 3 32 85 -5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 35 103 331 6478 % 91,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 15 15 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız caedbeac   b d  a d  a c   e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız aE   c   ac Da  B  a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız  d b  b  e     a c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız  a  d  a  c   a               

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

128,295 68,41
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10F  -  222
ERCAN MANTARCI 120 15 30 75 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4822.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 7 45 239 4822 % 68,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 16 7 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız bdbbe a acB  ceAcBE B EcbeAd c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız Bcd  beA  bEcab  c  aECab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız   c    A   D     b  D         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 0 50

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 0 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 1 0 50

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 1 0 100

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

109,175 84,37
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10F  -  261
FURKAN YILDIZ 120 5 4 111 4 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5947.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 23 81 303 5947 % 84,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız         d          A  d       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 4 2 24 3,50 % 12

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız                      E D  EBcd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 91,90
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10F  -  274
MEHMET SEFA KEMAL 120 7 23 90 1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 35 103 331 6478 % 91,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız aAeeabebacac e A d A       e a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız BcB badAc                 acAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 2 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

113,862 80,96
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10F  -  282
MESUT CAN BEBEK 120 7 14 99 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5707.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 17 70 288 5707 % 80,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız   C  b     dCdBEdeB c         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız   b ac   a   C    Bc          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız   c                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız b        d                    

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 0 50

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 91,90
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10F  -  269
SAMET ŞAHİN 120 8 34 78 -0 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 35 103 331 6478 % 91,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 17 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız Dbbcbaabdc*ECbcbaacb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 8 1 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 11 18 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız edcbAbbcb a   d b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız cbc                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 3 4 2,25 % 23

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız DcCC b c  B                   

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 1 50

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 1 1 50

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 1 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Deprem dalgasını tanımlar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

100,520 88,92
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10F  -  229
YALÇIN YANIK 120 12 47 61 0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6268.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 28 94 322 6268 % 88,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız daebb CccbaddceEe             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız DEebcbB daaeDd                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 14 11 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız AdDaabCbEebbccadBac           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız cebb aD d ace b               

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 1 0 50

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 4 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 2 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

109,045 84,48
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10F  -  332
YAVUZSELİM ZIVALI 120 8 23 89 2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5955.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 24 82 304 5955 % 84,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız bcabba b                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız aEBDbdecab                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 3 23 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız edBdCA                      D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 6 3 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız bdCaced                       

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 0 25

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

93,267 90,79
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10F  -  313
YUNUS EMRE KABAL 120 5 29 86 -2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6400.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 33 101 329 6400 % 90,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 46 119 352 7049

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 14 15 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız bd e b  dac d  b e Ad b a c   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

TYT Sosyal 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız  a c  b beac  a c d a d   EB  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız  a C  e  A   c                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 2 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. 2 0 2 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 2 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0

Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 2 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 0

S D Y B%

Matematik-1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 1 25

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b  1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
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