
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT 1 22 22 368 43156

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4610,45 20,85 1,48 1,91 1,01 1,11 1,96 0,62 2,91 1,18 2,61 3,40 1,15 3,12 0,02 0,01 0,01 7,15 3,41 6,29 0,55 0,50 0,43 1,63 1,26 1,32 1,38 1,13 1,10 1,27 1,17 0,98 44,3624,13 38,34 252,970

Okul Ortalaması 9,41 10,59 6,76 0,77 1,23 0,47 0,73 1,50 0,35 0,59 0,95 0,35 2,50 1,82 2,05 0,00 0,00 0,00 0,41 0,59 0,26 0,00 0,00 0,00 0,14 0,32 0,06 0,00 0,09 -0,02 0,05 0,41 -0,06 14,6017,50 10,22 165,510

KATILIMLAR

1 231 DOĞUKAN BAYIR 12E 16 5 14,75 2 1 1,75 3 2 2,50 21 8 19,00 197,463 36713

2 130 NECMİHAN HIDIROĞLU 12E 15 8 13,00 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 22 13 18,75 196,935 36819

3 152 KAAN DEMİRAL 12D 17 19 12,25 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 25 27 18,25 195,483 37110

4 10 EFE KOCA 12D 15 19 10,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 23 25 16,75 191,253 37923

5 124 YASİN ZIVALI 12D 13 4 12,00 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 17 6 15,50 187,250 38589

6 160 ARDA SELİM YAMAK 12E 15 10 12,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 19 15 15,25 186,430 38724

7 147 KEMAL KIR 12E 12 8 10,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 13 14,75 185,235 38902

8 164 BARIŞ ŞAHİN 12D 13 14 9,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 20 22 14,50 184,555 38994

9 221 MUHAMMET SAAKİ PATAN12D 15 22 9,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 21 31 13,25 180,780 39502

10 137 SAMET AKHİSARLIOĞLU12D 9 12 6,00 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 16 15 12,25 178,215 39826

11 123 KORKMAZ CEBECİ 12E 9 5 7,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 13 11 10,25 171,948 40538

12 134 SABİRE ÇAKIR 12D 8 13 4,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 14 18 9,50 170,073 40693

13 166 YUNUS *R A AFAT 12D 6 14 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 14 23 8,25 166,580 40983

14 153 MEHMET AKDOĞAN 12D 9 9 6,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 11 14 7,50 163,763 41193

15 184 FURKAN KARA 12E 5 7 3,25 0 5 -1,25 2 0 2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 13 23 7,25 163,533 41210

16 173 RAMAZAN CAN KILIÇ 12E 7 11 4,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 10 20 5,00 156,538 41628

17 119 SALİH ALARÇİN 12E 8 10 5,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 8 12 5,00 156,375 41647

18 188 ÖMER ARSLAN MERAL 12D 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 8 14 4,50 155,643 41696

19 203 SEVDENURDEMİR 12E 6 12 3,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 9 22 3,50 152,170 41870

20 92 İKRAM CAN GENÇKAYA 12E 3 8 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 7 16 3,00 150,900 41927

21 169 FATİH KORKMAZ 12D 4 9 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 7 17 2,75 150,078 41960

22 156 MEHMET KANBO 12E 1 9 -1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 20 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT 1 22 22 368 43156

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4610,45 20,85 1,48 1,91 1,01 1,11 1,96 0,62 2,91 1,18 2,61 3,40 1,15 3,12 0,02 0,01 0,01 7,15 3,41 6,29 0,55 0,50 0,43 1,63 1,26 1,32 1,38 1,13 1,10 1,27 1,17 0,98 44,3624,13 38,34 252,970

Okul Ortalaması 9,41 10,59 6,76 0,77 1,23 0,47 0,73 1,50 0,35 0,59 0,95 0,35 2,50 1,82 2,05 0,00 0,00 0,00 0,41 0,59 0,26 0,00 0,00 0,00 0,14 0,32 0,06 0,00 0,09 -0,02 0,05 0,41 -0,06 14,6017,50 10,22 165,510

KATILIMLAR
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT 1 22 22 368 43156

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4610,45 20,85 1,48 1,91 1,01 1,11 1,96 0,62 2,91 1,18 2,61 3,40 1,15 3,12 0,02 0,01 0,01 7,15 3,41 6,29 0,55 0,50 0,43 1,63 1,26 1,32 1,38 1,13 1,10 1,27 1,17 0,98 44,3624,13 38,34 252,970

Okul Ortalaması 9,41 10,59 6,76 0,77 1,23 0,47 0,73 1,50 0,35 0,59 0,95 0,35 2,50 1,82 2,05 0,00 0,00 0,00 0,41 0,59 0,26 0,00 0,00 0,00 0,14 0,32 0,06 0,00 0,09 -0,02 0,05 0,41 -0,06 14,6017,50 10,22 165,510

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 152 KAAN DEMİRAL 12D 17 19 12,25 2 1 1,75 1 1 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 25 27 18,25 195,483 37110

2 10 EFE KOCA 12D 15 19 10,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 23 25 16,75 191,253 37923

3 124 YASİN ZIVALI 12D 13 4 12,00 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 17 6 15,50 187,250 38589

4 164 BARIŞ ŞAHİN 12D 13 14 9,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 20 22 14,50 184,555 38994

5 221 MUHAMMET SAAKİ PATAN12D 15 22 9,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 2 2,50 21 31 13,25 180,780 39502

6 137 SAMET AKHİSARLIOĞLU12D 9 12 6,00 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 16 15 12,25 178,215 39826

7 134 SABİRE ÇAKIR 12D 8 13 4,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 14 18 9,50 170,073 40693

8 166 YUNUS *R A AFAT 12D 6 14 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 1 0 1,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 14 23 8,25 166,580 40983

9 153 MEHMET AKDOĞAN 12D 9 9 6,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 11 14 7,50 163,763 41193

10 188 ÖMER ARSLAN MERAL 12D 1 5 -0,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 8 14 4,50 155,643 41696

11 169 FATİH KORKMAZ 12D 4 9 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 7 17 2,75 150,078 41960

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ HIZ VE RENK TYT 1 22 22 368 43156

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,4610,45 20,85 1,48 1,91 1,01 1,11 1,96 0,62 2,91 1,18 2,61 3,40 1,15 3,12 0,02 0,01 0,01 7,15 3,41 6,29 0,55 0,50 0,43 1,63 1,26 1,32 1,38 1,13 1,10 1,27 1,17 0,98 44,3624,13 38,34 252,970

Okul Ortalaması 9,41 10,59 6,76 0,77 1,23 0,47 0,73 1,50 0,35 0,59 0,95 0,35 2,50 1,82 2,05 0,00 0,00 0,00 0,41 0,59 0,26 0,00 0,00 0,00 0,14 0,32 0,06 0,00 0,09 -0,02 0,05 0,41 -0,06 14,6017,50 10,22 165,510

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 231 DOĞUKAN BAYIR 12E 16 5 14,75 2 1 1,75 3 2 2,50 21 8 19,00 197,463 36713

2 130 NECMİHAN HIDIROĞLU 12E 15 8 13,00 1 1 0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 22 13 18,75 196,935 36819

3 160 ARDA SELİM YAMAK 12E 15 10 12,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 19 15 15,25 186,430 38724

4 147 KEMAL KIR 12E 12 8 10,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 13 14,75 185,235 38902

5 123 KORKMAZ CEBECİ 12E 9 5 7,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 13 11 10,25 171,948 40538

6 184 FURKAN KARA 12E 5 7 3,25 0 5 -1,25 2 0 2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 13 23 7,25 163,533 41210

7 173 RAMAZAN CAN KILIÇ 12E 7 11 4,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 10 20 5,00 156,538 41628

8 119 SALİH ALARÇİN 12E 8 10 5,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 8 12 5,00 156,375 41647

9 203 SEVDENURDEMİR 12E 6 12 3,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 9 22 3,50 152,170 41870

10 92 İKRAM CAN GENÇKAYA 12E 3 8 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 7 16 3,00 150,900 41927

11 156 MEHMET KANBO 12E 1 9 -1,25 1 3 0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 20 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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HIZ VE RENK TYT 1

184,555 90,36
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  164
BARIŞ ŞAHİN 120 20 22 78 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38994.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 8 8 310 38994 % 90,36

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 14 13 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCE Eb  BE  debCEacdCccBb  E  CEa  e b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  EacC  bAea  cDaaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 1 40

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

191,253 87,87
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  10
EFE KOCA 120 23 25 72 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37923.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 4 4 300 37923 % 87,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 19 6 10,25 % 26

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AcCbeEc  BE  aeaCEacdCbcBCcDEdaCE cBbeb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  E    e b a   aCaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız       c DC          A                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 3 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 1 0 100

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

150,078 97,23
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  169
FATİH KORKMAZ 120 7 17 96 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 21 21 350 41960 % 97,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız ec E  b  BE  dbDba  dd                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız    e  e e a e aaaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 0 1 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

195,483 85,99
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  152
KAAN DEMİRAL 120 25 27 68 18 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 3 292 37110 % 85,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız eaCEdEc  dc AdDDCECaACcDBabDceECbaaBeab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  E bCC  d      CaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız C        e                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    c           e bb 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 3 40

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 4 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

163,763 95,45
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  153
MEHMET AKDOĞAN 120 11 14 95 7 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41193.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 14 14 337 41193 % 95,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 9 22 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız c A E     aECe C   ec baD ccB     B  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız      e         A aaD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız        b                                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız                    e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 0 2 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 1 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

180,780 91,53
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  221
MUHAMMET SAAKİ PATAN 120 21 31 68 13 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39502.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 9 9 315 39502 % 91,53

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 22 3 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız caACEbe   BddaeCcECCddcCDbacdEdbbEBDdbbD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d e  e e b     AaaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız  c  c CD   C                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 1 4 20

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 5 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 1 0 33

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 1 0 50

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

155,643 96,62
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  188
ÖMER ARSLAN MERAL 120 8 14 98 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41696.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 18 18 345 41696 % 96,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 5 34 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız eaC          d  b    d                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız cE   bc eeb    CaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız C                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    cd D             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

170,073 94,29
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  134
SABİRE ÇAKIR 120 14 18 88 9 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 12 12 331 40693 % 94,29

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 13 19 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız  cCaCb a dE eCcDbdb  C  B Eba        e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  a  C a A D  cDbaBD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 1 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 2 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 1 1 20

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 0 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

178,215 92,28
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  137
SAMET AKHİSARLIOĞLU 120 16 15 89 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(39826.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 10 10 317 39826 % 92,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 12 19 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız A Ca Eb   E  deDb a ee  Bb D  aCEa    b 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  Ea C D A      aaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 1 1 20

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 2 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

187,250 89,42
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  124
YASİN ZIVALI 120 17 6 97 15 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38589.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 5 5 305 38589 % 89,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 4 23 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız   A Ee    BEd  CD Ce A Cb E BE        C 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız          A     A aBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız            d                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 2 0 40

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 0 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

166,580 94,96
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12D  -  166
YUNUS *R A AFAT 120 14 23 83 8 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40983.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 13 13 336 40983 % 94,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 14 20 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız dcCcbE aBBE  dcc               Ca d aeab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız aE DbCaeAeD    aaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız b                                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız    d                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 1 0 20

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 3 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 1 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

186,430 89,73
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  160
ARDA SELİM YAMAK 120 19 15 86 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38724.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 6 306 38724 % 89,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 10 15 12,50 % 31

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız e CE ED     ebe eE eeCcDBC DEAECE   e d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız    e    dD   c aaBDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 1 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

197,463 85,07
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  231
DOĞUKAN BAYIR 120 21 8 91 19 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 287 36713 % 85,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEACE e   cEaD CDECCAAD Da           E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d C D          AaaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 1 1 20

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 0 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

163,533 95,49
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  184
FURKAN KARA 120 13 23 84 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41210.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 15 15 339 41210 % 95,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 7 28 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız acA E e  dc a      C    DE             e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız babceD   AcaBeCeeaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız a  d       e                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız b ED               e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 1 0 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 1 0 20

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 1 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

150,900 97,15
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  92
İKRAM CAN GENÇKAYA 120 7 16 97 3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41927.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 20 20 348 41927 % 97,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 3 8 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız B     a  C  d e  d b     E    b       ec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız     D b    D    aa D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız         e  C           b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız     b     e   d     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 0 0 0

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 1 0 20

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 1 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 1 0 33

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 1 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 1 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

185,235 90,14
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  147
KEMAL KIR 120 18 13 89 14 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(38902.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 7 7 308 38902 % 90,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 8 20 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız Ac E Eb   E Aa   E   C    Ebc  aEcEBCe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız  E b    A D C  aaBD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız          e                              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız                e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50

Paragrafın Yorumlanması 4 1 1 25

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 1 2 20

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 1 33

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

171,948 93,93
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  123
KORKMAZ CEBECİ 120 13 11 96 10 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(40538.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 11 11 330 40538 % 93,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 5 26 7,75 % 19

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cEACE  a  BEd ACDd d                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d     be A   c AaaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

0,000 98,42
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  156
MEHMET KANBO 120 5 20 95 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(42475.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 22 22 352 42475 % 98,42

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 1 9 30 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız ca  E   c  a                       cebba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 10 7 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız de DaDCabe ba     ee     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız        b          C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 0 33

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 3 0

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 1 0 100

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 1 0 100

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

196,935 85,32
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  130
NECMİHAN HIDIROĞLU 120 22 13 85 18 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(36819.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 288 36819 % 85,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız aEcCEb      a  CDE CcA C  EcdEA   a CE D

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız E e   ae A DBa  CaBD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100

Paragrafın Yorumlanması 4 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 3 0 60

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 2 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

156,538 96,46
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  173
RAMAZAN CAN KILIÇ 120 10 20 90 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41628.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 16 16 343 41628 % 96,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 7 11 22 4,25 % 11

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız AaC  ED  a   a  Cd  dd    a    CEba de  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız    c a  ce   BcaaaDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız                   a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 1 1 20

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 2 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0



HIZ VE RENK TYT 1

156,375 96,50
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  119
SALİH ALARÇİN 120 8 12 100 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41647.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 17 17 344 41647 % 96,50

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 10 22 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A BEACEDCBDCBECDACDECCAADCDEEDBEACAEBDCECD

Cevaplarınız cbeCED      e  bDE     C      d e  aCEaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EBCDDDCDDAEDBDCACEBDCABED

Cevaplarınız d                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BECEBBCDDAECAEDDDBBEDDEDACEDADBDBEBBBCDC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DEEDDADDCABCBEACBDCC

Cevaplarınız   d                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100

Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50

Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 1 0 20

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 2 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0



HIZ VE RENK TYT 1

152,170 97,02
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

12E  -  203
SEVDENURDEMİR 120 9 22 89 3 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(41870.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 19 19 346 41870 % 97,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 11 22 22 368 43156

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 6 12 22 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B ABCECEDDBBECACDDCECDACADBCEDEAECEDEBCDCA

Cevaplarınız A Cbb e  eE  a  Cd  dd     b   CEb  de  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BEDDCCDDADDECBDCEBDAEDABC

Cevaplarınız    c a  b a aBcaaaDA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CEBEBCBDDCAAEDEDBEBDADDEDDCEDADBBBEBCBCD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDDEADDADCBBECBADCCC

Cevaplarınız                   a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67

İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0

Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0

Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0

Paragrafın Yorumlanması 4 0 1 0

Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 5 1 0 20

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 1 2 17

Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0

Anlam ve Dil Bilgisiyle İlgili Ayrıntılar 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0

Oğuzların İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0

Fetih ve Fatih 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Zaman Kavramı (Yerel, Uluslararası ve Ulusal Saat) 1 0 0 0

Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0

Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100

İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0

Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Rasyonel Sayılar 2 0 0 0

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Sayı Basamakları 3 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Oran ve Orantı 2 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 3 0 0 0

Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0

Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0

Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 3 0 0 0

Periyodik Durumlar 1 0 0 0

Karışım Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Permütasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0

Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0

Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0

Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0

Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0

Mitozu açıklar. 1 0 0 0

Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
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