
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME 42 42 181 9777

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,56 11,94 8,58 4,53 3,58 3,63 1,81 4,01 0,81 2,58 1,62 2,18 2,12 1,48 1,75 4,50 6,09 2,97 2,30 2,98 1,55 0,68 2,26 0,12 1,94 3,57 1,05 32,02 37,53 22,64 209,050

Okul Ortalaması 5,02 9,55 2,64 2,17 3,40 1,32 0,79 2,52 0,15 1,00 1,24 0,69 1,57 1,21 1,27 1,40 5,05 0,14 0,76 2,31 0,18 0,29 1,64 -0,12 0,57 1,81 0,12 13,57 28,73 6,39 160,860

KATILIMLAR

1 334 RIDVAN KEÇECİ 10A 14 8 12,00 8 1 7,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 35 23 29,25 228,376 2994

2 36 MUSTAFA YAĞIZ YILMAZ 10E 11 9 8,75 7 3 6,25 3 3 2,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 3 4 2,00 31 27 24,25 213,848 3994

3 267 UMUT 10A 12 5 10,75 5 1 4,75 1 1 0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 25 15 21,25 204,470 4713

4 260 FURKAN YILDI Z 10F 11 14 7,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 4 2,00 22 22 16,50 190,624 5954

5 269 SAMET ŞAHİN 10F 11 11 8,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 18 20 13,00 179,996 6851

6 31 FIRAT AHMED 10A 10 10 7,50 3 5 1,75 1 4 0,00 1 3 0,25 4 5 2,75 19 27 12,25 177,849 7039

7 313 YUNUS EMRE KABAL 10F 8 11 5,25 4 2 3,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 7 -1,75 1 7 -0,75 0 4 -1,00 1 6 -0,50 22 42 11,50 175,797 7206

8 274 MEHMET SEFA KEMAL 10F 7 22 1,50 6 4 5,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 11 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 23 48 11,00 174,841 7300

9 0 MESUT CAN BEBEK 10F 7 7 5,25 1 0 1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 14 16 10,00 171,428 7582

10 265 HÜSEYİN KILIÇ 10A 8 8 6,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 15 20 10,00 171,220 7598

11 316 MUHARREM ŞEN 10E 4 10 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 1 7 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 17 29 9,75 171,174 7604

12 291 BAHADIR ERDEM YIGIN 10E 5 11 2,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 5 1,75 4 2 3,50 0 5 -1,25 0 7 -1,75 20 41 9,75 171,036 7613

13 298 EYYÜP ENSAR AKYAVUZ 10E 4 4 3,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 13 15 9,25 169,416 7734

14 229 YALÇIN YANIK 10F 14 14 10,50 2 7 0,25 0 6 -1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 17 32 9,00 167,689 7880

15 0 ARDA BULUT BİRİNCİ 10A 8 22 2,50 1 9 -1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 6 24 0,00 4 6 2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 28 83 7,25 163,569 8168

16 256 ARDAK * ADİZ 10F 8 15 4,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 13 -1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 5 -0,25 19 47 7,25 163,321 8187

17 0 HÜSEYİN YÜCEL 10E 4 4 3,00 1 1 0,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 9 8 7,00 162,652 8229

18 255 İSMAİL HAKKI KUĞU 10E 4 8 2,00 2 0 2,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 12 21 6,75 162,001 8269

19 249 YUSUF DİNDAR 10B 4 4 3,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 9 9 6,75 161,901 8276

20 263 DOĞUKAN PEK TÜRK 10C 1 2 0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 7 3 6,25 160,723 8361

21 293 HACI EFE ÇAK 10A 4 4 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 7 7 5,25 157,392 8560

22 33 ALİ KERTMEN 10F 5 7 3,25 3 4 2,00 0 6 -1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 12 27 5,25 157,329 8569

23 253 ERİ MAKÇA 10B 3 9 0,75 3 3 2,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 8 1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 14 37 4,75 156,181 8658

24 177 YUNUS EMRE B 10B 0 6 -1,50 4 3 3,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 7 11 4,25 155,011 8722

25 300 BURAK KAYA 10A 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 6 7 4,25 154,418 8757

26 301 ÖZKAN DÜZGN 10A 5 6 3,50 1 7 -0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 7 -0,75 2 4 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 12 33 3,75 152,898 8843

27 67 FURKAN  TOPKARA 10B 3 16 -1,00 4 3 3,25 0 6 -1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 7 0,25 1 8 -1,00 2 5 0,75 16 51 3,25 151,900 8894

28 297 KADİR ARİF KANBUR 10B 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 7 17 2,75 150,457 8960

29 276 OSMAN KADİR ŞEKER 10B 1 4 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 6 14 2,50 149,565 9011
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME 42 42 181 9777

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,56 11,94 8,58 4,53 3,58 3,63 1,81 4,01 0,81 2,58 1,62 2,18 2,12 1,48 1,75 4,50 6,09 2,97 2,30 2,98 1,55 0,68 2,26 0,12 1,94 3,57 1,05 32,02 37,53 22,64 209,050

Okul Ortalaması 5,02 9,55 2,64 2,17 3,40 1,32 0,79 2,52 0,15 1,00 1,24 0,69 1,57 1,21 1,27 1,40 5,05 0,14 0,76 2,31 0,18 0,29 1,64 -0,12 0,57 1,81 0,12 13,57 28,73 6,39 160,860

KATILIMLAR

30 292 VEDAT  AYDIN 10B 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 6 2,50 149,190 9037

31 3 KORAY K 10C 3 6 1,50 3 6 1,50 146,509 9154

32 0 ****İ A 10C 1 8 -1,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 7 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 9 31 1,25 145,928 9186

33 305 MUHAMMET KILIÇASLAN 10C 5 16 1,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 6 -1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 12 43 1,25 145,778 9192

34 264 MUHAMMED KILIÇARSLAN 10B 3 24 -3,00 3 7 1,25 2 8 0,00 1 2 0,50 2 1 1,75 7 18 2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 0 4 -1,00 21 81 0,75 144,555 9235

35 0 EREN VURAL 10C 1 3 0,25 1 2 0,50 2 5 0,75 144,222 9247

36 299 ERCAN KARADE NİZ 10E 2 8 0,00 3 7 1,25 1 7 -0,75 0 2 -0,50 6 24 0,00 141,980 9423

37 306 TUNAHAN TÜFEKCİ 10C 4 5 2,75 0 9 -2,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 4 20 -1,00 138,607 9513

38 63 KUDRET ŞAHAN DEMİR 10E 3 26 -3,50 2 6 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 7 36 -2,00 136,443 9572

39 84 DURMUŞ KARKMAZ -9C 2 9 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 11 -2,75 2 6 0,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 8 40 -2,00 136,051 9579

40 289 MERT CAN AKBULUT 10C 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 20 -2,00 135,978 9580

41 46 HABİL DİNDAR 10B 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 9 21 3,75 1 9 -1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 22 98 -2,50 134,335 9620

42 282 N *E  TL   E 10C 1 16 -3,00 0 6 -1,50 3 6 1,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 11 -0,75 7 45 -4,25 129,615 9694
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-9C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME 42 42 181 9777

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,56 11,94 8,58 4,53 3,58 3,63 1,81 4,01 0,81 2,58 1,62 2,18 2,12 1,48 1,75 4,50 6,09 2,97 2,30 2,98 1,55 0,68 2,26 0,12 1,94 3,57 1,05 32,02 37,53 22,64 209,050

Okul Ortalaması 5,02 9,55 2,64 2,17 3,40 1,32 0,79 2,52 0,15 1,00 1,24 0,69 1,57 1,21 1,27 1,40 5,05 0,14 0,76 2,31 0,18 0,29 1,64 -0,12 0,57 1,81 0,12 13,57 28,73 6,39 160,860

SINIF: -9C

KATILIMLAR

1 84 DURMUŞ KARKMAZ -9C 2 9 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 0 11 -2,75 2 6 0,50 2 5 0,75 0 2 -0,50 8 40 -2,00 136,051 9579

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME 42 42 181 9777

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,56 11,94 8,58 4,53 3,58 3,63 1,81 4,01 0,81 2,58 1,62 2,18 2,12 1,48 1,75 4,50 6,09 2,97 2,30 2,98 1,55 0,68 2,26 0,12 1,94 3,57 1,05 32,02 37,53 22,64 209,050

Okul Ortalaması 5,02 9,55 2,64 2,17 3,40 1,32 0,79 2,52 0,15 1,00 1,24 0,69 1,57 1,21 1,27 1,40 5,05 0,14 0,76 2,31 0,18 0,29 1,64 -0,12 0,57 1,81 0,12 13,57 28,73 6,39 160,860

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 334 RIDVAN KEÇECİ 10A 14 8 12,00 8 1 7,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 35 23 29,25 228,376 2994

2 267 UMUT 10A 12 5 10,75 5 1 4,75 1 1 0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 25 15 21,25 204,470 4713

3 31 FIRAT AHMED 10A 10 10 7,50 3 5 1,75 1 4 0,00 1 3 0,25 4 5 2,75 19 27 12,25 177,849 7039

4 265 HÜSEYİN KILIÇ 10A 8 8 6,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 15 20 10,00 171,220 7598

5 0 ARDA BULUT BİRİNCİ 10A 8 22 2,50 1 9 -1,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 6 24 0,00 4 6 2,50 2 8 0,00 2 8 0,00 28 83 7,25 163,569 8168

6 293 HACI EFE ÇAK 10A 4 4 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 7 7 5,25 157,392 8560

7 300 BURAK KAYA 10A 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 6 7 4,25 154,418 8757

8 301 ÖZKAN DÜZGN 10A 5 6 3,50 1 7 -0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 7 -0,75 2 4 1,00 1 3 0,25 1 1 0,75 12 33 3,75 152,898 8843

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME 42 42 181 9777

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,56 11,94 8,58 4,53 3,58 3,63 1,81 4,01 0,81 2,58 1,62 2,18 2,12 1,48 1,75 4,50 6,09 2,97 2,30 2,98 1,55 0,68 2,26 0,12 1,94 3,57 1,05 32,02 37,53 22,64 209,050

Okul Ortalaması 5,02 9,55 2,64 2,17 3,40 1,32 0,79 2,52 0,15 1,00 1,24 0,69 1,57 1,21 1,27 1,40 5,05 0,14 0,76 2,31 0,18 0,29 1,64 -0,12 0,57 1,81 0,12 13,57 28,73 6,39 160,860

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 249 YUSUF DİNDAR 10B 4 4 3,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 9 9 6,75 161,901 8276

2 253 ERİ MAKÇA 10B 3 9 0,75 3 3 2,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 8 1,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 14 37 4,75 156,181 8658

3 177 YUNUS EMRE B 10B 0 6 -1,50 4 3 3,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 7 11 4,25 155,011 8722

4 67 FURKAN  TOPKARA 10B 3 16 -1,00 4 3 3,25 0 6 -1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 7 0,25 1 8 -1,00 2 5 0,75 16 51 3,25 151,900 8894

5 297 KADİR ARİF KANBUR 10B 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 2 1,50 2 2 1,50 7 17 2,75 150,457 8960

6 276 OSMAN KADİR ŞEKER 10B 1 4 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 6 14 2,50 149,565 9011

7 292 VEDAT  AYDIN 10B 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 6 2,50 149,190 9037

8 264 MUHAMMED KILIÇARSLAN 10B 3 24 -3,00 3 7 1,25 2 8 0,00 1 2 0,50 2 1 1,75 7 18 2,50 1 9 -1,25 2 8 0,00 0 4 -1,00 21 81 0,75 144,555 9235

9 46 HABİL DİNDAR 10B 6 24 0,00 2 8 0,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 9 21 3,75 1 9 -1,25 0 10 -2,50 2 8 0,00 22 98 -2,50 134,335 9620

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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10C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME 42 42 181 9777

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,56 11,94 8,58 4,53 3,58 3,63 1,81 4,01 0,81 2,58 1,62 2,18 2,12 1,48 1,75 4,50 6,09 2,97 2,30 2,98 1,55 0,68 2,26 0,12 1,94 3,57 1,05 32,02 37,53 22,64 209,050

Okul Ortalaması 5,02 9,55 2,64 2,17 3,40 1,32 0,79 2,52 0,15 1,00 1,24 0,69 1,57 1,21 1,27 1,40 5,05 0,14 0,76 2,31 0,18 0,29 1,64 -0,12 0,57 1,81 0,12 13,57 28,73 6,39 160,860

SINIF: 10C

KATILIMLAR

1 263 DOĞUKAN PEK TÜRK 10C 1 2 0,50 3 0 3,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 7 3 6,25 160,723 8361

2 3 KORAY K 10C 3 6 1,50 3 6 1,50 146,509 9154

3 0 ****İ A 10C 1 8 -1,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 7 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 9 31 1,25 145,928 9186

4 305 MUHAMMET KILIÇASLAN 10C 5 16 1,00 0 5 -1,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 0 4 -1,00 0 6 -1,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 12 43 1,25 145,778 9192

5 0 EREN VURAL 10C 1 3 0,25 1 2 0,50 2 5 0,75 144,222 9247

6 306 TUNAHAN TÜFEKCİ 10C 4 5 2,75 0 9 -2,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 4 20 -1,00 138,607 9513

7 289 MERT CAN AKBULUT 10C 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 20 -2,00 135,978 9580

8 282 N *E  TL   E 10C 1 16 -3,00 0 6 -1,50 3 6 1,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 11 -0,75 7 45 -4,25 129,615 9694

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
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10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME 42 42 181 9777

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,56 11,94 8,58 4,53 3,58 3,63 1,81 4,01 0,81 2,58 1,62 2,18 2,12 1,48 1,75 4,50 6,09 2,97 2,30 2,98 1,55 0,68 2,26 0,12 1,94 3,57 1,05 32,02 37,53 22,64 209,050

Okul Ortalaması 5,02 9,55 2,64 2,17 3,40 1,32 0,79 2,52 0,15 1,00 1,24 0,69 1,57 1,21 1,27 1,40 5,05 0,14 0,76 2,31 0,18 0,29 1,64 -0,12 0,57 1,81 0,12 13,57 28,73 6,39 160,860

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 36 MUSTAFA YAĞIZ YILMAZ 10E 11 9 8,75 7 3 6,25 3 3 2,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 3 4 2,00 31 27 24,25 213,848 3994

2 316 MUHARREM ŞEN 10E 4 10 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 2 0 2,00 2 2 1,50 1 7 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 17 29 9,75 171,174 7604

3 291 BAHADIR ERDEM YIGIN 10E 5 11 2,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 5 1,75 4 2 3,50 0 5 -1,25 0 7 -1,75 20 41 9,75 171,036 7613

4 298 EYYÜP ENSAR AKYAVUZ 10E 4 4 3,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 13 15 9,25 169,416 7734

5 0 HÜSEYİN YÜCEL 10E 4 4 3,00 1 1 0,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 9 8 7,00 162,652 8229

6 255 İSMAİL HAKKI KUĞU 10E 4 8 2,00 2 0 2,00 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 12 21 6,75 162,001 8269

7 299 ERCAN KARADE NİZ 10E 2 8 0,00 3 7 1,25 1 7 -0,75 0 2 -0,50 6 24 0,00 141,980 9423

8 63 KUDRET ŞAHAN DEMİR 10E 3 26 -3,50 2 6 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 7 36 -2,00 136,443 9572
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10F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ENS 10.SINIF 1.DENEME 42 42 181 9777

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,56 11,94 8,58 4,53 3,58 3,63 1,81 4,01 0,81 2,58 1,62 2,18 2,12 1,48 1,75 4,50 6,09 2,97 2,30 2,98 1,55 0,68 2,26 0,12 1,94 3,57 1,05 32,02 37,53 22,64 209,050

Okul Ortalaması 5,02 9,55 2,64 2,17 3,40 1,32 0,79 2,52 0,15 1,00 1,24 0,69 1,57 1,21 1,27 1,40 5,05 0,14 0,76 2,31 0,18 0,29 1,64 -0,12 0,57 1,81 0,12 13,57 28,73 6,39 160,860

SINIF: 10F

KATILIMLAR

1 260 FURKAN YILDI Z 10F 11 14 7,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 4 1 3,75 3 4 2,00 22 22 16,50 190,624 5954

2 269 SAMET ŞAHİN 10F 11 11 8,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 18 20 13,00 179,996 6851

3 313 YUNUS EMRE KABAL 10F 8 11 5,25 4 2 3,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 0 7 -1,75 1 7 -0,75 0 4 -1,00 1 6 -0,50 22 42 11,50 175,797 7206

4 274 MEHMET SEFA KEMAL 10F 7 22 1,50 6 4 5,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 4 11 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 23 48 11,00 174,841 7300

5 0 MESUT CAN BEBEK 10F 7 7 5,25 1 0 1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 14 16 10,00 171,428 7582

6 229 YALÇIN YANIK 10F 14 14 10,50 2 7 0,25 0 6 -1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 17 32 9,00 167,689 7880

7 256 ARDAK * ADİZ 10F 8 15 4,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 2 13 -1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 5 -0,25 19 47 7,25 163,321 8187

8 33 ALİ KERTMEN 10F 5 7 3,25 3 4 2,00 0 6 -1,50 1 1 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 12 27 5,25 157,329 8569
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ENS 10.SINIF 1.DENEME

136,051 97,97
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

-9C  -  84
DURMUŞ KARKMAZ 120 8 40 72 -2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 39 39 176 9579 % 97,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 1 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız    d  D a a c  d  B b  c b  a 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız a A  cd  d a acB              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 11 19 -2,75 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız ecae     cad b  d b  a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 6 2 0,50 % 5

Kimya 10 2 5 3 0,75 % 8

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız B bE bedbadEc B eb be   a     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 3 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 4 0

Binom açılımını yapar. 3 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 1 50

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 0 33

Mol kavramını açıklar. 5 1 3 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

163,569 83,54
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10A  -  0
ARDA BULUT BİRİNCİ 120 28 83 9 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8168.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 15 15 121 8168 % 83,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız acbbEbcBadcbbacbcBeDcabedbCAEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 6 15 9 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız bcdedcaaAeD  Dec  d D  Dbae  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız cebdAdbDccEdcbaBCabedbCdbacdbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 8 22 0 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız acbdBDDeaCdabcdDdDcbaBcbCbcadb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 4 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 5 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 2 1 67

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 3 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 5 17

Binom açılımını yapar. 3 1 2 33

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 5 17

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 1 50

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 2 33

Mol kavramını açıklar. 5 0 5 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 3 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

154,418 89,57
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10A  -  300
BURAK KAYA 120 6 7 107 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8757.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 25 25 151 8757 % 89,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 1 26 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız    A         E    Bd          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız   d B a   e          Ddd  aA  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 0 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

177,849 72,00
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10A  -  31
FIRAT AHMED 120 19 27 74 12 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7039.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 6 78 7039 % 72,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 10 10 10 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız C DAbaBDcbc eED Ca  b   d bEA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 5 12 13 2,00 % 7

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız Ce  BbabCee  dac E  eDcc      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız  DAaE  b edDa                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 2 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 1 0 50

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 2 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 2 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

157,392 87,55
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10A  -  293
HACI EFE ÇAK 120 7 7 106 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8560.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 21 21 141 8560 % 87,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız  cDAA B c           b       d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız  b D   bC            D        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız    c                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 0 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

171,220 77,71
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10A  -  265
HÜSEYİN KILIÇ 120 15 20 85 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 10 10 99 7598 % 77,71

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 8 14 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  ba EADeDced D  E  DE      dc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 6 4 20 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız         A       a   Dc  ABbEaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız a    d   D                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız d  cc a  e                   c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 0 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 0 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

152,898 90,45
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10A  -  301
ÖZKAN DÜZGN 120 12 33 75 3 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8843.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 26 26 152 8843 % 90,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 6 19 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız ca A A              EbcaE d  A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız cae ba cAd   a   c   aD e b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız c   A  b c  d    c    b  b    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 4 4 1,00 % 10

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız ca E b a C da  D  e   b   B   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 3 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0

Binom açılımını yapar. 3 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 2 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 0 33

Mol kavramını açıklar. 5 0 3 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 1 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

228,376 30,62
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10A  -  334
RIDVAN KEÇECİ 120 35 23 62 29 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(2994.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 7 2994 % 30,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 8 8 12,00 % 40

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  DbAEA  c D  DECE a ECAaaAdcaA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 8 1 1 7,75 % 78

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

TYT Sosyal 30 18 4 8 17,00 % 57

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız DEb ADCBAC bE A a   DBDDeBDE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız a  ac    aE                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Fen 30 2 7 21 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız d  cc a  ed          B      Ec

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 0 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 2 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 2 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 5 0 100

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 2 0 100

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

204,470 48,20
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10A  -  267
UMUT 120 25 15 80 21 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 3 3 27 4713 % 48,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 12 5 13 10,75 % 36

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız   DAbE  a    ED CaBEC   dEbEA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 11 2 17 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız  A DB aA A    bE     DB   BAE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız aD ac                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız       cec           Bd b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 2 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 0 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 0 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

156,181 88,55
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10B  -  253
ERİ MAKÇA 120 14 37 69 4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8658.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 23 23 147 8658 % 88,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  b c AD ca e D bae   d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 5 8 17 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız ec   D BAbe  Dc E  b       a c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız aA   C  dca    a  Dd  b   e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 3 5 1,25 % 13

Kimya 10 1 4 5 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 5 5 -1,25 % 0

TYT Fen 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız   aE b e C b   caD c cb  ea  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 2 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 2 17

Binom açılımını yapar. 3 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 2 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 2 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 2 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

151,900 90,97
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10B  -  67
FURKAN  TOPKARA 120 16 51 53 3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8894.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 27 27 154 8894 % 90,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız  BaAe aaccc b  Ee eaab   b  cc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 8 13 9 4,75 % 16

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız  AdDddDA   c   ccacceDa  bBAEb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız a                            a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 7 1 0,25 % 3

Kimya 10 1 8 1 -1,00 % 0

Biyoloji 10 2 5 3 0,75 % 8

TYT Fen 30 5 20 5 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız acBd abCcccab DcdcceB ac cC ac

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 2 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 1 50

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 5 1 3 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 1 0 100

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

134,335 98,39
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10B  -  46
HABİL DİNDAR 120 22 98 0 -2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 41 41 178 9620 % 98,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız acebbdaBceDCacbeaedabaAdEedcbA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız bEdaeaCdcbaebcAedbEbaebecaeaae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 9 21 0 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız ebDbAbbDBbceaEbceaDadCeAbEebac

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 0 10 0 -2,50 % 0

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 3 27 0 -3,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız BcbcaeeababccbaeebbdcaDaeaedbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 1 0 100

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 1 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 4 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 1 1 50

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 3 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 5 17

Binom açılımını yapar. 3 1 2 33

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 6 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 5 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

150,457 91,64
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10B  -  297
KADİR ARİF KANBUR 120 7 17 96 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8960.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 28 28 156 8960 % 91,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız    ec   c    a                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız  baDe     b c   D  a   d  Bca 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız b A d A                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 2 6 1,50 % 15

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 2 2 26 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız a   D b B                     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 1 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 1 0 50

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 0 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 1 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 0 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

144,555 94,46
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10B  -  264
MUHAMMED KILIÇARSLAN 120 21 81 18 0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 34 34 167 9235 % 94,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 24 3 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız BeabaAeabaceccEdcaabbeeeddd   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 8 18 4 3,50 % 12

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız eaebcDaBeCeaEeAeaaaeDcc   aE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 7 18 5 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız BdDdACcaebbbeaacCaDdAbecb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 2 8 0 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 3 21 6 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız daaccaDeeeeEDaabdcbb      aece

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 2 1 67

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 3 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 0 2 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 2 3 40

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 2 2 50

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 4 33

Binom açılımını yapar. 3 0 3 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 1 2 17

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 1 2 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 3 0

Mol kavramını açıklar. 5 2 3 40

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

149,565 92,17
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10B  -  276
OSMAN KADİR ŞEKER 120 6 14 100 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9011.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 29 29 158 9011 % 92,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız e        c        d    A     b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız a     D    b      e          C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız e        B      d     a      c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 1 0 9 1,00 % 10

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız b        e      A   c        D

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 1 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 1 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 1 0 20

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ENS 10.SINIF 1.DENEME

149,190 92,43
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10B  -  292
VEDAT  AYDIN 120 4 6 110 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9037.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 30 30 160 9037 % 92,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 2 25 2,50 % 8

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız      A          E   Eb    d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız                         ba    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız aA b                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

155,011 89,21
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10B  -  177
YUNUS EMRE B 120 7 11 102 4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8722.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 24 24 149 8722 % 89,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız     ae   a          c  ab     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 3 3 3,25 % 33

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 6 5 19 4,75 % 16

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız DccCAa   C          D  e  aE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 0 29 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız          C                    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 0 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 0 50

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

161,901 84,65
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10B  -  249
YUSUF DİNDAR 120 9 9 102 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8276.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 19 19 127 8276 % 84,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 9 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız    AAE    c    a    d   d  E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız     B a C      c    DD b e Ab 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 0 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

145,928 93,96
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10C  -  0
****İ A 120 9 31 80 1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9186.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 32 32 164 9186 % 93,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız    c   a    D  add   b  d b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız   b   d  a  E  B  d  a  e b  d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız c  e  b  D   b  e  B   d  b D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Fen 30 3 8 19 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız  b  e b D  d  B  e  B  b  c a 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 1 33

Binom açılımını yapar. 3 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 1 1 50

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 0 33

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

160,723 85,52
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10C  -  263
DOĞUKAN PEK TÜRK 120 7 3 110 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8361.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 20 20 132 8361 % 85,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız                 d   E     d   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 0 7 3,00 % 30

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 6 0 24 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız D    D  A                B E A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız   c                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 0 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 0 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

144,222 94,58
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10C  -  0
EREN VURAL 120 2 5 113 0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9247.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 35 35 168 9247 % 94,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız    Acc                  e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız                     eDa       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

146,509 93,63
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10C  -  3
KORAY K 120 3 6 111 1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9154.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 31 31 163 9154 % 93,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız DbeCbadBe                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 2 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

135,978 97,99
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10C  -  289
MERT CAN AKBULUT 120 3 20 97 -2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9580.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 40 40 177 9580 % 97,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız a     B  a   c     d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız b d   a   a  c         Ae     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız d   c   b    b     e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız c  e   a    d     a    E      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

145,778 94,02
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10C  -  305
MUHAMMET KILIÇASLAN 120 12 43 65 1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 33 33 165 9192 % 94,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 16 9 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız bda c B dbae b bCBc b c b AceA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 16 12 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız b bc   b cbe baEe D  ea  b daa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 6 24 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız a b a c          a           e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 1 7 1,75 % 18

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 5 5 20 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız a B     B  B   b  a B   B  b c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 1 0 100

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 0 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 1 0 33

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 0 50

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

129,615 99,15
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10C  -  282
N *E  TL   E 120 7 45 68 -4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9694.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 42 42 180 9694 % 99,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 16 13 -3,00 % 0

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız  ecAc *  c a * b cec * cead   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 4 18 8 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız ae c acb  CeaecaD aE*bdAece   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 11 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız  * dbeb*c * aceB B            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 2 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 1 0 50

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 3 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 3 17

Binom açılımını yapar. 3 1 0 33

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

138,607 97,30
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10C  -  306
TUNAHAN TÜFEKCİ 120 4 20 96 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 37 37 174 9513 % 97,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 5 21 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız BedbaeDBD                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 9 1 -2,25 % 0

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 0 9 21 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız abdecabde                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız eca                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız ace                           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 4 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

171,036 77,87
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10E  -  291
BAHADIR ERDEM YIGIN 120 20 41 59 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7613.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 12 12 101 7613 % 77,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız  d A  c Be a E  a e  b bCEd bc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız bcEb  ce  ecB  b    DDcA eaAEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız  bA d    a    Dd   a      C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 2 4 3,50 % 35

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız E aC D C a c  a d ade ac ea ea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 1 2 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 0 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 1 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 0 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 1 17

Binom açılımını yapar. 3 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 1 0 50

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 1 0 100

Elektriksel Güç ve Enerji 2 1 0 50

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 2 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 2 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

141,980 96,38
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10E  -  299
ERCAN KARADE NİZ 120 6 24 90 0 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9423.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 36 36 171 9423 % 96,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız cDaeEccecd                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 1 7 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız bbAecDCdbaedcbdBcc            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız cb                            

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 1 0 100

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 4 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 1 50

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 1 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

169,416 79,10
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10E  -  298
EYYÜP ENSAR AKYAVUZ 120 13 15 92 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7734.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 13 13 108 7734 % 79,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız eBeAbdB                     A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 9 7 14 7,25 % 24

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız  cdDBCad    c  b    DD   DBAEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 4 26 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız ea aa                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 0 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 0 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 2 0 100

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

162,652 84,17
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10E  -  0
HÜSEYİN YÜCEL 120 9 8 103 7 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8229.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 17 17 123 8229 % 84,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 4 22 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız e  A A   B      ae  E  a      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 5 2 23 4,50 % 15

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız  E   c                   BDEeA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız c  b                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 1 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 0 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 2 0 100

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

162,001 84,58
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10E  -  255
İSMAİL HAKKI KUĞU 120 12 21 87 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8269.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 18 18 126 8269 % 84,58

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  ebA   Bc        B aEa   bdd  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız  E      A   dbdec   D  DdBaE A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız aA       c         d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 0 10 0,00 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Fen 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız                     c  a     c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 0 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 0 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 0 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 0 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 1 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 1 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 2 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

136,443 97,90
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10E  -  63
KUDRET ŞAHAN DEMİR 120 7 36 77 -2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(9572.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 38 38 175 9572 % 97,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 26 1 -3,50 % 0

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız cbCAdebacdaecaEabd cbbeddcaecb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 6 2 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız ecbadaCB                 BacCe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız c                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 1 0 100

Fiilimsiler 3 1 2 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 2 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 1 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

171,174 77,77
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10E  -  316
MUHARREM ŞEN 120 17 29 74 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7604.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 11 11 100 7604 % 77,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız a be a  aD  e bE a E    bE  e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 1 5 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 1 3 6 0,25 % 3

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 9 6 15 7,50 % 25

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız b  DB DA   b   ab  E D A e cEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız a ba  c   A     b     a     d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Fen 30 3 6 21 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız    ee  a De  b   b    B  A    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 0 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 0 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 1 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 1 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 2 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 2 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

213,848 40,85
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10E  -  36
MUSTAFA YAĞIZ YILMAZ 120 31 27 62 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(3994.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 2 2 19 3994 % 40,85

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 9 10 8,75 % 29

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız d DAAEcDBDc a D C  Ee a db aA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

TYT Sosyal 30 15 8 7 13,00 % 43

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız CecDBaDACAeD  Dbc  EDDa  bBAE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız a ddE                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 3 6 0,25 % 3

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 3 4 3 2,00 % 20

TYT Fen 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız    Ca aa              eEaA abD

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 2 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 1 1 50

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 1 1 50

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 4 1 80

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 3 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 1 0 100

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100



ENS 10.SINIF 1.DENEME

157,329 87,64
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10F  -  33
ALİ KERTMEN 120 12 27 81 5 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8569.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 22 22 142 8569 % 87,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  Da  ADdca      Ed  ad B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 4 3 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 6 13 11 2,75 % 9

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız D ba a BeC ebb ec  eD  e Bec A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız    c  a e  b  e     Bda       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 1 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 0 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 1 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 1 0 50

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 1 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 1 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 0 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 1 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 1 0 100

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

163,321 83,74
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10F  -  256
ARDAK * ADİZ 120 19 47 54 7 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(8187.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 16 16 122 8187 % 83,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 15 7 4,25 % 14

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  bbAaA eDBeecDc Ee aEd aEbd  e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

TYT Sosyal 30 5 11 14 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız DceCda a   dc       Dc  eae CA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 13 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız cA bAa    b   acd a    dd b ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 2 5 2,50 % 25

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 4 8 18 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız e  Ee  C C         caaaDd  e  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 2 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 2 0 100

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 1 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 2 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 3 0

Binom açılımını yapar. 3 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 3 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 2 0 100

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 1 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 1 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 1 1 50

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

190,624 60,90
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10F  -  260
FURKAN YILDI Z 120 22 22 76 16 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5954.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 52 5954 % 60,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 14 5 7,50 % 25

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  eaAEADccBedbDce Ba EC  bbddEA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 8 4 18 7,00 % 23

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız          C C b       aDDdBaECA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 3 4 23 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız adD cC   D         d          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 2 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 2 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 2 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 0 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 1 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 2 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 1 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 1 1 17

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

174,841 74,67
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10F  -  274
MEHMET SEFA KEMAL 120 23 48 49 11 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7300.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 8 8 87 7300 % 74,67

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 22 1 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız eabAc eeBDcbaaDbeBcEbDebaceaec

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 0 3 7 -0,75 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 11 8 11 9,00 % 30

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız CeEDBeaACdb      d a D   DBcEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 11 15 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız     beAaaBeDbcDa a c d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız  e Ca              ad    eea  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 0 3 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 2 0 100

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 2 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 1 1 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 2 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 0 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 2 0 100

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 0 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 3 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 1 2 25

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 2 3 33

Binom açılımını yapar. 3 0 2 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 1 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 1 0

Elektrik Devreleri 3 1 1 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 1 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

171,428 77,55
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10F  -  0
MESUT CAN BEBEK 120 14 16 90 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7582.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 9 9 98 7582 % 77,55

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 7 16 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız     ebBe Dc   DE  dEC   da  A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız             B       Dbad   Abb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 1 27 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız  D cE                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 1 8 0,75 % 8

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 2 3 25 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız   B     d              Ea    c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 0 0

Fiilimsiler 3 0 0 0

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 0 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 2 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 0 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 0 0 0

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 1 0 50

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 1 0 100

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 0 0 0

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 1 1 20

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 1 0 33

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 0 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 1 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

179,996 70,07
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10F  -  269
SAMET ŞAHİN 120 18 20 82 13 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(6851.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 5 73 6851 % 70,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 11 11 8 8,25 % 28

Cevap Anahtarı B BDCAEADBDBDCDDECEBBDECABEACAEA

Cevaplarınız  Dbb ADcaaD  cECEdBaEe ccAC   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 2 1 7 1,75 % 18

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

TYT Sosyal 30 7 6 17 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B DEACADCBACDCEDABEDEDDBDDABDECA

Cevaplarınız  a   a   C  E   c  Dca eAB E A

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BADCACEDBDEABECBCDDBACCAAEAEDB

Cevaplarınız a  a                          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 1 29 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BEDEBDDCDCCEDEBDCDAEBBDDCDBBEA

Cevaplarınız e                             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 0 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 1 0 100

Halk Hikâyesi 2 2 0 100

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

HİKÂYE 1 0 1 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 0 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 1 0 20

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 2 1 0 50

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe ile Düşünme 1 1 0 100

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 0 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 2 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 1 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

167,689 80,60
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10F  -  229
YALÇIN YANIK 120 17 32 71 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7880.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 14 14 113 7880 % 80,60

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 14 14 2 10,50 % 35

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız bBDAAEeDcDDabaDcaBBEbbecdbAE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 3 16 11 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız beaDdaebC dac  ce  d e e eB   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız  a  d                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 1 2 33

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Dede Korkut Hikâyeleri 2 1 1 50

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 1 0

Mesnevi 1 0 1 0

Halk Hikâyesi 2 0 2 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

HİKÂYE 1 1 0 100

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 1 1 50

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 2 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 1 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 2 2 40

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 2 0

Kayaçlar 1 0 0 0

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 0 0 0

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 1 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 0 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 0 1 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 1 1 50

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 1 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 0 0

Elektrik Devreleri 3 0 0 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 0 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 0 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 0 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 0 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0



ENS 10.SINIF 1.DENEME

175,797 73,70
%

GİRESUN / TİREBOLU
TİREBOLU ŞEHİT İSMAİL KEFAL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ

10F  -  313
YUNUS EMRE KABAL 120 22 42 56 11 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(7206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 7 7 84 7206 % 73,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 42 42 181 9777

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 8 11 11 5,25 % 18

Cevap Anahtarı A CBDAAEBDBDDDCEDECBBECDBACEAEAA

Cevaplarınız a DAbacDaa D Eb  c  C e d eEA 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 2 4 3,50 % 35

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 12 7 11 10,25 % 34

Cevap Anahtarı A CAEDBCDACACDBADEDEDEDDBADDBAEC

Cevaplarınız Ce Dc   CAe  ADc    eD bDDBbEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 7 23 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEDACEBADCDDBCBEBAAEECACABD

Cevaplarınız a ca bdd e                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 1 6 3 -0,50 % 0

TYT Fen 30 2 17 11 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A EDBCDDECBDDBECDEAEDCBBBEBACDDD

Cevaplarınız cae e beaD   ac  d a  ece aDbc

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Sözcükte Anlam 1 0 1 0

Fiilimsiler 3 2 0 67

Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Dede Korkut Hikâyeleri 2 0 2 0

Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi'nde Hikâye 1 0 0 0

Mesnevi 1 0 0 0

Halk Hikâyesi 2 0 1 0

ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

HİKÂYE 1 0 0 0

Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 2 0 0 0

İslamiyet'in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi Türk Şiiri) 2 2 0 100

Tanzimat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarını tanır. 2 0 1 0

Şiir Bilgisi Genel Konular 1 0 1 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi 1 0 1 0

Anadolu’daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir.2 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.5 3 1 60

Moğol İstilası'nın Anadolu’da meydana getirdiği siyasi ve sosyal değişimi analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0

İç Kuvvetler 2 0 0 0

Kayaçlar 1 1 0 100

Dünya'nın İç Yapısı ve Levha Tektoniği 1 1 0 100

Türkiye'de İç Kuvvetler 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 2 0 0 0

Dünyada Topraklar 1 0 0 0

Dünyada Su Kaynakları 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefeyi Tanıma 1 0 1 0

Bir konuyla ilgili felsefi sorular oluşturur. 1 1 0 100

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe ile Düşünme 1 0 1 0

Felsefi Düşünce 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Kur'an-ı Kerim'den gençlerle ilgili ayetlere örnekler verir. 2 2 0 100

Hz. Muhammed'in gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarını kendi hayatıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 5 0 4 0

Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 4 0 2 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 6 0 0 0

Binom açılımını yapar. 3 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 6 0 0 0

Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Elektrik Akımı ve Direnç 2 0 2 0

Elektrik Devreleri 3 0 2 0

Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0

Elektriksel Güç ve Enerji 2 0 2 0

Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0

Akımın Oluşturduğu Manyetik Alan ve Dünya’nın Manyetik Alanı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 3 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 5 0 3 0

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Tomurcuklanmayla üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozun I. evresinde gerçekleşen olayları açıklar. 1 0 0 0

Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 3 1 2 33

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 2 0 2 0

Partenogenezle üremeyi açıklar. 1 0 0 0

Mayozu açıklar. 1 0 1 0

İnterfazı açıklar ve interfazda gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0
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