
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 30 30 271 24105

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,44 11,60 6,54 3,02 4,74 1,83 2,28 3,73 1,34 1,11 1,73 0,68 2,47 1,57 2,08 4,77 6,61 3,12 1,40 4,50 0,27 1,29 2,82 0,58 1,99 2,68 1,32 27,77 39,98 17,76 161,260 187,730 144,970 162,980

Okul Ortalaması 3,33 12,33 0,25 1,80 4,23 0,74 1,23 3,80 0,28 0,43 1,77 -0,01 0,77 2,00 0,27 2,24 8,48 0,12 1,30 4,43 0,20 0,83 3,00 0,08 0,61 2,96 -0,13 12,54 43,00 1,80 113,680 124,630 111,280 102,280

KATILIMLAR

1 2532 SEDAT AYDIN 10D 15 11 12,25 7 3 6,25 7 3 6,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 23 27,25 180,342 5866 287,163 1658 182,339 6789

2 212 KEMAL EREN KÜÇÜK 10D 7 8 5,00 6 4 5,00 3 3 2,25 1 1 0,75 4 1 3,75 21 17 16,75 146,397 11286 185,734 10086 123,834 9207 134,910 15254

3 2505 KEREM SAKAL 10E 7 4 6,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 13 17 8,75 131,245 15030 153,008 15258 106,363 14615 141,890 13713

4 2524 SEYİT YILM* 10B 6 7 4,25 2 5 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 13 13 9,75 130,615 15213 140,793 17214 123,834 9207 129,675 16512

5 2531 UMUTCAN YANIK 10B 5 7 3,25 5 1 4,75 1 1 0,75 1 8 -1,00 1 7 -0,75 0 1 -0,25 13 25 6,75 117,692 18644 157,637 14525 116,342 19458

6 2540 ÖMER ASAF AYAZLI 10B 4 16 0,00 5 5 3,75 1 9 -1,25 1 1 0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 3 6 1,50 3 7 1,25 2 8 0,00 21 58 6,50 115,627 19137 120,657 20007 120,971 9862 103,187 21673

7 308 SONERKARAKOÇ 10E 3 3 2,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 6 6 4,50 114,017 19517 130,009 18757 115,715 19562

8 2513 ERAY KOÇ 10A 4 10 1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 10 27 3,25 111,715 20039 118,421 20283 103,657 15743 115,245 19674

9 2504 MAHMUT DEMİRCİ 10A 3 9 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 7 20 2,00 110,727 20231 103,657 21844 110,794 12889 117,951 19076

10 2542 BATUHAN ŞATIR 10A 4 7 2,25 1 4 0,00 1 4 0,00 6 15 2,25 109,472 20467 115,715 20646 115,715 19562

11 312 YAVUZHAN K 10A 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 6 13 2,75 106,087 21020 101,128 22051 116,206 11198 97,952 22518

12 2534 SÜLEYMAN EKİZ 10E 2 6 0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 6 21 0,75 105,240 21152 98,735 22251 106,990 14285 109,853 20579

13 5892 ARDA TONGAZ 10E 1 14 -2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 6 0,50 1 7 -0,75 3 3 2,25 2 2 1,50 13 42 2,50 102,180 21608 92,090 22548 122,559 9512 85,737 23372

14 2539 ÖZKAN EFE YAŞAR 10B 4 21 -1,25 2 8 0,00 0 8 -2,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 6 20 1,00 1 7 -0,75 2 7 0,25 3 6 1,50 20 83 -0,75 98,807 21973 113,343 12033 97,638 22537

15 2505 YUSUF KÖZLEME 10A 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 5 -1,25 4 20 -1,00 98,430 21998 99,049 17110 101,128 21904

16 0 AHMET ÖZTÜRK 10E 4 14 0,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 7 31 -0,75 98,265 22013 98,735 22251 100,324 21994

17 2515 BATUHAN KAYA 10E 3 13 -0,25 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 4 13 0,75 2 5 0,75 1 3 0,25 0 6 -1,50 12 54 -1,50 98,180 22025 102,069 16353 103,030 21697

18 2509 ONUR EMRE TEKİN 10A 2 6 0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 1 7 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 7 33 -1,25 95,737 22168 109,853 21256 98,735 22407

19 2522 SALİH  AKÇA 10B 3 13 -0,25 0 10 -2,50 0 7 -1,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 4 10 1,50 1 9 -1,25 2 7 0,25 0 1 -0,25 10 67 -6,75 89,225 22397 102,539 16214 107,795 20958

20 199 YUSUF SAĞIR 10D 5 22 -0,50 4 6 2,50 3 7 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 15 40 5,00 131,462 18578 96,520 22633

21 2520 MEHMET ESAT KANBER 10E 1 13 -2,25 2 0 2,00 3 13 -0,25 97,011 22361 84,305 23446

22 227 GÖRKEM KERİM KÖSE 10B 3 22 -2,50 2 7 0,25 3 6 1,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 5 24 -1,00 4 6 2,50 3 7 1,25 0 7 -1,75 21 87 -0,75 87,325 22658 105,736 14854 76,207 23751

23 2528 MİRAÇ EREN TEMİZ 10A 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 8 -1,00 94,775 22774

24 2512 SERKAN YER İKAYA 10E 2 12 -1,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 1 6 -0,50 7 33 -1,25 89,854 23180

25 5894 FAHRİCAN KARA 10E 1 13 -2,25 2 4 1,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 12 -1,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 9 48 -3,00 77,952 23703

26 233 BERAT DURDU 10D 3 20 -2,00 1 6 -0,50 0 10 -2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 7 40 -3,00 86,050 23354

27 2519 ENES YILDIZZ 10A 0 10 -2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 10 -1,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 5 37 -4,25 90,501 22584 73,031 23874

28 2537 EREN YANIK 10B 4 25 -2,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 16 83 -4,75 84,305 23446

29 2521 EVREN KAH AOĞLU 10B 0 19 -4,75 3 5 1,75 0 8 -2,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 2 9 -0,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 1 5 -0,25 8 64 -8,00 65,267 24008
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 30 30 271 24105

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,44 11,60 6,54 3,02 4,74 1,83 2,28 3,73 1,34 1,11 1,73 0,68 2,47 1,57 2,08 4,77 6,61 3,12 1,40 4,50 0,27 1,29 2,82 0,58 1,99 2,68 1,32 27,77 39,98 17,76 161,260 187,730 144,970 162,980

Okul Ortalaması 3,33 12,33 0,25 1,80 4,23 0,74 1,23 3,80 0,28 0,43 1,77 -0,01 0,77 2,00 0,27 2,24 8,48 0,12 1,30 4,43 0,20 0,83 3,00 0,08 0,61 2,96 -0,13 12,54 43,00 1,80 113,680 124,630 111,280 102,280

KATILIMLAR

30 2538 TÜMERMERTAY IN 10E 2 28 -5,00 4 6 2,50 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 6 24 0,00 2 8 0,00 0 10 -2,50 0 10 -2,50 17 103 -8,75 73,051 22790 65,110 24011

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
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200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
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10A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 30 30 271 24105

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,44 11,60 6,54 3,02 4,74 1,83 2,28 3,73 1,34 1,11 1,73 0,68 2,47 1,57 2,08 4,77 6,61 3,12 1,40 4,50 0,27 1,29 2,82 0,58 1,99 2,68 1,32 27,77 39,98 17,76 161,260 187,730 144,970 162,980

Okul Ortalaması 3,33 12,33 0,25 1,80 4,23 0,74 1,23 3,80 0,28 0,43 1,77 -0,01 0,77 2,00 0,27 2,24 8,48 0,12 1,30 4,43 0,20 0,83 3,00 0,08 0,61 2,96 -0,13 12,54 43,00 1,80 113,680 124,630 111,280 102,280

SINIF: 10A

KATILIMLAR

1 2513 ERAY KOÇ 10A 4 10 1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 5 0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 10 27 3,25 111,715 20039 118,421 20283 103,657 15743 115,245 19674

2 2504 MAHMUT DEMİRCİ 10A 3 9 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 7 20 2,00 110,727 20231 103,657 21844 110,794 12889 117,951 19076

3 2542 BATUHAN ŞATIR 10A 4 7 2,25 1 4 0,00 1 4 0,00 6 15 2,25 109,472 20467 115,715 20646 115,715 19562

4 312 YAVUZHAN K 10A 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 6 13 2,75 106,087 21020 101,128 22051 116,206 11198 97,952 22518

5 2505 YUSUF KÖZLEME 10A 1 7 -0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 3 -0,75 2 4 1,00 0 5 -1,25 4 20 -1,00 98,430 21998 99,049 17110 101,128 21904

6 2509 ONUR EMRE TEKİN 10A 2 6 0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 1 3 0,25 1 7 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 7 33 -1,25 95,737 22168 109,853 21256 98,735 22407

7 2528 MİRAÇ EREN TEMİZ 10A 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 8 -1,00 94,775 22774

8 2519 ENES YILDIZZ 10A 0 10 -2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 10 -1,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 5 37 -4,25 90,501 22584 73,031 23874

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 30 30 271 24105

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,44 11,60 6,54 3,02 4,74 1,83 2,28 3,73 1,34 1,11 1,73 0,68 2,47 1,57 2,08 4,77 6,61 3,12 1,40 4,50 0,27 1,29 2,82 0,58 1,99 2,68 1,32 27,77 39,98 17,76 161,260 187,730 144,970 162,980

Okul Ortalaması 3,33 12,33 0,25 1,80 4,23 0,74 1,23 3,80 0,28 0,43 1,77 -0,01 0,77 2,00 0,27 2,24 8,48 0,12 1,30 4,43 0,20 0,83 3,00 0,08 0,61 2,96 -0,13 12,54 43,00 1,80 113,680 124,630 111,280 102,280

SINIF: 10B

KATILIMLAR

1 2524 SEYİT YILM* 10B 6 7 4,25 2 5 0,75 1 0 1,00 4 1 3,75 13 13 9,75 130,615 15213 140,793 17214 123,834 9207 129,675 16512

2 2531 UMUTCAN YANIK 10B 5 7 3,25 5 1 4,75 1 1 0,75 1 8 -1,00 1 7 -0,75 0 1 -0,25 13 25 6,75 117,692 18644 157,637 14525 116,342 19458

3 2540 ÖMER ASAF AYAZLI 10B 4 16 0,00 5 5 3,75 1 9 -1,25 1 1 0,75 1 4 0,00 1 2 0,50 3 6 1,50 3 7 1,25 2 8 0,00 21 58 6,50 115,627 19137 120,657 20007 120,971 9862 103,187 21673

4 2539 ÖZKAN EFE YAŞAR 10B 4 21 -1,25 2 8 0,00 0 8 -2,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 6 20 1,00 1 7 -0,75 2 7 0,25 3 6 1,50 20 83 -0,75 98,807 21973 113,343 12033 97,638 22537

5 2522 SALİH  AKÇA 10B 3 13 -0,25 0 10 -2,50 0 7 -1,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 4 10 1,50 1 9 -1,25 2 7 0,25 0 1 -0,25 10 67 -6,75 89,225 22397 102,539 16214 107,795 20958

6 227 GÖRKEM KERİM KÖSE 10B 3 22 -2,50 2 7 0,25 3 6 1,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 5 24 -1,00 4 6 2,50 3 7 1,25 0 7 -1,75 21 87 -0,75 87,325 22658 105,736 14854 76,207 23751

7 2537 EREN YANIK 10B 4 25 -2,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 8 0,00 1 9 -1,25 4 6 2,50 1 9 -1,25 16 83 -4,75 84,305 23446

8 2521 EVREN KAH AOĞLU 10B 0 19 -4,75 3 5 1,75 0 8 -2,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 2 9 -0,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 1 5 -0,25 8 64 -8,00 65,267 24008

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 30 30 271 24105

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,44 11,60 6,54 3,02 4,74 1,83 2,28 3,73 1,34 1,11 1,73 0,68 2,47 1,57 2,08 4,77 6,61 3,12 1,40 4,50 0,27 1,29 2,82 0,58 1,99 2,68 1,32 27,77 39,98 17,76 161,260 187,730 144,970 162,980

Okul Ortalaması 3,33 12,33 0,25 1,80 4,23 0,74 1,23 3,80 0,28 0,43 1,77 -0,01 0,77 2,00 0,27 2,24 8,48 0,12 1,30 4,43 0,20 0,83 3,00 0,08 0,61 2,96 -0,13 12,54 43,00 1,80 113,680 124,630 111,280 102,280

SINIF: 10D

KATILIMLAR

1 2532 SEDAT AYDIN 10D 15 11 12,25 7 3 6,25 7 3 6,25 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 23 27,25 180,342 5866 287,163 1658 182,339 6789

2 212 KEMAL EREN KÜÇÜK 10D 7 8 5,00 6 4 5,00 3 3 2,25 1 1 0,75 4 1 3,75 21 17 16,75 146,397 11286 185,734 10086 123,834 9207 134,910 15254

3 199 YUSUF SAĞIR 10D 5 22 -0,50 4 6 2,50 3 7 1,25 1 2 0,50 2 3 1,25 15 40 5,00 131,462 18578 96,520 22633

4 233 BERAT DURDU 10D 3 20 -2,00 1 6 -0,50 0 10 -2,50 1 1 0,75 2 3 1,25 7 40 -3,00 86,050 23354

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



10E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

GİRESUN TİREBOLU Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK 30 30 271 24105

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 9,44 11,60 6,54 3,02 4,74 1,83 2,28 3,73 1,34 1,11 1,73 0,68 2,47 1,57 2,08 4,77 6,61 3,12 1,40 4,50 0,27 1,29 2,82 0,58 1,99 2,68 1,32 27,77 39,98 17,76 161,260 187,730 144,970 162,980

Okul Ortalaması 3,33 12,33 0,25 1,80 4,23 0,74 1,23 3,80 0,28 0,43 1,77 -0,01 0,77 2,00 0,27 2,24 8,48 0,12 1,30 4,43 0,20 0,83 3,00 0,08 0,61 2,96 -0,13 12,54 43,00 1,80 113,680 124,630 111,280 102,280

SINIF: 10E

KATILIMLAR

1 2505 KEREM SAKAL 10E 7 4 6,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 13 17 8,75 131,245 15030 153,008 15258 106,363 14615 141,890 13713

2 308 SONERKARAKOÇ 10E 3 3 2,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 6 6 4,50 114,017 19517 130,009 18757 115,715 19562

3 2534 SÜLEYMAN EKİZ 10E 2 6 0,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 4 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 6 21 0,75 105,240 21152 98,735 22251 106,990 14285 109,853 20579

4 5892 ARDA TONGAZ 10E 1 14 -2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 6 0,50 1 7 -0,75 3 3 2,25 2 2 1,50 13 42 2,50 102,180 21608 92,090 22548 122,559 9512 85,737 23372

5 0 AHMET ÖZTÜRK 10E 4 14 0,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 7 31 -0,75 98,265 22013 98,735 22251 100,324 21994

6 2515 BATUHAN KAYA 10E 3 13 -0,25 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 1 3 0,25 4 13 0,75 2 5 0,75 1 3 0,25 0 6 -1,50 12 54 -1,50 98,180 22025 102,069 16353 103,030 21697

7 2520 MEHMET ESAT KANBER 10E 1 13 -2,25 2 0 2,00 3 13 -0,25 97,011 22361 84,305 23446

8 2512 SERKAN YER İKAYA 10E 2 12 -1,00 1 6 -0,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 1 6 -0,50 7 33 -1,25 89,854 23180

9 5894 FAHRİCAN KARA 10E 1 13 -2,25 2 4 1,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 12 -1,00 1 5 -0,25 0 4 -1,00 2 3 1,25 9 48 -3,00 77,952 23703

10 2538 TÜMERMERTAY IN 10E 2 28 -5,00 4 6 2,50 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 6 24 0,00 2 8 0,00 0 10 -2,50 0 10 -2,50 17 103 -8,75 73,051 22790 65,110 24011
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11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

109,472 84,91
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  2542
BATUHAN ŞATIR 120 6 15 99 2 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20467.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 10 10 213 20467 % 84,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 7 19 2,25 % 8

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız  c b d AddB    A c A d        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız d Bec   b  d  ad Dc           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 7 13

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Geleneksel Türk tiyatrosunun doğuşunu ve gelişimini öğrenir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Cümle Türleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 4 10

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 93,49
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  2519
ENES YILDIZZ 120 5 37 78 -4 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 20 20 244 22536 % 93,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 10 20 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız  a b  b   d   a  e c   b   d a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Coğrafya-1 10 1 2 7 0,50 % 5

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız D e     b    bE    ca d   eC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız   b  d b   ca  d   e b   D a c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 4 6 -1,00 % 0

Kimya 10 1 2 7 0,50 % 5

Biyoloji 10 0 4 6 -1,00 % 0

TYT Fen 30 1 10 19 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız d  bb c    A  e   b d  a   e c

S D Y B%

Türkçe 30 0 10 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Anı türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 2 10

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 2 10

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 10 3

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 4 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 1 2 10

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 1 0 100

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 4 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 2 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

111,715 83,13
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  2513
ERAY KOÇ 120 10 27 83 3 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20039.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 8 8 208 20039 % 83,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız cbbD  c  daaC      A      dCab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 2 2 6 1,50 % 15

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 3 7 20 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız  a c      bEc   E   d  cb   A 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 5 23 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız D   e  c   a       c aD       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Fen 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız   e   e  c      a     d      B

S D Y B%

Türkçe 30 4 10 13

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Geleneksel Türk tiyatrosunun doğuşunu ve gelişimini öğrenir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Cümle Türleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 2 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 3 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 5 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

110,727 83,93
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  2504
MAHMUT DEMİRCİ 120 7 20 93 2 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(20231.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 9 9 211 20231 % 83,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 9 18 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız cadAa    E    aaaA     bd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 1 5 24 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız     c   b e               cdE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız       C                      E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 4 5 0,00 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız eded    C      c     b        

S D Y B%

Türkçe 30 3 9 10

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Anı türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 2 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 0 7

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 1 0 14

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 4 10

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 93,49
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  2528
MİRAÇ EREN TEMİZ 120 1 8 111 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 20 20 244 22536 % 93,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 3 27 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız ec                        e   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 3 26 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız    a    c      cE             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 2 8 -0,50 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız   b    c                      

S D Y B%

Türkçe 30 0 3 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Geleneksel Türk tiyatrosunun doğuşunu ve gelişimini öğrenir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Cümle Türleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 2 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 1 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 2 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

95,737 91,96
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  2509
ONUR EMRE TEKİN 120 7 33 80 -1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22168.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 18 18 241 22168 % 91,96

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız     aa   cB     c  e  b D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 4 12 14 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız  d b a c a  BE  abc a  D  becC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız    d b e A c   b  c  a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 3 7 -0,75 % 0

Kimya 10 0 3 7 -0,75 % 0

Biyoloji 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Fen 30 0 8 22 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız e  e  b   c  a   e  d   c     

S D Y B%

Türkçe 30 2 6 7

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 1 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Geleneksel Türk tiyatrosunun doğuşunu ve gelişimini öğrenir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Cümle Türleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 5 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 3 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 7 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 1 25

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 3 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 2 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 1 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

106,087 87,20
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  312
YAVUZHAN K 120 6 13 101 2 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21020.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 11 11 220 21020 % 87,20

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız abC bcb  c     b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 4 1,00 % 20

TYT Sosyal 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız        c           Ebcd   A   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız cdD                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 0 9 1,00 % 10

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Fen 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız    E                B         

S D Y B%

Türkçe 30 1 7 3

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Anı türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 0 10

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 3 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 0 10

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

98,430 91,26
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10A  -  2505
YUSUF KÖZLEME 120 4 20 96 -1 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21998.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 15 15 236 21998 % 91,26

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız abC bcb  c     b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 1 9 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız        c           Ebcd       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız cdD Ba e                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 5 5 -1,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 0 5 25 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız e b d b e                     

S D Y B%

Türkçe 30 1 7 3

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Anı türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 0 10

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 3 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 0 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 5 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 93,49
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10B  -  2537
EREN YANIK 120 16 83 21 -4 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 20 20 244 22536 % 93,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 25 1 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız bebeaceebacE AddacEbBecabcbbbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 26 0 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız aceaAdcecadbBEdaccedadCaaadecd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 8 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız bccaCbebcA                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 4 6 0 2,50 % 25

Biyoloji 10 1 9 0 -1,25 % 0

TYT Fen 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız edaaeDbdaeBEecbadcAEaceacedeDa

S D Y B%

Türkçe 30 4 25 13

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Geleneksel Türk tiyatrosunun doğuşunu ve gelişimini öğrenir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Cümle Türleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 9 10

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 8 7

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 3 25

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 4 6 40

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 1 9 10

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 4 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 1 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 93,49
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10B  -  2521
EVREN KAH AOĞLU 120 8 64 48 -8 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 20 20 244 22536 % 93,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 0 19 11 -4,75 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız ba ec e addba a a  ca ac b  ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 3 5 2 1,75 % 18

Coğrafya-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 4 21 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız ecA  EcDbadb ebacdc Ded aebacc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 9 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız  d  ad  E c   a     bea  D  e 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 0 5 5 -1,25 % 0

Biyoloji 10 1 5 4 -0,25 % 0

TYT Fen 30 2 15 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız ec E ac b   d  b cee bCd a a e

S D Y B%

Türkçe 30 0 19 0

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Anı türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 3 5 30

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 1 0 100

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 8 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 3 20

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 9 7

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 1 2 14

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 5 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 1 5 10

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 2 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 93,49
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10B  -  227
GÖRKEM KERİM KÖSE 120 21 87 12 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 20 20 244 22536 % 93,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 22 5 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız aaec cabDacebaddebacbBcAde    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 7 1 0,25 % 3

Coğrafya-1 10 3 6 1 1,50 % 15

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 6 21 3 0,75 % 3

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız c eABdcabe ADdbeacBaeaacdeAbd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 5 24 1 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız AdcbaCadbeDeDabadbbdacBcdadac 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 6 0 2,50 % 25

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 0 7 3 -1,75 % 0

TYT Fen 30 7 20 3 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız AaDEedabeEaeBbaDeDbcaebddac   

S D Y B%

Türkçe 30 3 22 10

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Anı türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 1 0 100

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 7 20

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 1 0 100

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 6 30

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 5 24 17

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 3 25

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 2 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 6 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 4 6 40

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 1 1 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 3 7 30

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 1 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 7 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 2 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

115,627 79,39
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10B  -  2540
ÖMER ASAF AYAZLI 120 21 58 41 6 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 6 6 195 19137 % 79,39

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 16 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız bdeabEacebdEbdcAeBdb          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 5 0 3,75 % 38

Coğrafya-1 10 1 9 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 8 19 3 3,25 % 11

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız dEacACAcEbeaebeBdaea d  DeEcbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 2 27 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız adB                           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 3 6 1 1,50 % 15

Kimya 10 3 7 0 1,25 % 13

Biyoloji 10 2 8 0 0,00 % 0

TYT Fen 30 8 21 1 2,75 % 9

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız cEbdaD EaeacaDDadBcabadeabdAeB

S D Y B%

Türkçe 30 4 16 13

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 1 0 100

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Geleneksel Türk tiyatrosunun doğuşunu ve gelişimini öğrenir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Cümle Türleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 5 50

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 1 0 100

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 9 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 2 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 3 6 30

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 3 7 30

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 8 20

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 1 3 25

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 1 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

98,807 91,16
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10B  -  2539
ÖZKAN EFE YAŞAR 120 20 83 17 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21973.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 14 14 234 21973 % 91,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 21 5 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız DeabeaeAdc Eb adaB eadac  beda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 0 8 2 -2,00 % 0

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

TYT Sosyal 30 4 22 4 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız dacDbdAcace cc ecbeae aDDeae b

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 20 4 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız cEabad AbAcDedeD aeaab Abb ebb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 2 7 1 0,25 % 3

Biyoloji 10 3 6 1 1,50 % 15

TYT Fen 30 6 20 4 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız Daeb ba dcacbD cecAabEcaEaa Da

S D Y B%

Türkçe 30 4 21 13

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 1 0 100

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Geleneksel Türk tiyatrosunun doğuşunu ve gelişimini öğrenir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Cümle Türleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 8 20

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 1 0 100

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 8 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 20 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 2 25

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 1 4 14

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 2 7 20

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 1 0 100

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 6 30

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 1 2 25

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 1 0 100



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

89,225 92,91
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10B  -  2522
SALİH  AKÇA 120 10 67 43 -6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 19 19 243 22397 % 92,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız eACbaddcdbedeb        E a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Coğrafya-1 10 0 7 3 -1,75 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0 -1,25 % 0

TYT Sosyal 30 0 27 3 -6,75 % 0

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız dceeebdbbbdccdb  b abbaceeacee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız aaBddAeAbAc dca               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 9 0 -1,25 % 0

Kimya 10 2 7 1 0,25 % 3

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 3 17 10 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız eaCbbebadbBaeD cdaebb         

S D Y B%

Türkçe 30 3 13 10

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Geleneksel Türk tiyatrosunun doğuşunu ve gelişimini öğrenir. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Cümle Türleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 0 10 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 7 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 10 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 2 2 50

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 9 10

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 2 7 20

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

130,615 63,11
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10B  -  2524
SEYİT YILM* 120 13 13 94 9 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 155 15213 % 63,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 6 7 17 4,25 % 14

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız eACbeE    dE Adce  A          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 5 3 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 1 0 9 1,00 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 3 5 22 1,75 % 6

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız dc acC  Ee       D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 1 5 3,75 % 38

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 1 25 3,75 % 13

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız DE     EaA                    

S D Y B%

Türkçe 30 6 7 20

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Geleneksel Türk tiyatrosunun doğuşunu ve gelişimini öğrenir. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Cümle Türleri 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 5 20

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 0 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 1 40

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 0 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

117,692 77,34
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10B  -  2531
UMUTCAN YANIK 120 13 25 82 6 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(18644.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 5 5 192 18644 % 77,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 8 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 7 18 3,25 % 11

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız EaCAcb cbdBAd                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 5 1 4 4,75 % 48

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 6 2 22 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız cEA BE  A Be                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız bdDcc  dcbe                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 0 1 9 -0,25 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 8 21 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız bBab beb a  a                 

S D Y B%

Türkçe 30 5 7 17

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Anı türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 1 0 100

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 5 1 50

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 1 0 100

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 1 10

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 8 3

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 3 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 1 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 93,49
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10D  -  233
BERAT DURDU 120 7 40 73 -3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 20 20 244 22536 % 93,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 20 7 -2,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız  d  acdb beabABcedcAecbaa  dc 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 0 10 0 -2,50 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 4 20 6 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız ab ccC c eebcdaabecaC d  CEcba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 3 20 10

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100

İsim Tamlamaları 1 1 0 100

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Geleneksel Türk tiyatrosunun doğuşunu ve gelişimini öğrenir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Cümle Türleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 6 10

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 10 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

146,397 46,82
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10D  -  212
KEMAL EREN KÜÇÜK 120 21 17 82 16 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(11286.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 2 2 111 11286 % 46,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 8 15 5,00 % 17

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız cDdbeACeeEd CE     A c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 6 4 0 5,00 % 50

Coğrafya-1 10 3 3 4 2,25 % 23

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 3 0,75 % 15

TYT Sosyal 30 10 8 12 8,00 % 27

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız DEAbBaacAC  DCcC b a      A d 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 4 1 5 3,75 % 38

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 4 1 25 3,75 % 13

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız A   C eD E                    

S D Y B%

Türkçe 30 7 8 23

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Anı türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 6 4 60

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 1 0 100

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 3 30

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 4 1 40

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya 10 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

180,342 24,34
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10D  -  2532
SEDAT AYDIN 120 33 23 64 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(5866.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 1 1 48 5866 % 24,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 15 11 4 12,25 % 41

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız cDdbeACeeEdACE E eaADc ABAcB B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Coğrafya-1 10 7 3 0 6,25 % 63

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 30 18 8 4 16,00 % 53

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız DEAbBaBcACBdDCcCBbBE  a  CACdB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız     c a                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 0 1 9 -0,25 % 0

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Fen 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız d                       c     

S D Y B%

Türkçe 30 15 11 50

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Anı türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 2 0 100

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 1 0 100

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 7 3 70

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 1 0 100

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 0 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 1 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 1 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 93,49
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10D  -  199
YUSUF SAĞIR 120 15 40 65 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 20 20 244 22536 % 93,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 4 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 5 22 3 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız cDdba Ccecd dcecbdcbadcAeAc eB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 3 7 0 1,25 % 13

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

TYT Sosyal 30 10 18 2 5,50 % 18

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız DaAbBbaDcecADbdaedaE eaE dAaEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 5 22 17

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Anı türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 1 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 1 0 100

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 1 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 1 0 100

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 1 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

98,265 91,32
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  0
AHMET ÖZTÜRK 120 7 31 82 -0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22013.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 16 16 238 22013 % 91,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 4 14 12 0,50 % 2

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız Dbda   A cea  c b Ee  acD bb c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 5 4 -0,25 % 0

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 3 15 12 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız B c bad a b c a c A d ec bEa e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 2 28 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız bb                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 4 14 13

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 1 0 100

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Geleneksel Türk tiyatrosunun doğuşunu ve gelişimini öğrenir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Cümle Türleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 5 10

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 3 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 0 2 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 0 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

102,180 89,64
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  5892
ARDA TONGAZ 120 13 42 65 2 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21608.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 13 13 231 21608 % 89,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 14 15 -2,50 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız Eaeccbd e    d  a    e  db a c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 3 -0,50 % 0

TYT Sosyal 30 4 10 16 1,50 % 5

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız b e cE   ad cCEa    D  c  c  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız    a    E a    e  b  b      Dc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 7 2 -0,75 % 0

Kimya 10 3 3 4 2,25 % 23

Biyoloji 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Fen 30 6 12 12 3,00 % 10

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız A  cbaceda  BE eb bB D E  c  c

S D Y B%

Türkçe 30 1 14 3

Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Anı türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 2 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 4 10

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 3 20

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

S D Y B%

Matematik-1 30 2 6 7

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 0 25

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 1 1 14

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 7 10

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 1 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 3 3 30

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 2 20

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 1 1 25



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

98,180 91,37
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  2515
BATUHAN KAYA 120 12 54 54 -1 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22025.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 17 17 239 22025 % 91,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 13 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız eca  b A c  b  Ae b d a D b da

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 6 4 -1,50 % 0

Coğrafya-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 2 14 14 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız c eac  b e  a d  c a E b d aAa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 4 13 13 0,75 % 3

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız a ce b d b D  B a D e b D aaca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 5 3 0,75 % 8

Kimya 10 1 3 6 0,25 % 3

Biyoloji 10 0 6 4 -1,50 % 0

TYT Fen 30 3 14 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız Da C ae ec b a D c  a ea d b a

S D Y B%

Türkçe 30 3 13 10

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Geleneksel Türk tiyatrosunun doğuşunu ve gelişimini öğrenir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Cümle Türleri 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 6 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 4 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 4 13 13

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 2 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 0 25

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 1 50

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 5 20

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 1 0 100

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 6 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 2 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 93,49
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  5894
FAHRİCAN KARA 120 9 48 63 -3 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 20 20 244 22536 % 93,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 13 16 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız b e c   ec d a c b  e a  d B e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 4 4 1,00 % 10

Coğrafya-1 10 1 4 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 3 11 16 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız a c BE c ad  b e a E c  b    d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız bd a d cb  b e B    c  e a c E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 5 4 -0,25 % 0

Kimya 10 0 4 6 -1,00 % 0

Biyoloji 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Fen 30 3 12 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız ce c a D a c d  e  c ea  D C e

S D Y B%

Türkçe 30 1 13 3

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Anı türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 4 20

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 12 7

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 3 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 1 3 14

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 10 1 5 10

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 10 0 4 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 1 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 3 20

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 1 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

131,245 62,35
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  2505
KEREM SAKAL 120 13 17 90 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(15030.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 3 3 154 15030 % 62,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 7 4 19 6,00 % 20

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız  D   A e    d  E  cA   A Ab  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 3 5 1,25 % 13

Coğrafya-1 10 0 2 8 -0,50 % 0

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

TYT Sosyal 30 4 9 17 1,75 % 6

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız D   B ae d c       b  CbdeAe  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 0 10 0,00 % 0

Biyoloji 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Fen 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız d    d  C              a D   e

S D Y B%

Türkçe 30 7 4 23

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Anı türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 1 0 100

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 1 0 100

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 2 3 20

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 0 2 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 0 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 2 10

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 2 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 93,49
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  2520
MEHMET ESAT KANBER 120 3 13 104 -0 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 20 20 244 22536 % 93,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 1 13 16 -2,25 % 0

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız acbecdaceb eCad               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 2 0 8 2,00 % 20

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 2 0 28 2,00 % 7

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız  E  B                         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 1 13 3

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Anı türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 1 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 10 2 0 20

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 93,49
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  2512
SERKAN YER İKAYA 120 7 33 80 -1 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 20 20 244 22536 % 93,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 12 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız  d e d  d e d   D  e  d aed dD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 6 3 -0,50 % 0

Coğrafya-1 10 0 5 5 -1,25 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 30 4 15 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız eddecd  E d e d a d eE D e dAd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 1 6 23 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız aEdeded                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 2 12 7

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Geleneksel Türk tiyatrosunun doğuşunu ve gelişimini öğrenir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Cümle Türleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 1 6 10

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 5 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 1 6 3

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 1 1 50

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 2 0

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 0 0

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

114,017 80,97
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  308
SONERKARAKOÇ 120 6 6 108 4 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(19517.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 7 7 199 19517 % 80,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız      c            e    A Ad  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Coğrafya-1 10 0 0 10 0,00 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

TYT Sosyal 30 3 3 24 2,25 % 8

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız    bB                 a   A Ee

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 30 0 0 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 30 3 3 10

Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Anı türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 1 0 50

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 1 1 10

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

105,240 87,75
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  2534
SÜLEYMAN EKİZ 120 6 21 93 0 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(21152.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 12 12 226 21152 % 87,75

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 6 22 0,50 % 2

Cevap Anahtarı B EDCADACDDEBACEBECABADBEABAEBDB

Cevaplarınız bDd    c b      e      b A    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 0 4 6 -1,00 % 0

Coğrafya-1 10 1 1 8 0,75 % 8

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

TYT Sosyal 30 1 7 22 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B DEAABEBDACBADCECBEBEDDCECCACEB

Cevaplarınız a  e   c b  D      c   b   e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 2 4 24 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B AADEBCCAECDADDCBBDDBEDBDCDADDE

Cevaplarınız    c    E c      D   a       d

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 1 2 7 0,50 % 5

Kimya 10 0 2 8 -0,50 % 0

Biyoloji 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Fen 30 1 4 25 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B ABDECCDDCEEABECDDDCBBDCEADECAB

Cevaplarınız b  b  D   a d                 

S D Y B%

Türkçe 30 2 6 7

Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Gezi yazısı türünü ve genel özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Anı türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 2 0 0 0

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 0 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 0 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 0 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 0 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0

İsim Tamlamaları 1 0 0 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 0 0 0

Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 0 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 10 0 4 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 0 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 0 1 0

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 0 0 0

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 10 1 1 10

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 0 0

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 30 2 4 7

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 1 0

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 1 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 0 25

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 0 0 0

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 0 1 0

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 10 1 2 10

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 1 0 50

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 0 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 10 0 2 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 0 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 0 0



11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK

0,000 93,49
%

GİRESUN / TİREBOLU
Tirebolu Şehit İsmail Kefal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10E  -  2538
TÜMERMERTAY IN 120 17 103 0 -8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(22536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 20 20 244 22536 % 93,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 10 30 30 271 24105

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 30 2 28 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı A DACDDEBACEBECABADBEABAEBDBACED

Cevaplarınız aebcecaebdecaedAaeaecbdecadCae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 10 4 6 0 2,50 % 25

Coğrafya-1 10 2 8 0 0,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0 0,00 % 0

TYT Sosyal 30 7 23 0 1,25 % 4

Cevap Anahtarı A BEBDACAAEDCEBECBEDABCECDDCEBAC

Cevaplarınız aEBeAeAccaeadEaaEacdeaeeaecaAe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 30 6 24 0 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DEBCCAAADADDCBBDCEDBDCDADDEBDE

Cevaplarınız eaaaeAdAadbcaeBDaaDaebaceaEabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 10 2 8 0 0,00 % 0

Kimya 10 0 10 0 -2,50 % 0

Biyoloji 10 0 10 0 -2,50 % 0

TYT Fen 30 2 28 0 -5,00 % 0

Cevap Anahtarı A DECCDDCEBABECDDDCBAECEADECBADB

Cevaplarınız adCbaedbcAedaebbdcdaeaebaeeeae

S D Y B%

Türkçe 30 2 28 7

Edebiyatın tarihle ilişkisini belirler. 1 0 1 0

Türk edebiyatını dönemlere ayırır. 1 0 1 0

Türkçenin tarihi gelişimini inceler. 1 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Halk hikâyesini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

"Dede Korkut Hikâyeleri"ni inceler ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Cenknameyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesneviyi tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Mesnevi türündeki önemli yazar ve eserleri tanır.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0

Fiilimsi (Eylemsi) 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. 1 0 1 0

Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0

İsim Tamlamaları 1 0 1 0

Destan türünün genel özelliklerini belirler. Dünya edebiyatından destana örnek verir. 1 1 0 100

Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0

Destan Dönemi Türk şiirini tanır ve türlerini açıklar. Halk şiirini tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. Dinî-Tasavvufi halk şiiri nazım şekillerini inceler. Âşık edebiyatı nazım şekillerini inceler.1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Servetifünun Dönemi roman yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi romanının özelliklerini bilir. Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0

Geleneksel Türk tiyatrosunun doğuşunu ve gelişimini öğrenir. 1 0 1 0

Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarını tanır. 1 0 1 0

Cümle Türleri 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 10 4 6 40

İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti   nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Beyliği   nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100

Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0

Osmanlı devlet idaresinin ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıflarının birlikteliğine dayalı yapısını analiz eder. 1 1 0 100

Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

İstanbul   un Fethi   nin sebeplerini, fetih sürecini ve fethin stratejik sonuçlarını kavrar. 1 1 0 100

Kanuni Dönemi   nden itibaren Osmanlı Devleti   nin siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı bakımından olgunluğa eriştiğini kavrar.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Osmanlı Devleti   nde merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 8 20

Dünya   nın tektonik oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.1 0 1 0

Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Türkiye   deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder. 1 1 0 100

İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 30 6 24 20

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. 2 0 2 0

n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0

n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 3 25

Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 4 0

Rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0

Bir karmaşık sayının a+ib (a,b 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100

İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 1 50

Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0

Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 1 0 1 0

Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 7 1 6 14

Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

S D Y B%

Fizik 10 2 8 20

Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 2 0 2 0

Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0

Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100

Deprem dalgasını tanımlar. 1 0 1 0

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100

Kimya 10 0 10 0

Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0

Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0

Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.1 0 1 0

Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 0 10 0

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0

Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 4 0 4 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 2 0 2 0

Biyolojik çeşitliliğin yaşam için önemini sorgular. 1 0 1 0
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